证券代码：000839  证券简称：中信国安   公告编号：2025-22

中信国安信息产业股份有限公司

关于拟出售参股公司部分股权的公告

特别提示：1、中信国安信息产业股份有限公司（以下

简称“公司”）拟通过集中竞价方式合计减持其持有的湖北

省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）

股份累计不超过 11,371,400股，占湖北广电总股本的 1.00%。

2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将

根据市场情况、湖北广电股价等情形决定是否实施，目前尚

未确定交易对手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、

交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、公司目前持有湖北广电 76,278,905股无限售条件流

通股，持股比例为 6.71%。根据公司经营发展需要，为盘活

存量资产，缓解流动性压力，公司拟通过集中竞价方式择机

出售所持湖北广电股票累计不超过 11,371,400 股（即减持

比例不超过 1.00%）。

公司第八届董事会第十三次会议以 7票同意、0票反对、

0 票弃权审议通过了《关于公司拟出售湖北广电股票的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会授权管理层办理本次交易相关事项。授权范围包

括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、

交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自湖北

广电披露股东减持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月

内。若本次减持期间，湖北广电发生派发红利、送红股、转

增股本、增发新股或配股等股本变动事项，则减持股份数进

行相应的调整。

2、由于证券市场股价波动无法预测，本次出售股票资

产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易

应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，

公司将另行召开股东会进行审议。

3、本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的名称：公司持有的湖北广电股票

2、标的数量：拟出售的股份总数不超过 11,371,400 股

3、标的权属：公司所持湖北广电股票处于质押状态，

除此之外没有对该项资产设定担保、抵押及其他限制转让的

情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其

他重大争议事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、出售方式：集中竞价方式

5、出售价格：根据减持时市场价格确定

6、出售时间：自湖北广电披露股东减持计划公告之日

起 15 个交易日之后 3 个月内

（二）湖北广电基本情况

1、公司名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2、注册资本：113,714.9495 万元人民币

3、法定代表人：曾文

4、成立日期：1991 年 2 月 5日

5、注册地址：武汉经济技术开发区工业区

6、股权结构：

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北广电前十名股东持股情

况：

股东名册 持股数量（股） 占总股本比例（%）

湖北省楚天数字电视有限公司 109,880,373 9.66

武汉广播电视台 92,085,999 8.10

湖北省楚天视讯网络有限公司 89,690,620 7.89

中信国安信息产业股份有限公司 76,278,905 6.71

湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 58,856,372 5.18

楚天襄阳有线电视股份有限公司 35,676,007 3.14

武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区

广播电视台）
17,361,165 1.53

武汉盘龙信息网络有限责任公司 16,872,376 1.48

武汉市新洲区融媒体中心 14,122,611 1.24

武汉有线广播电视网络有限 13,541,086 1.19

注：以上股东数据来源于湖北广电公告。

7、经营范围：许可项目:广播电视节目制作经营;广播

电视节目传送;广播电视传输设备制造;基础电信业务;电视

剧制作;第一类增值电信业务;呼叫中心;第二类增值电信业

务;互联网信息服务;电气安装服务;在线数据处理与交易处

理业务（经营类电子商务）;出版物批发。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:自有资

金投资的资产管理服务;广播电视设备制造（不含广播电视

传输设备）;5G通信技术服务;广告发布;广告制作;广告设计、

代理;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息

技术咨询服务;网络技术服务;互联网数据服务;数据处理服

务;工业互联网数据服务;卫星通信服务;商务代理代办服务;

个人互联网直播服务;安全技术防范系统设计施工服务;安

全系统监控服务;互联网安全服务;信息系统集成服务;人工

智能基础资源与技术平台;数字技术服务;信息安全设备制

造;信息安全设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;数

据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;

软件开发;软件销售;软件外包服务;技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;

机械设备研发;移动通信设备销售;移动通信设备制造;移动

终端设备制造;电子产品销售;互联网销售（除销售需要许可

的商品）;家用电器销售;食品销售（仅销售预包装食品）;

食品互联网销售（仅销售预包装食品）;日用百货销售;日用

品销售;物业管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;

数字创意产品展览展示服务;销售代理;市场营销策划;信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;以自有资金从事投

资活动。

8、财务数据：

湖北广电最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元

项目 2024年 12 月 31 日（经审

计）

2025年 3月 31日（未经

审计）

资产总额 1034417.08 1079082.91

负债总额 593437.14 649472.02

净资产 440126.28 429063.61

项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年1-3月（未经审计）

营业收入 159077.42 41544.24

营业利润 -81499.57 -11332.58

净利润 -79462.53 -11086.3

经营活动产生的现金流

量净额
2147.48 -4047.11

注：以上财务数据来源于湖北广电《2024 年年度报告》及《2025 年

一季度报告》。

9、经查询中国执行信息公开网，未发现湖北广电成为

失信被执行人的情况。

三、本次交易安排

1.出售方式及数量：拟采取集中竞价交易等合法方式出

售所持湖北广电股票不超过 11,371,400 股。

2.出售价格：根据减持时市场价格确定。

3.出售期限：自湖北广电披露股东减持计划公告之日起

15 个交易日之后 3 个月内。

4.授权事项：授权公司管理层及其授权人士根据证券市

场情况择机出售，授权范围包括但不限于出售时机、交易方

式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。

四、本次交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：本次交易是基于公司经营发展需要，

为盘活存量资产，缓解流动性压力而做出的整体安排。

2、交易目的及对公司的影响：上述交易的实施将有利

于回笼资金，缓解流动性压力，促进公司的持续发展，同时

将对公司当期利润产生影响。本次拟出售股票资产的具体收

益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计

准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计确认后的

最终数据为准。

五、风险提示

本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实

施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上

市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份》等有关法律、法规的规定执行减持计划。

六、备查文件目录

第八届董事会第十三次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 6月 7 日