证券代码：920002        证券简称：万达轴承        公告编号：2025-039

江苏万达特种轴承股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 17,005,691 股，占公司总股本 52.32%，可交

易时间为 2025 年 6 月 19 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序

号

股东姓名或名

称

是否为

控股股

东、实际

控制人

或其一

致行动

人

董事、监事、

高级管理人

员任职情况

本次解

限售原

因

本次解除限

售登记股票

数量

本次解

除限售

股数占

公司总

股本比

例

尚未解除

限售的股

票数量

1

如皋万达企业

管理合伙企业

（有限合伙）

是 否 E 7,110,240 21.88% 4,732,260

2 徐群生 是 董事长 A、E 363,752 1.12% 1,091,259

3 徐明 是 副董事长 A、E 320,224 0.99% 960,672

4 吉祝安 否
副董事长

（离任）
B、E 1,154,649 3.55% 0

5 陈宝国 否
董事、副总

经理
A、E 230,929 0.71% 692,790

6 吴来林 否

董事、财务

总监、董事

会秘书

A、E 230,929 0.71% 692,790

7 顾勤 否
董事、副总

经理
A、E 230,929 0.71% 692,790

8

如皋万力科创

发展合伙企业

（有限合伙）

否 否 E 566,002 1.74% 344,115

9 保永年 否 否 C 903,227 2.78% 0

10 沈长林 否 否 C 450,287 1.39% 0

11 沙爱华 否 否 C 450,287 1.39% 0

12 丁正琪 否 否 C 444,019 1.37% 0

13 蔡翔 否 否 C 436,385 1.34% 0

14 赵小林 否 监事会主席 A、E 85,513 0.26% 256,542

15 徐飞 是
董事、总经

理
A、E 65,516 0.20% 196,549

16 戴世忠 否 否 C 228,037 0.70% 0

17 朱晓宏 否 否 C 228,037 0.70% 0

18 傅恩庆 否 否 C 225,144 0.69% 0

19 周荣明 否 否 C 225,144 0.69% 0

20 詹红红 否 否 C 225,144 0.69% 0

21 杨欣立 否 否 C 221,287 0.68% 0

22 刘俊 否 否 C 220,643 0.68% 0

23 丁韦 否 否 C 220,322 0.68% 0

24 黄天芳 否 否 C 218,233 0.67% 0

25 徐佩兰 否 否 C 218,233 0.67% 0

26 杨小兵 否 监事 A、E 28,887 0.09% 86,662

27 曹宝荣 否 否 C 114,529 0.35% 0

28 储祝庆 否 否 C 114,529 0.35% 0

29 徐华 否 否 C 114,529 0.35% 0

30 陆建国 否 否 C 113,295 0.35% 0

31 刘晓娟 否 否 C 112,010 0.34% 0

32 李建明 否 否 C 111,688 0.34% 0

33 任洺 否 否 C 111,688 0.34% 0

34 吴晓丽 否 否 C 111,688 0.34% 0

35 夏素琴 否 否 C 111,366 0.34% 0

36 李玉明 否 否 C 110,885 0.34% 0

37 周滨华 否 否 C 110,885 0.34% 0

38 杨余志 否 否 C 110,402 0.34% 0

39 许应才 否 否 C 109,839 0.34% 0

40 尤竹茂 否 否 C 109,759 0.34% 0

41 许波 否 否 C 54,518 0.17% 0

42 苏亚兰 否 否 C 54,518 0.17% 0

43 何敏 否 否 C 2,042 0.01% 0

44 贾平 否 否 E 2,042 0.01% 0

45 彭卫华 否 否 C 2,042 0.01% 0

46 胡胜军 否 否 C 2,042 0.01% 0

47 蔡小建 否 否 C 2,042 0.01% 0

48 王成 否 否 C 2,042 0.01% 0

49 徐志祥 否 否 C 2,042 0.01% 0

50 徐伟 否 否 C 1,531 0.00% 0

51 石海东 否 否 C 1,531 0.00% 0

52 丁彬 否 否 C 1,531 0.00% 0

53 徐海莲 否 否 C 1,531 0.00% 0

54 王勇 否 否 C 1,531 0.00% 0

55 陈建 否 否 C 1,531 0.00% 0

56 刘鹏鹏 否 否 C 1,021 0.00% 0

57 金海巍 否 否 C 1,021 0.00% 0

58 时银飞 否 否 C 1,021 0.00% 0

59 冒军 否 否 C 1,021 0.00% 0

合计 — 17,005,691 52.32% 9,746,429

注：解除限售原因：
A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售

B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售

C 自愿限售解除限售

D 限制性股票解除限售

E 公开发行前特定主体股票解除限售上市

F 参与战略配售取得股票解除限售上市

G 其他（说明具体原因）

自愿限售解除情况说明

公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所上市。本次公开发行前，公司控

股股东、实际控制人及其近亲属、实际控制人控制的其他企业、持有公司股份的

董事、监事、高级管理人员根据相关法律、法规的规定，承诺自公开发行并上市

之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理；公司全体非法定限售股东签署

《自愿限售承诺书》，承诺自公司于北京证券交易所上市之日起至上市后 1 年届

满之时为止期间，不会以任何方式转让、赠予或处置所持万达轴承股票，不会在

本人所持万达轴承股票上设置质押担保或其他权利负担。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《招股说

明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至目前，上述自愿限售期限已届满，符合其所持股份全部解除限售条件。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 22,755,691 70.01%

有限售条件的

股份

1、高管股份 4,670,054 14.37%

2、个人或基金 0 0.00%

3、其他法人 5,076,375 15.62%

4、限制性股票 0 0%

5、其他 0 0%

有限售条件股份合计 9,746,429 29.99%

总股本 32,502,120 100%

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形

（三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益

行为的情况

（四）在本次解除限售的股票中，存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的限

售股份

公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所上市。本次公开发行前，公司控

股股东、实际控制人及其近亲属、实际控制人控制的其他企业、持有公司股份的

董事、监事、高级管理人员根据相关法律、法规的规定，承诺自公开发行并上市

之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理；公司全体非法定限售股东签署

《自愿限售承诺书》，承诺自公司于北京证券交易所上市之日起至上市后 1 年届

满之时为止期间，不会以任何方式转让、赠予或处置所持万达轴承股票，不会在

本人所持万达轴承股票上设置质押担保或其他权利负担。

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《招股说

明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至目前，上述自愿限售期限已届满，符合其所持股份全部解除限售条件。

（五）其他说明事项

本次解除限售的股东属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等规定的减持预披露主体，若后

续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《中国结算关于发布解除限售公告的通知》

2、《江苏万达特种轴承股份有限公司股份解除限售登记申请表》

3、《江苏万达特种轴承股份有限公司解除限售变更登记申报明细清单》

4、《江苏万达特种轴承股份有限公司股份解除限售申请书》

5、《江苏万达特种轴承股份有限公司股东名册》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025年 6月 13日  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