证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

部分董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份

有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-007）。董事

蒋海龙持有公司股份 732,201 股，占公司总股本的比例为 0.122%；董事朱晓明

持有公司股份 763,218 股，占公司总股本的比例为 0.127%；董事兼副总经理罗

喜悦持有公司股份 732,269 股，占公司总股本的比例为 0.122%；监事陈艳秋持

有公司股份 183,051 股，占公司总股本的比例为 0.030%；监事朱鹏飞持有公司

股份 183,067 股，占公司总股本的比例为 0.030%；副总经理向卫兵持有公司股

份 368,134 股，占公司总股本的比例为 0.061%；财务负责人崔鹏持有公司股份

173,051 股，占公司总股本的比例为 0.029%；董事会秘书郭沁持有公司股份

441,679 股，占公司总股本的比例为 0.074%。

 集中竞价减持计划的实施结果情况

2025 年 6 月 20 日，公司收到董事蒋海龙、董事朱晓明、董事兼副总经理罗

喜悦、监事陈艳秋、监事朱鹏飞、副总经理向卫兵、财务负责人崔鹏、董事会秘

书郭沁发来的《关于减持结果的告知函》。截至 2025 年 6 月 20 日，董事蒋海龙

已通过集中竞价方式累计减持 180,000 股，占公司总股本的 0.030%；董事朱晓

明已通过集中竞价方式累计减持 150,000 股，占公司总股本的 0.025%；董事兼

副总经理罗喜悦已通过集中竞价方式累计减持 183,000 股，占公司总股本的

0.030%；监事陈艳秋已通过集中竞价方式累计减持 45,700 股，占公司总股本的

2

0.008%；监事朱鹏飞已通过集中竞价方式累计减持 45,700 股，占公司总股本的

0.008%；副总经理向卫兵已通过集中竞价方式累计减持 92,000 股，占公司总股

本的 0.015%；财务负责人崔鹏已通过集中竞价方式累计减持 43,200 股，占公司

总股本的 0.007%；董事会秘书郭沁已通过集中竞价方式累计减持 110,000 股，

占公司总股本的 0.018%。

截至本公告披露日，本次减持计划减持期间已经届满，董事蒋海龙、董事朱

晓明、董事兼副总经理罗喜悦、监事陈艳秋、监事朱鹏飞、副总经理向卫兵、财

务负责人崔鹏、董事会秘书郭沁的减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 蒋海龙

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 732,201股

持股比例 0.122%

当前持股股份来源 其他方式取得：732,201股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 朱晓明

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 763,218股

持股比例 0.127%

当前持股股份来源 其他方式取得：763,218股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 罗喜悦

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 732,269股

持股比例 0.122%

当前持股股份来源 其他方式取得：732,269股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 陈艳秋

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 183,051股

持股比例 0.030%

当前持股股份来源 其他方式取得：183,051股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 朱鹏飞

股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 183,067股

持股比例 0.030%

当前持股股份来源 其他方式取得：183,067股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 向卫兵

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 368,134股

持股比例 0.061%

当前持股股份来源 其他方式取得：368,134股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 崔鹏

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 173,051股

持股比例 0.029%

当前持股股份来源 其他方式取得：173,051股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）解

散清算后，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得

股份。

股东名称 郭沁

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 √是 □否

其他：无

持股数量 441,679股

持股比例 0.074%

当前持股股份来源
集中竞价交易取得：58,400股

其他方式取得：383,279股

注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贞解散清算后，通过中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得股份；以及郭沁通过参与 2023

年度权益分派资本公积金转增股本获得的公司股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 蒋海龙

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 180,000股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，180,000 股

减持价格区间 7.96～8.46元/股

减持总金额 1,519,900元

减持完成情况 未完成：3,000 股

减持比例 0.030%

原计划减持比例 不超过：0.030%

当前持股数量 552,201股

当前持股比例 0.092%

股东名称 朱晓明

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 150,000股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，150,000 股

减持价格区间 9.00～9.72元/股

减持总金额 1,418,481元

减持完成情况 未完成：40,800 股

减持比例 0.025%

原计划减持比例 不超过：0.032%

当前持股数量 613,218股

当前持股比例 0.102%

股东名称 罗喜悦

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 183,000股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，183,000 股

减持价格区间 6.71～6.71元/股

减持总金额 1,227,930元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.030%

原计划减持比例 不超过：0.030%

7

当前持股数量 549,269股

当前持股比例 0.091%

股东名称 陈艳秋

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 45,700股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，45,700 股

减持价格区间 10.20～11.05元/股

减持总金额 476,385元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.008%

原计划减持比例 不超过：0.008%

当前持股数量 137,351股

当前持股比例 0.023%

股东名称 朱鹏飞

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 45,700股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，45,700 股

减持价格区间 7.69～9.90元/股

减持总金额 395,633元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.008%

原计划减持比例 不超过：0.008%

当前持股数量 137,367股

当前持股比例 0.023%

8

股东名称 向卫兵

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 92,000股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，92,000 股

减持价格区间 6.72～9.70元/股

减持总金额 699,180元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.015%

原计划减持比例 不超过：0.015%

当前持股数量 276,134股

当前持股比例 0.046%

股东名称 崔鹏

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 43,200股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，43,200 股

减持价格区间 6.71～6.71元/股

减持总金额 289,872元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.007%

原计划减持比例 不超过：0.007%

当前持股数量 129,851股

当前持股比例 0.022%

股东名称 郭沁

减持计划首次披露日期 2025 年 2 月 28 日

减持数量 110,000,股

减持期间 2025 年 3 月 21 日～2025 年 6 月 20 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，110,000 股

减持价格区间 6.31～6.31元/股

减持总金额 694,199元

减持完成情况 未完成：400 股

减持比例 0.018%

原计划减持比例 不超过：0.018%

当前持股数量 331,679股

当前持股比例 0.055%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

本次减持计划未承诺最低减持数量（比例）。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日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