证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-059

兴通海运股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。根据《上市公司收购管理办

法》，股东山东日盈投资有限公司（以下简称“日盈投资”）、陈庆洪先生和雄

安和海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和海创投”）为一致行动人，

本次权益变动后，其合计拥有权益的股份数量为 32,499,900股，占兴通海运股份

有限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为 10.00%。

 本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股

东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2025 年 8月 1日，公司收到信息披露义务人日盈投资出具的《兴通海运股

份有限公司简式权益变动报告书》。现将有关权益变动情况公告如下：

（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、信息披露义务人：日盈投资

公司名称 山东日盈投资有限公司

注册地址 枣庄市滕州市学院路东首1289号

注册资本 6,000万元

法定代表人 陈庆洪

统一社会信用代码 91370481MA3T6J1P4N

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营期限 2020年6月2日至无固定期限

主要经营范围

以自有资金从事投资活动；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业总

部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东 山东滕州广诚投资有限公司（100.0000%）

2、日盈投资一致行动人一：陈庆洪先生

姓名 陈庆洪

性别 男

国籍 中国

身份证号 350322******

住所 山东省枣庄市滕州市******

通讯地址 山东省枣庄市滕州市******

通讯方式 1358******

是否取得其他国家

或地区居留权
否

3、日盈投资一致行动人二：和海创投

公司名称 雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址 河北省雄安新区容城县容东片区金湖东路90号融智港二区3号楼1-103

注册资本 15,534.9万元

执行事务合伙人 吴志扬

统一社会信用代码 91350505MA31UHYQ2U

企业类型 有限合伙企业

经营期限 2018年6月29日至2068年6月28日

主要经营范围
一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）

。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要合伙人

朱志聪（27.3149%），吴志扬（23.8424%），陈庆洪（13.1945%），

肖月清（11.3425%），张燕燕（10.8797%），刘荣喜（9.2592%），朱

德洪（4.1667%）

（二）本次权益变动具体情况

股东名称 变动方式 变动期间 减持数量（股） 变动比例（%）

日盈投资 大宗交易 2025年 8月 1日 3,094,100 0.95

合计 3,094,100 0.95

根据公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《兴通海运股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：

2025-057），和海创投股东因个人资金需求，拟通过大宗交易或其他上海证券交

易所认可的合法方式减持公司股份，合计不超过 6,500,000 股，不超过公司总股

本的 2.00%；陈庆洪先生因个人资金需要，拟通过集中竞价或其他上海证券交易

所认可的合法方式减持公司股份 73,640股，占公司总股本的 0.02%；陈庆洪先生

实际控制的企业日盈投资拟通过大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方

式减持公司股份不超过 4,984,000股，不超过公司总股本的 1.53%。

日盈投资于2025年8月1日通过大宗交易方式合计减持公司股份3,094,100股，

占公司总股本的0.95%。日盈投资持有公司股份数量由4,984,000股变动至1,889,900

股，占公司总股本的比例由 1.53%减少至 0.58%。

（三）本次权益变动前后持有的股份数量及比例

股东 股份性质

本次权益变动前持有公司股份 本次权益变动后持有公司股份

股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）

和海创

投

无限售条

件流通股
30,240,000 9.30 30,240,000 9.30

日盈投

资

无限售条

件流通股
4,984,000 1.53 1,889,900 0.58

陈庆洪
无限售条

件流通股
370,000 0.11 370,000 0.11

合计 35,594,000 10.95 32,499,900 10.00

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系股东的正常减持行为，不涉及公司控股股东、实际控制

人变化，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

2、本次权益变动为履行此前已披露的减持股份计划，具体内容详见公司于

2025年 7月 10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通

海运股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2025-057）。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，

本次权益变动涉及信息披露义务人及其一致行动人披露《简式权益变动报告书》，

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《兴通海运股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规和规范性文件及相

关监管要求实施减持，并按照相关要求及时告知公司对减持计划的实施进展情况，

公司及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年 8月 2日