证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-043

国科天成科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行

战略配售股份上市流通的提示性公告

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为国科天成科技股份有限公司（以下

简称“公司”）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略

配售股份；

2、本次上市流通的限售股份数量为 8,328.1808 万股，占公司总

股本的 46.42%。解除限售的股东数量为 43个，限售期为自公司股票

首次公开发行并上市之日起 12 个月；

3、本次限售股上市流通日为 2025 年 8 月 21 日（星期四）。

一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号）

同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股，

并于 2024 年 8月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开

发行前，公司总股本为 13,456.9431 万股，首次公开发行股票完成后，

公司总股本为 17,942.5908 万股，其中无限售条件流通股为

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3,408.9997 万股，占发行后总股本的 19.00%，有限售条件流通股为

14,533.5911 万股，占发行后总股本的比例为 81.00%。

2025 年 2 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市

流通，股份数量 179.5185 万股，占公司总股本的 1.00%。具体内容

详 见 公 司 于 2025 年 2 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司股份总额为 179,425,908 股，尚未解除

限售的股份数量为 143,540,726 股。

自公司首次公开发行股份上市日至本公告披露日，未发生因股份

增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公

司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公

告书》等文件，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上

市流通作出的有关承诺如下：

（一）本次发行前股东所持股份的股份流通限制的承诺

1、持有发行人股份的董事、高级管理人员承诺

担任发行人董事职务的股东王玥、担任发行人高级管理人员职务

的股东王启林承诺：

“自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个

月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开

发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人

首次公开发行股票前已发行的股份。同时，本人将主动向发行人申报

本人间接持有的发行人股份及其变动情况。

发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价

均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价（如该日不

是交易日，则为该日后第一个交易日）低于本次发行的发行价（如发

行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价按照

深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），本人间接持有的发

行人股份的锁定期限自动延长 6个月。

上述锁定期限届满后，本人间接持有的发行人股票的锁定期限将

按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关

规定执行。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、证券

交易所对本人间接持有的发行人股份的锁定期限另有要求的，则本人

将按相关要求执行”。

2、申报前 12 个月新增股东青岛比特丰泽股权投资合伙企业（有

限合伙）、西藏恒瑞投资管理有限公司承诺

“自本企业取得发行人股份之日起 36 个月内，本企业不转让或

者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的

股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人首次公开发行股票前已

发行的股份。

若违反上述承诺，本企业将承担相应法律后果”。

3、北京空应科技发展有限公司、青岛大数成长股权投资合伙企

业（有限合伙）、达孜星麟企业管理合伙企业（有限合伙）、聚赢咸

宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海宏时睿成企业管理合伙

企业（有限合伙）、宁波德旗泽鼎投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴

连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛大数领跃股权投资合

伙企业（有限合伙）、天津朗信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、

珠海智伟合创二期股权投资基金（有限合伙）、宁波高灵股权投资合

伙企业（有限合伙）、北京乐和世纪科技有限公司 、宁波梅山保税

港区华臻股权投资合伙企业（有限合伙）、西安福纳斯信息科技有限

公司、常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州清科易聚

投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区核二创业投资合

伙企业（有限合伙）、南阳中关村协同创新创业资产管理中心（有限

合伙）、马静芬、北京中关村开放基金管理中心（有限合伙）、国铁

天成（青岛）股权投资企业（有限合伙）、田芳、清科乐信（厦门）

股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波清科乐灏投资管理合伙企业（有

限合伙）、苏州智朗广成创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税

港区华翊股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华翰裕

源股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳图灵创业投资企业（有限合

伙）、郑晓明、钱一雄、姜东成、邹翔、黄晨农、朱建、王阳、王克

震等股东承诺：

“自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个

月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行

人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本企

业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

若违反上述承诺，本企业将承担相应法律后果”。

4、国泰君安君享创业板国科天成 1 号战略配售集合资产管理计

划：

君享 1 号资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本

次公开发行的股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市之

日起开始计算。限售期届满后，君享 1 号资管计划对获配股份的减

持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

5、中国保险投资基金（有限合伙）、南方工业资产管理有限责

任公司、北京京国盛投资基金（有限合伙）、联通创新创业投资有限

公司承诺：

“本基金承诺获得本次战略配售股股票的限售期为十二个月，限

售期自本次公开发行的证券上市之日起计算。本基金在限售期内不会

通过任何形式转让或发行人回购该部分股份;委托他人管理该部分股

份，也不由发行人回购该部分股份；限售期届满后，本基金获得本次

战略配售股票的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易

所关于股份减持的有关规定”。

（二）股东持股及减持意向承诺

1、北京空应科技发展有限公司、青岛大数领跃股权投资合伙企

业（有限合伙）、青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）、比

特丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

“锁定期限届满后两年内，在符合法律法规及相关规定的前提下，

本企业将根据发行人经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析

决定减持数量，减持价格将不低于发行人本次发行的发行价（如发行

人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价按照深

圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）。

锁定期限届满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守相关法律法

规、中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定。

在实施减持时，本企业将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行

相关法律法规要求的公告程序前不减持所持发行人股份。

发行人上市后，本企业减持发行人股票且本企业减持后仍持有发

行人 5%以上股份时，本企业将提前三个交易日予以公告。

如违反上述承诺，本企业将承担相应法律后果，赔偿因未履行承

诺给发行人或投资者带来的损失”。

2、持有公司股份的董事、高级管理人员承诺

担任发行人董事职务的股东王玥、担任发行人高级管理人员职务

的股东王启林承诺：

“上述锁定期限届满后两年内，在符合法律法规及相关规定的前

提下，本人减持价格不低于发行价。

上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人

员的任职期间，本人每年转让的股份不超过本人间接持有发行人股份

总数的 25%，离职后半年内不转让或者委托他人管理本人间接所持有

的发行人股份。

上述锁定期限届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守相关法律

法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规

定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定减

持计划，在锁定期限届满后逐步减持。在实施减持时，本人将按照相

关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前

不减持发行人股份。

本人的上述承诺不因本人职务变更、离职而改变或无效。如违反

上述承诺，本人将承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺给发行人或

投资者带来的损失”。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述

承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未

对其提供违规担保。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵

守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 8 月 21 日（星

期四）；

2、本次解除限售股东共计 43 个；

3、本次解除限售股份数量为 8,328.18 万股，占发行后总股本

的比例为 46.42%；

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号 股东名称
限售股份数量

（股）

占总股本

比例

本次申请解除限

售数量（股）

剩余限售

股数量

（股）

1 空应科技 15,635,491 8.71% 15,635,491 0

2 大数成长 7,500,000 4.18% 7,500,000 0

3 达孜星麟 5,308,341 2.96% 5,308,341 0

4 聚赢投资 3,860,599 2.15% 3,860,599 0

5 恒瑞投资 3,767,944 2.10% 3,767,944 0

6 宏时睿成 3,750,000 2.09% 3,750,000 0

7 德旗泽鼎 3,348,485 1.87% 3,348,485 0

8 连界投资 3,309,095 1.84% 3,309,095 0

9 大数领跃 2,960,550 1.65% 2,960,550 0

10 朗信咨询 2,960,550 1.65% 2,960,550 0

11 智伟合创 2,954,552 1.65% 2,954,552 0

12 比特丰泽 2,691,388 1.50% 2,691,388 0

13 高灵投资 2,250,000 1.25% 2,250,000 0

14 乐和世纪 1,969,701 1.10% 1,969,701 0

15 华臻投资 1,536,366 0.86% 1,536,366 0

16 福纳斯 1,103,032 0.61% 1,103,032 0

17 海创创投 984,851 0.55% 984,851 0

18 清科易聚 984,851 0.55% 984,851 0

19 核二投资 984,851 0.55% 984,851 0

20
中关村协

同
882,421 0.49% 882,421 0

21 马静芬 750,000 0.42% 750,000 0

22
中关村开

放
551,516 0.31% 551,516 0

23 国铁天成 551,516 0.31% 551,516 0

24 田芳 504,248 0.28% 504,248 0

25 清科乐信 492,425 0.27% 492,425 0

26 清科乐灏 492,425 0.27% 492,425 0

27 智朗广成 482,581 0.27% 482,581 0

28 华翊投资 393,945 0.22% 393,945 0

29 华翰裕源 236,362 0.13% 236,362 0

30 图灵创投 225,000 0.13% 225,000 0

31 郑晓明 225,000 0.13% 225,000 0

32 钱一雄 196,972 0.11% 196,972 0

33 姜东成 110,303 0.06% 110,303 0

34 邹翔 75,000 0.04% 75,000 0

35 黄晨农 75,000 0.04% 75,000 0

36 朱建 75,000 0.04% 75,000 0

37 王阳 75,000 0.04% 75,000 0

38 王克震 55,152 0.03% 55,152 0

39
君享 1 号

资管计划
3,052,064 1.70% 3,052,064 0

40
中保投基

金 1 2,367,692 1.32% 2,367,692 0

41 南方资产 1,479,808 0.82% 1,479,808 0

42
京国盛基

金
1,331,827 0.74% 1,331,827 0

43 联通创投 739,904 0.41% 739,904 0

注 1：中保投基金通过两个股票账户持有公司股票，合并计算后，本次解除

限售股份的股东共计 43 个；

注 2：公司董事王玥先生通过嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份、高级管理人员王启林先生通过北京科创天成企业管理中心

（有限合伙）间接持有公司股份，根据相关承诺，其在公司担任董事、监事、高

级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25%。本

次解除限售股份的股东中，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职

未满半年的情形。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在

定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、股权结构变动表

公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售

股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质

本次变动前 本次变动 本次变动后

数量（股） 比例（％） 增加 减少 数量（股） 比例（%）

一、有限售条

件股份
143,540,726 80 - 83,281,808 60,258,918 33.58%

首发后限售股 - - - - -

首发前限售股 134,569,431 75 - 74,310,513 60,258,918 33.58%

首发后可出借

限售股
8,971,295 5 - 8,971,295 - 0.00%

二、无限售条

件股份
35,885,182 20 83,281,808 - 119,166,99 66.42%

总计 179,425,908 100 - - 179,425,908 100.00%

注：根据《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法(试行)(2023 年修订)》，

首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上

市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定

的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了

其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相

关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份及首

次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份解除限售申请表；

3、股本结构表和限售股份明细数据表；

4、保荐人的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 8月 19 日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