证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-038

国邦医药集团股份有限公司

关于公司股东协议转让股份引入战略投资者暨权益

变动的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 基于公司战略发展需要，引入看好公司价值和看好公司未来发展的战略

投资者，共同推动医药产业的创新发展，国邦医药集团股份有限公司（以下简称

“公司”、“目标公司”、“国邦医药”）持股 5%以上股东潍坊仕琦汇股权投资合

伙企业（有限合伙）（以下简称“仕琦汇” 、“转让方 1”）、潍坊洪德辉股权投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪德辉”、“转让方 2”）及绍兴世庆德企业管理

咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“世庆德”、“转让方 3”）于 2025年 8月 20

日与浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国有运营公司”、“受让方”）签署

了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），仕琦汇、洪德辉及世庆德拟通过协

议转让的方式向国有运营公司转让其首次公开发行股票前持有的公司股份

38,306,303股，占公司总股本的比例为 6.85%。本次权益变动后，仕琦汇、洪德

辉及世庆德合计持有公司股份 27,411,021股，占公司总股本 4.91%；国有运营公

司持有公司股份 38,306,303股，占公司总股本的比例为 6.85%。

 本次股权转让完成后，国有运营公司拟支持公司在医药领域的全面发展，

在产业链协同、新业务培育、资本运作等领域积极开展战略合作，协同公司进一

步做大做强。在符合国有运营公司投资标准和要求的前提下，国有运营公司重点

支持公司主营业务相关领域的投入，双方拟在未来的合作过程中加强人员交流，

在投资项目研判、新技术论证、场景应用、智库咨询等方面开展协同赋能。具体

合作内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，尚需双方根据实际情况

共同协商确定后另行签署合作协议，存在不确定性。公司将根据规则要求及相关

进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

 本次协议转让事项的受让方国有运营公司承诺在转让完成后的 6个月内

不减持本次交易所受让的公司股份。

 本次权益变动属于股份协议转让，不涉及要约收购，不会导致公司控股

股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

 本次协议转让事项尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终实施结果尚存在

不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让概述

（一）本次协议转让的基本情况

1、本次协议转让情况

转让方 1名称 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙）

受让方 1名称 浙江省国有资本运营有限公司

转让股份数量（股） 27,445,600

转让股份比例（%） 4.91

转让价格（元/股） 20.66

协议转让对价 567,026,096.00 元

价款支付方式

本次协议转让价款支付方式是否相同 ☑是 □否

□全额一次付清

☑分期付款，具体为：详见本公告第三部分“股份转

让协议的主要内容”

□其他：_____________

资金来源

☑自有资金 □自筹资金

□涉及金融机构或其他主体借款，借款期限：

_____________，偿还安排：_____________

转让方 1和受让方 1之间

的关系

是否存在关联关系

□是 具体关系：__________

否

是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系

□是 具体关系：__________

否

存在其他关系：无

转让方 2名称 潍坊洪德辉股权投资合伙企业（有限合伙）

受让方 1名称 浙江省国有资本运营有限公司

转让股份数量（股） 10,227,103

转让股份比例（%） 1.83

转让价格（元/股） 20.66

协议转让对价 211,291,947.98 元

价款支付方式

本次协议转让价款支付方式是否相同 ☑是 □否

□全额一次付清

☑分期付款，具体为：详见本公告第三部分“股份转

让协议的主要内容”

□其他：_____________

资金来源

☑自有资金 □自筹资金

□涉及金融机构或其他主体借款，借款期限：

_____________，偿还安排：_____________

转让方 2 和受让方 1 之间

的关系

是否存在关联关系

□是 具体关系：__________

否

是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系

□是 具体关系：__________

否

存在其他关系：无

转让方 3名称 绍兴世庆德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

受让方 1名称 浙江省国有资本运营有限公司

转让股份数量（股） 633,600

转让股份比例（%） 0.11

转让价格（元/股） 20.66

协议转让对价 13,090,176.00 元

价款支付方式

本次协议转让价款支付方式是否相同 ☑是 □否

□全额一次付清

☑分期付款，具体为：详见本公告第三部分“股份转

让协议的主要内容”

□其他：_____________

资金来源

☑自有资金 □自筹资金

□涉及金融机构或其他主体借款，借款期限：

_____________，偿还安排：_____________

转让方 3 和受让方 1 之间

的关系

是否存在关联关系

□是 具体关系：__________

否

是否存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系

□是 具体关系：__________

否

存在其他关系：无

2、本次协议转让前后各方持股情况

股东名称

本次转让前 本次变动 本次转让后

转让前持股

数量（股）

转 让 前

持 股 比

例（%）

转让股份数

量（股）

转让股

份比例

（%）

转让后持股

数量（股）

转 让

后 持

股 比

例（%）

仕琦汇 50,021,196 8.95 27,445,600 4.91 22,575,596 4.04

洪德辉 14,668,653 2.62 10,227,103 1.83 4,441,550 0.79

世庆德 1,027,475 0.18 633,600 0.11 393,875 0.07

国有运营

公司
0 0.00 38,306,303 6.85 38,306,303 6.85

（二）本次协议转让的交易背景和目的。

本次协议转让系转让方基于自身规划安排以及支持上市公司优化股权结构、

引入认可公司价值和看好未来发展的战略投资者、推动上市公司战略发展，受让

方国有运营公司基于对公司长期投资价值的认可而发生的股份变动。

（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。

本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

二、协议转让双方情况介绍

（一）转让方基本情况

转让方 1名称 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙）

转让方性质

控股股东/实控人 □是 □否

控股股东/实控人的一致行动人 □是 □否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 □否

其他持股股东 □是 □否

统一社会信用代码 91370700MA3Q65M962

法定代表人/执行事务

合伙人
廖仕学

成立日期 2019-07-10

注册资本/出资额 32,999.89 万元

实缴资本 32,999.89 万元

注册地址
山东省潍坊市滨海区观海路 00266 号滨海资本管理

中心 5 号楼 102 室

主要办公地址 山东潍坊市滨海区香江西一街 02131 号

主要股东/实际控制人 廖仕学 33.0028%，竺亚庆 11.9635%，龚裕达 9.2027%

主营业务 股权投资

转让方 2名称 潍坊洪德辉股权投资合伙企业（有限合伙）

转让方性质

控股股东/实控人 □是 □否

控股股东/实控人的一致行动人 □是 □否

直接持股 5%以上股东 □是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 □否

其他持股股东 √是 □否

统一社会信用代码 91370700MA3Q65GR53

法定代表人/执行事务

合伙人
梁永江

成立日期 2019-07-10

注册资本/出资额 9,677.1752 万元

实缴资本 9,677.1752 万元

注册地址
山东省潍坊市滨海区观海路 00266 号滨海资本管理

中心 5 号楼 102 室

主要办公地址 山东潍坊市滨海区香江西一街 02131 号

主要股东/实际控制人 梁永江 13.9595%，金伯涛 12.1199%，张伯仁 7.8455%

主营业务 股权投资

转让方 3名称 绍兴世庆德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

转让方性质

控股股东/实控人 □是 □否

控股股东/实控人的一致行动人 □是 □否

直接持股 5%以上股东 □是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 □否

其他持股股东 √是 □否

统一社会信用代码 91330604MA2D6LQLXK

法定代表人/执行事务

合伙人
姚礼高

成立日期 2019-08-09

注册资本/出资额 677.8485 万元

实缴资本 677.8485 万元

注册地址
浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大

道 88 号（住所申报）

主要办公地址
浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大

道 36 号

主要股东/实际控制人 陈诗简36.5863%，李广青14.7526%，袁立军14.7526%

主营业务 企业管理咨询

（二）受让方基本情况

受让方 1名称 浙江省国有资本运营有限公司

是否被列为失信被执行

人
□是 √否

受让方性质
私募基金 □是 √否

其他组织或机构 √是 □否

企业类型 有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码 91330000798592788H

法定代表人/执行事务

合伙人
姜扬剑

成立日期 2007-02-15

注册资本/出资额 1000000 万元

实缴资本 1000000 万元

注册地址 浙江省杭州市求是路 8号公元大厦北楼 25 楼

主要办公地址 浙江省杭州市求是路 8号公元大厦北楼 25 楼

主要股东/实际控制人 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务
投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权

管理，股权投资基金管理，金融信息服务。

三、股份转让协议的主要内容

（一）股份转让协议的主要条款

1、协议主体

甲方 1（转让方）：潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙）

甲方 2（转让方）：潍坊洪德辉股权投资合伙企业（有限合伙）

甲方 3（转让方）：绍兴世庆德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

以上“甲方 1”、“甲方 2”、“甲方 3”合称为“甲方”

乙方（受让方）：浙江省国有资本运营有限公司

丙方（目标公司）：国邦医药集团股份有限公司

丁方（目标公司实际控制人）：邱家军

2、本次交易

甲、乙双方同意，甲方拟将其所持有的目标公司 38,306,303 股股份（以下

简称“标的股份”）按照本协议约定的条件与条款转让给乙方，乙方同意受让，

并按照本协议约定的价款及支付时间向甲方进行支付（以下简称“本次交易”）。

经双方协商同意确定标的股份转让对价为 20.66 元/股（含税价款），标的股份转

让价款合计为人民币 791,408,219.98 元。

3、股份转让的价款支付、资金来源及股份交割

交割先决条件全部成就之日起 15 个工作日内，将股份转让款的 40%支付至

甲方指定账户；在标的股份过户登记至乙方名下后 15 个工作日内，将股份转让

款的 60%款项支付至甲方指定账户。

甲乙方于本次交易取得交易所合规性确认后 5 个交易日内向结算公司提交

股份过户申请，丙方应协助本次交易的转受方完成上述交易所合规性确认的取得

及后续标的股份的过户

乙方承诺其股份转让款资金来源合法，且保证按本协议约定支付转让款。

4、过渡期

自本协议签署日至标的股份交割日期间为过渡期，在过渡期内，甲方、丁方

应促使目标公司及其子公司业务经营合法合规、正常稳定进行，不会发生重大影

响，并维持公司章程及现有的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员结构，

妥善维护目标公司及其子公司资产、业务的良好状态。

过渡期内，甲方应保证不会就标的股份与任何第三人洽谈或签署股份转让协

议或意向等任何安排，不会将标的股份向任何第三方转让或设置任何第三方权益。

在过渡期内，如果甲方未遵守或未完成其应依照本协议应遵守或满足的约定、

条件或协议，或在过渡期内发生可能对乙方或丙方造成重大不利影响的事件，甲

方有义务在知悉该等行为或事件后尽快通知乙方，如因此造成目标公司及/或乙

方损失的，甲方应根据情况向目标公司及/或乙方赔偿全部损失，乙方有权终止

本次交易而无需承担任何责任。

5、税务和费用

除本协议另有约定外，各方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协

议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出。

除本协议另有约定外，因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照

有关法律各自承担。

6、违约责任

本协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本

协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或

承诺，或违反本协议书签订后至交割日前签订的与本协议有关的补充协议、备忘

录、单方承诺的，或在本协议下的承诺与保证事项有重大不实的或存在虚假陈述

的，均构成其违约，应按照本协议和法律规定承担违约责任。

7、协议的生效

本协议自丁方签字、甲乙丙各方盖章并由其法定代表人或授权代表签字之日

起生效。

8、争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的

管辖并依中华人民共和国法律进行解释。

如各方因本协议引起或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔，各方应尽一

切合理努力通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将该等争议提交杭

州仲裁委员会仲裁解决。

在争议发生和仲裁期间，除引起争议的事项外，各方应继续善意行使各自在

本协议项下未受影响的权利和履行未受影响的义务。

（二）其他

本次协议转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附

回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议，不存在转让方及其关联人或其指

定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。

受让方国有运营公司承诺自标的股份过户登记至其名下之日起 6 个月内不

会减持标的股份。

四、本次协议转让涉及的其他安排

双方于《股份转让协议》约定，受让方国有运营公司将向公司提名一名非独

立董事。

五、本次权益变动对公司的影响

本次股份协议转让旨在引进国有运营公司作为战略投资者，是股权转让双方

基于“友好务实、协商互利”的原则开展深度合作，双方本着共同承担经济社会

发展使命，且谋求更长远、更广阔发展的商业生态考虑，拟产业链协同、新业务

培育、资本运作等领域积极开展战略合作。

未来，一方面，国有运营公司拟支持公司在医药领域的全面发展，协同公司

进一步做大做强，提升公司抗风险能力；另一方面，在符合国有运营公司投资标

准和要求的前提下，国有运营公司重点支持公司主营业务相关领域的投入。双方

拟在未来的合作过程中加强人员交流，在投资项目研判、新技术论证、场景应用、

智库咨询等方面开展协同赋能。

具体合作内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，尚需双方根据

实际情况共同协商确定后另行签署合作协议，存在不确定性。公司将根据规则要

求及相关进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司日常经

营、决策不会产生重大不利影响，不存在损害上市公司、公司股东、特别是中小

股东利益的情形。同时，本次股份协议转让完成后，将为公司引入重要战略投资

者，有利于进一步提升公司核心竞争力，增强资源协同效应，增加公司综合经营

能力及提升公司价值。

六、其他有关情况说明

（一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触

及要约收购。

（二）本次协议转让事项尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终实施结果尚存

在不确定性。

（三）公司已收到本次权益变动的信息披露义务人编制的权益变动报告书，

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网的《简式权益变动报告书》。

（四）转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人

员减持股份》等关于股东转让限制、信息披露、转让额度等的规定。国有运营公

司承诺自股份转让完成后的 6个月内不减持所持公司股份，并将遵守法律法规、

中国证监会及上海证券交易所有关规定。

（五）公司将密切关注本次权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法

规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年 8月 21日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