天津经纬辉开光电股份有限公司

关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

股东董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士向本公司保证信 息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次权益变动主要系持股5%以上股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤 女士在预披露的减持计划范围内减持股份,不触及要约收购。
- 2、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士不属于公司的控股股东、实际控 制人, 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
- 3、本次权益变动后,董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士合计持有公司 股份 28,719,596 股,占公司现有总股本的 4.99998%,其不再是公司持股 5%以上 股东。

天津经纬辉开光电股份有限公司(以下称"公司")于2025年5月12日披 露《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号: 2025-16),公司持股 5%以上股东董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露 股份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年9月3日)以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过 1.723 万股。

公司于近日收到董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士出具的《关于减持股 份的告知函》及《天津经纬辉开光电股份有限公司简式权益变动报告书》,获悉 截至2025年8月19日,以上股东通过集中竞价的交易方式合计减持公司 4,927,207 股,占总股本的比例为 0.85781%。本次权益变动后,董树林先生、张 国祥先生、张秋凤女士合计持有公司股份 28,719,596 股,占公司现有总股本的

4.99998%, 其不再是公司持股 5%以上股东。现将相关内容公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)股东减持情况

股东名称	股份变动方式	股份变动日期	股份减持数量 (股)	减持股数占公司总 股本比例
	集中竞价	2025年6月17日	79, 500	0. 01384%
	集中竞价	2025年6月18日	737, 614	0. 12842%
	集中竞价	2025年6月19日	159, 617	0. 02779%
	集中竞价	2025年6月20日	70, 176	0. 01222%
	集中竞价	2025年6月24日	60, 000	0. 01045%
	集中竞价	2025年7月14日	48, 000	0. 00836%
	集中竞价	2025年7月15日	271, 878	0. 04733%
李松林	集中竞价	2025年7月16日	403, 000	0. 07016%
董树林	集中竞价	2025年7月17日	149, 208	0. 02598%
	集中竞价	2025年7月18日	19, 000	0. 00331%
	集中竞价	2025年7月23日	41, 136	0. 00716%
	集中竞价	2025年7月24日	247, 421	0. 04308%
	集中竞价	2025年7月28日	353, 779	0. 06159%
	集中竞价	2025年7月29日	354, 533	0. 06172%
	集中竞价	2025年7月30日	126, 000	0. 02194%
	集中竞价	2025年8月19日	14, 523	0. 00253%
	小计			0. 54586%
	集中竞价	2025年6月4日	15, 600	0. 00272%
	集中竞价	2025年6月20日	350, 683	0. 06105%
	集中竞价	2025年6月23日	13, 700	0. 00239%
	集中竞价	2025年6月24日	19, 300	0. 00336%
	集中竞价	2025年6月26日	124, 700	0. 02171%
	集中竞价	2025年8月5日	134, 768	0. 02346%
	集中竞价	2025年8月6日	97, 912	0. 01705%
과 III XX	集中竞价	2025年8月7日	71, 707	0. 01248%
张国祥	集中竞价	2025年8月8日	52, 823	0. 00920%
	集中竞价	2025年8月11日	39, 080	0. 00680%
	集中竞价	2025年8月12日	29, 005	0. 00505%
	集中竞价	2025年8月13日	21, 578	0. 00376%
	集中竞价	2025年8月14日	16, 081	0. 00280%
	集中竞价	2025年8月15日	12,000	0. 00209%
	集中竞价	2025年8月18日	8, 963	0. 00156%
	集中竞价	2025年8月19日	6, 700	0. 00117%

小计			1, 014, 600	0. 17664%
张秋凤	集中竞价	2025年6月11日	925	0.00016%
	集中竞价	2025年6月12日	3, 778	0. 00066%
	集中竞价	2025年6月16日	49, 680	0. 00865%
	集中竞价	2025年6月17日	63, 377	0. 01103%
	集中竞价	2025年6月18日	136, 088	0. 02369%
	集中竞价	2025年6月19日	22, 479	0. 00391%
	集中竞价	2025年6月20日	63, 018	0. 01097%
	集中竞价	2025年7月14日	21, 600	0.00376%
	集中竞价	2025年7月15日	35, 100	0. 00611%
	集中竞价	2025年7月16日	149, 500	0. 02603%
	集中竞价	2025年7月17日	78, 577	0. 01368%
	集中竞价	2025年7月28日	147, 692	0. 02571%
	集中竞价	2025年8月19日	5, 408	0. 00094%
小计			777, 222	0. 13531%
总计			4, 927, 207	0. 85781%

(二)本次权益变动前后持股情况 本次权益变动前后的持股情况如下

	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
股东名称		股份数量(股)	占公司总	股份数量(股)	占公司总
			股本比例		股本比例
董树林	无限售条件流通股	18, 799, 545	3. 27294%	15, 664, 160	2. 72708%
张国祥	无限售条件流通股	8, 239, 745	1. 43451%	7, 225, 145	1. 25787%
张秋凤	无限售条件流通股	6, 607, 513	1. 15035%	5, 830, 291	1. 01503%
合计		33, 646, 803	5. 85779%	28, 719, 596	4. 99998%

注:以上表格中若出现各分项之和与合计数尾数不符之处,为四舍五入所致。

上述权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士出具的《简式权益变动报告书》。

二、其他说明

- 1、本次权益变动符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
 - 2、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士本次减持计划已按照相关规定进

行了预披露,截至本公告披露日,上述减持与此前已披露的减持计划一致,前述减持数量在已披露的减持计划范围内,减持计划尚未履行完毕,公司将持续关注 其减持计划实施情况并及时督促其履行信息披露义务。

- 3、本次权益变动后,董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士不再是公司持股 5%以上股东。
- 4、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士不属于公司的控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

- 1、《关于减持股份的告知函》;
- 2、《天津经纬辉开光电股份有限公司简式权益变动报告书》。 特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2025年8月21日