证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-047

江苏东华测试技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份

触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告

公司控股股东刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士、刘沛尧先生、王瑞先生、

瞿喆女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及一致行动人减持

股份预披露的公告》（公告编号：2025-035）。

公司控股股东、实际控制人刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士、刘沛尧先

生、王瑞先生、瞿喆女士计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即

2025年7月16日至2025年10月15日）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本

公司股份合计不超过2,840,000股（占公司总股本比例2.0532%，占剔除回购专用

账户股份后公司总股本的2.0577%）。

公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于

控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编

号：2025-046）。

公司于近日收到控股股东、实际控制人刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士、

刘沛尧先生、王瑞先生、瞿喆女士出具的《关于减持股份触及1%整数倍暨减持计

划实施完成的告知函》，获悉刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士、刘沛尧先生、

王瑞先生、瞿喆女士于2025年8月27日至2025年8月28日通过大宗交易方式累计减

持公司股份412,000股（占公司总股本比例0.2979%，占剔除回购专用账户股份后

公司总股本的0.2985%）、通过集中竞价交易方式减持公司股份402,090股（占公

司总股本比例0.2907%，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.2913%）。本

次权益变动后，公司控股股东、实际控制人刘士钢先生及其一致行动人合计持有

公司股份比例由53.4044%减少至52.8159%（占剔除回购专用账户股份后公司总股

本的比例由53.5205%减少至52.9307%），变动触及1%的整数倍，且上述股东减持

计划已实施完成。现将有关情况公告如下：

1．基本情况

信息披露义务人一 刘士钢

住所 上海市

信息披露义务人二 罗沔

住所 上海市

信息披露义务人三 刘沛尧

住所 江苏省靖江市

信息披露义务人四 王瑞

住所 江苏省靖江市

信息披露义务人五 瞿喆

住所 上海市

权益变动时间 2025年 8月 27日至 2025年 8月 28日

权益变动过程

因个人资金需求，公司控股股东、实际控制人刘士钢先生及其一致

行动人罗沔女士、刘沛尧先生、王瑞先生、瞿喆女士通过集中竞价、

大宗交易方式合计减持公司股份 814,090股。公司控股股东、实际

控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由 53.4044%减少至

52.8159%（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例由

53.5205%减少至 52.9307%）。

本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性

经营产生影响。

股票简称 东华测试 股票代码 300354

变动方向
上升□ 下降☑ 一致行动人

有☑ 无□

是否为第一大股东或实际控制人
是☑ 否□

2．本次权益变动情况

减持主体 股份种类
减持股数

（万股）
占总股本比例（%）

占剔除回购专用账户股份

后总股本比例（%）

刘士钢 A股
大宗交易 0 0 0

集中竞价 36.259 0.2621% 0.2627%

罗沔 A股
大宗交易 41.20 0.2979% 0.2985%

集中竞价 0 0 0

刘沛尧 A股
大宗交易 0 0 0

集中竞价 2.90 0.0210% 0.0210%

王瑞 A股
大宗交易 0 0 0

集中竞价 0.05 0.0004% 0.0004%

瞿喆 A股
大宗交易 0 0 0

集中竞价 1.00 0.0072% 0.0072%

合 计 81.409 0.5886% 0.5898%

本次权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易 ☑

通过证券交易所的大宗交易 ☑

其他 □（请注明）

本次增持股份的资

金来源（可多选）
不适用

3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

（万股）

占总股本

比例（%）

占剔除回购

专用账户股

份后总股本

比例（%）

股数

（万股）

占总股本

比例（%）

占剔除回购

专用账户股

份后总股本

比例（%）

刘

士

钢

合计持有股份 6712.8730 48.5314% 48.6369% 6676.6140 48.2693% 48.3742%

其中：无限售条件股份 1630.4283 11.7873% 11.8130% 1594.1693 11.5252% 11.5503%

有限售条件股份 5082.4447 36.7441% 36.8239% 5082.4447 36.7441% 36.8239%

罗

沔

合计持有股份 566.5100 4.0956% 4.1045% 525.3100 3.7978% 3.8060%

其中：无限售条件股份 45.0275 0.3255% 0.3262% 3.8275 0.0277% 0.0277%

有限售条件股份 521.4825 3.7701% 3.7783% 521.4825 3.7701% 3.7783%

刘

沛

尧

合计持有股份 43.2000 0.3123% 0.3130% 40.3000 0.2914% 0.2920%

其中：无限售条件股份 7.0500 0.0510% 0.0511% 4.1500 0.0300% 0.0301%

有限售条件股份 36.1500 0.2614% 0.2619% 36.1500 0.2614% 0.2619%

王

瑞

合计持有股份 32.0500 0.2317% 0.2322% 32.0000 0.2313% 0.2319%

其中：无限售条件股份 5.8000 0.0419% 0.0420% 5.7500 0.0416% 0.0417%

有限售条件股份 26.2500 0.1898% 0.1902% 26.2500 0.1898% 0.1902%

瞿

喆

合计持有股份 32.0800 0.2319% 0.2324% 31.0800 0.2247% 0.2252%

其中：无限售条件股份 6.5200 0.0471% 0.0472% 5.5200 0.0399% 0.0400%

有限售条件股份 25.5600 0.1848% 0.1852% 25.5600 0.1848% 0.1852%

瞿

小

文

合计持有股份 0.2000 0.0014% 0.0014% 0.2000 0.0014% 0.0014%

其中：无限售条件股份 0.2000 0.0014% 0.0014% 0.2000 0.0014% 0.0014%

有限售条件股份 0 0 0 0 0 0

合计持有股份 7386.9130 53.4044% 53.5205% 7305.5040 52.8159% 52.9307%

其中：无限售条件股份 1695.0258 12.2544% 12.2810% 1613.6168 11.6658% 11.6912%

有限售条件股份 5691.8872 41.1501% 41.2395% 5691.8872 41.1501% 41.2395%

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致；

（2）截至 2025年 8月 28日，公司总股本为 138,320,201股，公司回购专用账户股份数量为

300,000股。

（3）本次变动前后其所持有限售条件股份均为高管锁定股。

4．承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作

出的承诺、意向、计划

是☑ 否□
公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份预披露的公告》

（公告编号：2025-035）。本次减持与此前已披露的减持意向、

承诺及减持计划一致。本次减持计划已实施完毕。

本次变动是否存在违反《证

券法》《上市公司收购管理

办法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和本

所业务规则等规定的情况

是□ 否☑

5．被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条

的规定，是否存在不得行使

表决权的股份

是□ 否☑

6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）

二、本次减持计划实施完成的情况

（一）股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）
减持股数（股）

减持比例

（%）

刘士钢 集中竞价

2025年 8月 20
日至 2025年 8

月 28日

46.96 999,790 0.7244%
罗沔 大宗交易 41.54 1,700,000 1.2317%
刘沛尧 集中竞价 44.95 79,000 0.0572%
瞿喆 集中竞价 44.29 30,000 0.0217%
王瑞 集中竞价 43.54 30,000 0.0217%

注：1、上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份以及公司自上市

以来资本公积金转增股本获得的股份；

2、减持比例以公司最新总股本138,320,201股剔除回购专用账户已回购股份

300,000股后的股本138,020,201股为计算依据；

3、减持均价为采取四舍五入后的均价；

4、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）股东本次减持前后持股情况

股

东

名

称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

(万股)
占总股本

比例(%)

占剔除回购专

用账户股份后

总股本比例

（%）

股数

(万股)
占总股本

比例(%)

占剔除回购专

用账户股份后

总股本比例

（%）

刘

士

钢

合计持有股份 6776.593048.9921% 49.0986% 6676.614048.2693% 48.3742%

其中：无限售条件股份 1694.148312.2480% 12.2746% 1594.169311.5252% 11.5503%

有限售条件股份 5082.444736.7441% 36.8239% 5082.444736.7441% 36.8239%

罗

沔

合计持有股份 695.3100 5.0268% 5.0377% 525.3100 3.7978% 3.8060%

其中：无限售条件股份 173.8275 1.2567% 1.2594% 3.8275 0.0277% 0.0277%

有限售条件股份 521.4825 3.7701% 3.7783% 521.4825 3.7701% 3.7783%

刘

沛

尧

合计持有股份 48.2000 0.3485% 0.3492% 40.3000 0.2914% 0.2920%

其中：无限售条件股份 12.0500 0.0871% 0.0873% 4.1500 0.0300% 0.0301%

有限售条件股份 36.1500 0.2614% 0.2619% 36.1500 0.2614% 0.2619%

王

瑞

合计持有股份 35.0000 0.2530% 0.2536% 32.0000 0.2313% 0.2319%

其中：无限售条件股份 8.7500 0.0633% 0.0634% 5.7500 0.0416% 0.0417%

有限售条件股份 26.2500 0.1898% 0.1902% 26.2500 0.1898% 0.1902%

瞿

喆

合计持有股份 34.0800 0.2464% 0.2469% 31.0800 0.2247% 0.2252%

其中：无限售条件股份 8.5200 0.0616% 0.0617% 5.5200 0.0399% 0.0400%

有限售条件股份 25.5600 0.1848% 0.1852% 25.5600 0.1848% 0.1852%
注：1、截至2025年8月28日，公司总股本为138,320,201股，公司回购专用

账户股份数量为300,000股。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持

股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定，亦不存在违反股东相关承

诺的情况。

2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持

意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过减持计划预减持股份数量。

截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完成。

3、本次减持计划的实施完成不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，

未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、本次减持股份来源为公司首次公开发行前股份以及公司自上市以来资本

公积金转增股本获得的股份。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；

2、股东出具的《关于减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知函》。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日