证券代码：300725           证券简称：药石科技           公告编号：2025-073

债券代码：123145           债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动触及5%的整数倍暨

披露简式权益变动报告书的提示性公告

信息披露义务人杨民民、南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）、杨彬彬、

王小燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京诺维科思创业投

资合伙企业（有限合伙）减持公司股份；同时由于公司可转债转股，控股股东、实际控

制人及一致行动人持有公司股权比例被动稀释引起。

2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股

份43,789,328股，占公司总股本比例的19.87%，权益变动后的合计持股比例触及5%的整

数倍。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的

治理结构和持续经营。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际

控制人杨民民先生及其一致行动人南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“诺维科思”）、杨彬彬、王小燕出具的《简式权益变动报告书》。因控股股东、

实际控制人的一致行动人诺维科思减持公司股份，同时由于公司可转债转股，股东持股

比例被动稀释，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量下降至

43,789,328股，合计持股比例下降至19.87%，变动触及5%的整数倍，现将相关情况公

告如下：

一、本次权益变动基本情况

公司于2025年7月10日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：

2025-044）。公司员工持股平台南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“诺维科思”）计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗

口期不减持），以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的全部公司股份。其中，通过集

中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的

1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司

股份总数的2.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，

则减持数量进行相应调整）。

2025年8月12日，公司收到诺维科思出具的《关于股份减持情况的告知函》，诺维

科思于2025年8月11日至12日通过集中竞价交易方式减持公司股份781,678股，占公司总

股本比例的0.39%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计

持有的公司股份46,325,781股，持股比例由23.30%下降至22.91%，股份变动触及1%整数

倍。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股

东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-056）。

2025年8月18日，公司收到诺维科思出具的《关于股份减持情况的告知函》，诺维

科思于2025年8月13日至2025年8月18日通过大宗方式减持公司股份790,500股，通过集

中竞价方式减持公司股份414,085股，合计减持公司股份1,204,585股。在此期间，公司

可转债转股4,464,063股，公司总股本从202,248,210股上升至206,712,273股，受此影

响，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动占公司总股本比例为1.08%。本次

权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份

45,121,196股，持股比例由22.91%下降至21.83%，股份变动触及1%整数倍。具体内容详

见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东、实际控制人

及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-061）。

2025年8月21日，公司收到诺维科思出具的《关于股份减持情况的告知函》，诺维

科思于2025年8月19日至2025年8月21日通过大宗方式减持公司股份170,000股，通过集

中竞价方式减持公司股份256,869股，合计减持公司股份426,869股。在此期间，公司可

转债转股6,255,762股，公司总股本从206,712,273股上升至212,968,035股，受此影响，

控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动占公司总股本比例为0.84%。本次权益

变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份44,694,327股，

持股比例由21.83%下降至20.99%，股份变动触及1%整数倍。具体内容详见公司在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人

权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-065）。

2025年8月29日，公司收到控股股东及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》，

诺维科思于2025年8月22日至2025年8月25日通过大宗方式减持公司股份500,000股，通

过集中竞价方式减持公司股份404,999股，合计减持公司股份904,999股。2025年8月22

日至2025年8月28日，公司可转债转股7,408,028股，公司总股本从212,968,035股上升

至220,376,063股，受此影响，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动占公司

总股本比例为1.12%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合

计持有公司股份43,789,328股，持股比例由20.99%下降至19.87%，本次权益变动触及5%

的整数倍。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

二、股东权益变动触及5%整数倍的情况

本次权益变动后，公司持股控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例变

动触及5%的整数倍，具体权益变动情况如下：

1.基本情况

信息披露义务人一 杨民民

住所 江苏省南京市***

信息披露义务人二 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）

住所 江苏省南京市江北新区星火路 10号 B座 104

信息披露义务人三 杨彬彬

住所 江苏省南京市***

信息披露义务人四 王小燕

住所 江苏省南京市***

权益变动时间 2025年8月11日-2025年8月28日

权益变动过程

2025年8月11日至2025年8月25日期间，信息披露义务人之一诺维科思通过大

宗方式减持公司股份 1,460,500股，通过集中竞价方式减持公司股份

1,857,631股，合计减持公司股份3,318,131股。2025年8月11日至2025年8月

28日期间，因公司可转债转股18,155,432股，公司总股本从202,220,631股上

升至220,376,063股，信息披露义务人所持公司股份被动稀释。受上述因素影

响，信息披露义务人合计持股由47,107,459股降低至43,789,328股，持股比

例由23.30%下降至19.87%，股份变动触及5%的整数倍。

股票简称 药石科技 股票代码 300725

变动方向 上升□ 下降
一致行动

人
有 无□

是否为第一大股东或实际控制人 是   否□

2.本次权益变动情况

股东名称 变动股数（股） 变动比例（%）

杨民民 0 -1.69

诺维科思 -3,318,131 -1.72

杨彬彬 0 -0.01

王小燕 0 0

合计 -3,318,131 -3.43

本次权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易 

通过证券交易所的大宗交易 

其他 （可转债转股被动稀释）

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名

称
股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

(万股)

占总股本

比例

占剔除回购后

总股本的比例

股数

(万股)

占总股本

比例

占剔除回购后

总股本的比例

杨民民

合计持有股份 4,140.33 20.48% 20.56% 4,140.33 18.79% 18.86%

其中：无限售条件

股份
1,035.08 5.12% 5.14% 1,035.08 4.70% 4.71%

有限售条件股份 3,105.25 15.36% 15.42% 3,105.25 14.09% 14.14%

诺维

科思

合计持有股份 540.47 2.67% 2.68% 208.66 0.95% 0.95%

其中：无限售条件

股份
540.47 2.67% 2.68% 208.66 0.95% 0.95%

有限售条件股份 - - - - - -

杨彬彬

合计持有股份 26.94 0.13% 0.13% 26.94 0.12% 0.12%

其中：无限售条件

股份
26.94 0.13% 0.13% 26.94 0.12% 0.12%

有限售条件股份 - - - - - -

王小燕

合计持有股份 3.00 0.01% 0.01% 3.00 0.01% 0.01%

其中：无限售条件

股份
3.00 0.01% 0.01% 3.00 0.01% 0.01%

有限售条件股份 - - - - - -

合计 4,710.75 23.30% 23.39% 4,378.93 19.87% 19.95%

注:

1.杨彬彬、王小燕为公司控股股东、实际控制人杨民民的兄嫂；

2. 本次权益变动前，以2025年8月8日收盘后公司总股本202,220,631股为基数计算，剔除回购专用

证券账户股份数量后总股本为201,384,541股;

3.本次权益变动后，以2025年8月28日收盘后公司总股本220,376,063股为基数计算，剔除回购专用

证券账户股份数量后总股本为219,539,973股；

4.除诺维科思外，其他股东持股数量未发生变化，持股比例变化系可转债转股被动稀释导致；

5.表中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均为四舍五入原因造成。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作

出的承诺、意向、计划

是 否□

公司于2025年7月10日披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公

告编号：2025-044）。截至本公告披露日，本次减持与此前披露的减持

计划一致，上述减持计划尚未实施完毕。

本次变动是否存在违反

《证券法》《上市公司收

购管理办法》等法律、行

政法规、部门规章、规范

性文件和本所业务规则等

规定的情况

是□ 否

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三

条的规定，是否存在不得

行使表决权的股份
是□ 否

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □

2. 相关书面承诺文件                          

3. 简式权益变动报告书                        

4. 本所要求的其他文件                        □

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年8月29日