证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-055

东珠生态环保股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十

大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的

方式收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司的控制权，同时拟募集配套资金（以下

简称“本次交易”）。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，

维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所（以下简称“上交

所”）相关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：东珠生态，证券代码：603359）

自 2025年 8月 27日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在上

交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组

的停牌公告》（公告编号：2025-051）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4

号——停复牌》的相关规定，现将公司 A股停牌前一个交易日（2025年 8月 26日）前十

大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司 A股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2025年 8月 26日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量 持股比例

1 席惠明 151,872,560 34.04%
2 浦建芬 38,118,080 8.54%
3 席晨超 15,479,492 3.47%
4 刘佳玉 4,933,700 1.11%
5 华泰证券股份有限公司 3,231,400 0.72%
6 陈碧雯 2,425,500 0.54%

7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC. 1,547,795 0.35%

8 UBS AG 1,483,177 0.33%
9 俞雄华 1,399,800 0.31%

10 缪春晓 1,369,212 0.31%

二、公司 A股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2025年 8月 26日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量 持股比例

1 席惠明 151,872,560 34.04%
2 浦建芬 38,118,080 8.54%
3 席晨超 15,479,492 3.47%
4 刘佳玉 4,933,700 1.11%
5 华泰证券股份有限公司 3,231,400 0.72%
6 陈碧雯 2,425,500 0.54%

7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC. 1,547,795 0.35%

8 UBS AG 1,483,177 0.33%
9 俞雄华 1,399,800 0.31%
10 缪春晓 1,369,212 0.31%

特此公告

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年 9月 10日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