证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-053

深圳赛格股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开第八届

董事会第六十一次临时会议，审议通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股

份有限公司股票的议案》，根据公司实际经营需要，公司将自股东大会审议通过后

至 2025 年 12 月 31 日，通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价减持方式或通

过大宗交易减持方式出售所持有深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛

格”，股票代码：000068）不超过 30,200,100 股（占华控赛格总股本比例不超过

3%）。

本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。本次交易不构成关联

交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1.公司名称：深圳华控赛格股份有限公司

2.统一社会信用代码：914403002793464898

3.企业性质: 股份有限公司(上市)

4.注册地址：深圳市坪山新区大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房

5.法定代表人：卫炳章

6.注册资本：100,667.1464 万元

7.成立日期：1997-06-06

8.经营范围：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含

限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不

含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，

涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

9.标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重

大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移

的其他情况。

10.经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，华控赛格不是失信被执行

人。

11.股权结构：截至 2025 年 6 月 30 日，华控赛格前十大股东情况如下表所示：

股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）

深圳市华融泰资产管理有限公司 266,533,049 26.48%

深圳赛格股份有限公司 142,792,846 14.18%

深圳市赛格集团有限公司 34,077,600 3.39%

陈进平 8,008,500 0.80%

北京和通天下投资管理有限公司－和通

天下东家京选 6号私募证券投资基金

6,900,000 0.69%

欧阳春霖 6,619,200 0.66%

唐建柏 5,700,000 0.57%

任建铭 5,500,000 0.55%

北京和通天下投资管理有限公司－和通

天下恒利二号私募证券投资基金

5,100,000 0.51%

BARCLAYS BANK PLC 4,540,683 0.45%

注：以上股东数据来源于华控赛格《2025 年半年度报告》。

12.华控赛格最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024 年 12 月 31 日

（经审计）

2025 年 6 月 30 日

（未经审计）

资产总额 4,066,401,236.23 4,176,692,531.47

负债总额 2,997,636,622.70 3,169,347,690.79

归属于上市公司股东

的净资产

712,525,669.43 619,464,802.49

营业收入 1,009,783,945.13 326,155,031.03

利润总额 10,277,422.52 -83,005,187.92

归属于上市公司股东

的净利润

13,112,776.37 -88,775,613.61

注：以上财务数据来源于华控赛格《2024 年年度报告》及《2025 年半年度报

告》。

三、本次交易安排

1.交易方式：通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价方式或通过大宗交易

的方式减持。

2.交易期限：自公司股东大会审议通过后至 2025 年 12 月 31 日（法律法规规

定不得减持的期间除外）。

3.交易数量：减持数量不超过 30,200,100 股（占华控赛格总股本比例不超过

3%）。根据相关法律法规的要求，公司在任意连续 90 个自然日内，通过证券交易

所集中竞价交易减持股份的总数不得超过华控赛格总股本的百分之一；公司在任意

连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式的减持股份的总数不得超过华控赛格总股

本的百分之二。

4.交易价格：在遵守相关法律、法规前提下根据减持时的市场交易价格及交易

方式确定。

5.授权事项：在股东大会授权范围内，授权公司经营层指派专人负责具体操作

事宜。

四、拟出售股票资产的目的和对公司的影响

本次出售华控赛格股份，预计将增加公司的投资收益，有利于改善公司资产及

业务结构，最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目

前尚无法测算。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第六十一次临时会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日