证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-050

北京青云科技集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东及一致行动人减持计划时间

届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 持股 5%以上股东及一致行动人持有的基本情况

本次减持计划实施前，嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“嘉兴蓝驰”）、天津蓝驰新禾投资中心（有限合伙）（以下简称“天津蓝驰”）

分别持有北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“青云科技”或“公司”）

2,823,134股、736,636股，分别占公司当时总股本的 5.91%、1.54%。嘉兴蓝驰、

天津蓝驰为一致行动人，合计持有公司 3,559,770股，占公司当时总股本的 7.45%；

广东横琴昭盛睿信投资中心(有限合伙)（曾用名“横琴招证睿信投资中心(有限

合伙)”，以下简称“横琴昭盛”）持有公司股份 2,635,756股，占公司当时总股

本的 5.51%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022年 3月 16

日解除限售并上市流通。

 减持计划的实施结果情况

1、公司于 2025年 5月 22日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人

减持股份计划公告》（公告编号：2025-021）。嘉兴蓝驰、天津蓝驰根据自身业务

发展规划，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过

1,194,992股，减持比例不超过公司总股本的 2.50%。其中：拟通过集中竞价方式

减持不超过 477,997股，即不超过公司总股本的 1.00%，自减持股份计划公告披

露之日起 15个交易日后的 3个月内进行，且任意连续 90日减持股份总数不超过

公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持不超过 716,995股，即不得超过

公司总股本的 1.50%，自减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月

内进行，且任意连续 90 日减持股份总数不超过公司总股本的 2.00%；横琴昭盛

因其自身业务发展需求，计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股

份不超过 955,992 股，减持比例不超过公司总股本的 2%，自减持股份计划公告

披露之日起 15 个交易日后的 3个月内进行。其中：拟通过集中竞价方式减持不

超过 477,996股，即不超过公司总股本的 1.00%，且任意连续 90日减持股份总数

不超过公司总股本的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持不超过 477,996股，即不

超过公司总股本的 1.00%，且任意连续 90 日减持股份总数不超过公司总股本的

2.00%。

2、公司于近日收到股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰及横琴昭盛出具的告知函，截

至本公告披露日，嘉兴蓝驰、天津蓝驰及横琴昭盛本次减持计划时间区间已届满，

现将具体情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 嘉兴蓝驰

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：不适用

持股数量 2,823,134股

持股比例 5.91%

当前持股股份来源 IPO前取得：2,823,134股

股东名称 天津蓝驰

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 □是 √否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：持股 5%以上股东一致行动人

持股数量 736,636股

持股比例 1.54%

当前持股股份来源 IPO前取得：736,636股

股东名称 横琴昭盛

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：不适用

持股数量 2,635,756股

持股比例 5.51%

当前持股股份来源 IPO前取得：2,635,756股

注：上表“持股比例”系按照当时公司股本总数 47,799,688 股计算。

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持有数量

（股）
持有比例 一致行动关系形成原因

第一组 嘉兴蓝驰 2,823,134 5.91% 受同一主体控制

天津蓝驰 736,636 1.54% 受同一主体控制

合计 3,559,770 7.45% —

注：上表“持股比例”系按照当时公司股本总数 47,799,688 股计算。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称 嘉兴蓝驰

减持计划首次披露日期 2025年 5月 22日

减持数量 947,708股

减持期间 2025年 6月 13日～2025年 9月 12日

减持方式及对应减持数 集中竞价减持，379,083股

量 大宗交易减持，568,625股

减持价格区间 59.36～82.53元/股

减持总金额 62,218,064.24元

减持完成情况 已完成

减持比例 1.98%

原计划减持比例 不超过：1.98%

当前持股数量 1,875,426股

当前持股比例 3.92%

股东名称 天津蓝驰

减持计划首次披露日期 2025年 5月 22日

减持数量 247,283股

减持期间 2025年 6月 13日～2025年 9月 12日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，98,913股

大宗交易减持，148,370股

减持价格区间 59.37～82.51元/股

减持总金额 16,232,510.42元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.52%

原计划减持比例 不超过：0.52%

当前持股数量 489,353股

当前持股比例 1.02%

股东名称 横琴昭盛

减持计划首次披露日期 2025年 5月 22日

减持数量 889,569股

减持期间 2025年 6月 13日～2025年 9月 12日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，477,996股

大宗交易减持，411,573股

减持价格区间 57.8～68.5元/股

减持总金额 55,093,275元

减持完成情况 未完成：66,423股

减持比例 1.86%

原计划减持比例 不超过：2%

当前持股数量 1,746,187股

当前持股比例 3.65%

注：1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第

二个归属期限制性股票归属新增的股份数量为 98,441股，已于 2025 年 8月 8日在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2025年 8月 14 日上市流通。公司总股本

由归属前的 47,799,688 股增加至 47,898,129股。具体内容详见公司于 2025 年 8月 12日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予

部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：

2025-039）。

2、上表“原计划减持比例”系按照当时公司股本总数 47,799,688 股计算；“减持比

例”“当前持股比例”系按照公司目前股本总数 47,898,129 股计算。

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年 9月 16日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