证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-078

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司收到民事起诉状的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.案件所处阶段：已受理，尚未开庭审理

2.公司所处当事人地位：被告

3.诉讼请求：

（1）请求判令被告为原告持有的 68,619,241 股“天海防务”（股票代码 300008）股份

办理解除限售手续；

（2）请求判令被告赔偿原告逾期办理解除限售手续给原告造成的资金占用损失

113,806,218.7 元（以被告 2019 年 4 月 23 日至 2025 年 8 月 29 日平均股价 4.61 元/股为计算

依据，原告所持 68,619,241 股价值为 316,334,701 元。以 316,334,701 元为计算基数，自 2019

年 4 月 23 日起暂计至 2025 年 8 月 29 日，按照银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借

中心公布的贷款市场报价利率的 1.3 倍计算）；

（3）本案诉讼费、保全费由被告承担。

4.对公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼的结果存在不确定性，公司

暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）收到上

海金融法院的《应诉通知书》【(2025)沪 74 民初 3235 号】及《民事起诉状》，现将有关情况

公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

（一）受理机构：上海金融法院

（二）案件当事人：

原告：李露

被告：天海融合防务装备技术股份有限公司

（三）案件背景

2015 年 6 月 12 日，原告与被告签订《发行股份及支付现金购买资产协议》（“《购买资

产协议》”)以及《盈利承诺补偿协议》(“《补偿协议》”)，约定被告向原告购买原告持有

的江苏金海运科技有限公司 100%股权(“标的资产”)。《购买资产协议》第 2.1 条约定，标

的资产的交易对价为人民币 13.55 亿元，其中以非公开发行股份方式支付 5000 万股股份，以

现金方式支付 65700 万元；第 3.2.7 条约定，5000 万股股份分三期解除锁定：第一期：1250

万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期：937.5 万股股份于对价股份发

行结束满 24 个月后解除限售；第三期：2812.5 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且

业绩承诺补偿完成后解除限售。《补偿协议》第 5.2.2 条约定，原告首先以现金方式对被告进

行补偿；若原告现金不足以补偿的，将进一步实施股份补偿，股份补偿数量=(标的资产的收购

对价*(承诺利润-承诺期间实际实现的净利润)/承诺利润-现金补偿金额)/本次股份发行价格，

由被告以总价 1元回购原告应补偿的全部股份并予以注销。

2016 年 4 月 22 日，登记至原告名下的 5000 万股股份发行上市。2017 年 5 月 15 日，被告

实施权益分派，分派后，原告持股数为 125,000,000 股。2017 年至 2019 年期间，原告曾进行

减持。截至目前，原告持股数为 70,312,500 股(“标的股份”)。

2019 年 4 月 22 日，《购买资产协议》约定的 36 个月限售期届满，被告以原告未完成业

绩承诺补偿为由，拒绝办理标的股份的解除限售手续，并于 2024 年 1 月向上海市松江区人民

法院提起业绩补偿纠纷诉讼。2025 年 1 月 24 日，松江区人民法院作出(2024)沪 0117 民初 1363

号判决书，判决原告需向被告支付业绩补偿款人民币 2,363.80 万元。后双方上诉，2025 年 8

月 20 日，前述判决生效。

标的股份符合解除限售条件后,原告向被告要求立即向深圳证券交易所申请办理标的股份

解除限售手续，被告及其董事会拒不履行，致使原告无法自主处置标的股份，合法权益遭受巨

额损害。

又根据《补偿协议》第 5.2.2 条，原告现金不足以补偿的，则应实施股份补偿。经计算，

原告需实施的股份补偿数量=(13.55 亿元*(28,743 万元-28,241.58 万元)/28,742 万元-0

元)/13.96 元=1,693,259 股。

原告认为，被告拒绝为标的股份办理解除限售手续，导致原告无法以现金履行补偿义务，

则被告应按照约定，配合原告实施股份补偿，即以总价 1元回购原告应补偿的 1,693,259 股股

份并予以注销。股份补偿实施完成后，原告即履行完毕业绩承诺补偿义务，被告依法应为剩余

股份办理解除限售手续。

基于上述事实和理由，原告为维护自身合法权益，特向上海金融法院提起诉讼。

（四）诉讼请求

1.请求判令被告为原告持有的 68,619,241 股“天海防务”（股票代码 300008）股份办理

解除限售手续；

2.请求判令被告赔偿原告逾期办理解除限售手续给原告造成的资金占用损失

113,806,218.7 元（以被告 2019 年 4 月 23 日至 2025 年 8 月 29 日平均股价 4.61 元/股为计算

依据，原告所持 68,619,241 股价值为 316,334,701 元。以 316,334,701 元为计算基数，自 2019

年 4 月 23 日起暂计至 2025 年 8 月 29 日，按照银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借

中心公布的贷款市场报价利率的 1.3 倍计算）；

3.本案诉讼费、保全费由被告承担。

二、判决或裁决情况

目前上述案件尚未开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司的可能影响

1.本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼的结果存在不确定性，公司暂时无法判断本次诉讼对

公司本期利润或期后利润的影响。

2.为维护公司及全体股东利益，在李露未履行业绩补偿义务的情况下，公司将聘请律师积

极应诉。公司将根据本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资

风险。

五、其他说明

2022 年 8 月，因金海运原股东及管理层等人通过虚构贸易业务等原因，导致公司 2017 年

年报存在虚假记载，上海证监局对公司及原告等主体作出行政处罚。据此，公司对 2017 年财

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-078

务报表进行追溯调整后，根据 2023 年 9 月大信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具的

《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》，公司向原告李露提起了

关于业绩承诺补偿的诉讼。截至目前，该诉讼已取得二审判决书，公司胜诉。二审判决情况详

见 2025 年 8 月 22 日披露的《关于江苏金海运科技有限公司业绩承诺诉讼的进展公告》（公告

编号 2025-064）。截至目前，原告李露尚未履行上述业绩补偿义务。

六、备查文件

1、《上海金融法院应诉通知书》；

2、《民事起诉状》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十七日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