证券代码：832000        证券简称：XD 安徽凤        公告编号：2025-104

安徽凤凰滤清器股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股比例

（%）
当前持股股份来源

巫界树
控股股东、实际控制人、

董事
43,815,600 47.79%

北京证券交易所上市

前取得（含权益分派

转增股）

巫玟翰 实际控制人、董事 540,000 0.59%

陈登宇
持股 5%以上股东、董事、

高级管理人员
998,400 1.09%

王小娟 陈登宇之配偶 486,000 0.53%

海南玟博投

资有限公司
持股 5%以上股东 10,800,000 11.78%

艾建明 高级管理人员 300,000 0.33%

张燕 高级管理人员 657,600 0.72%

孙峰 高级管理人员 540,000 0.59%

饶琦 董事、高级管理人员 180,000 0.20%

二、 减持计划的实施结果

（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果：

√减持计划实施完毕 □减持时间区间届满

股东名

称

减持数

量（股）

减持数

量占总

股本比

例（%）

减持

方式

减持

期间
减持价格区间

已减持总金

额（元）

减持

计划

完成

情况

当前持

股数量

（股）

当前持

股比例

（%）

巫界树 800,000 0.87%
集 中 竞

价

2025.7.5~

2025.9.18
21.01~28.00 17,235,926.07 是 43,015,600 46.92%

巫玟翰 114,500 0.12%
集 中 竞

价

2025.7.24~

2025.9.18
20.96~23.00 2,445,900.00 是 425,500 0.46%

陈登宇 249,600 0.27%
集 中 竞

价

2025.7.4

~2025.9.3
21.15~22.12 5,355,753.93 是 748,800 0.82%

王小娟 121,500 0.13%
集 中 竞

价

2025.7.4

~2025.7.22
20.88~21.48 2,586,083.68 是 364,500 0.40%

海 南 玟

博 投 资

有 限 公

司

100,000 0.11%
集 中 竞

价

2025.9.4

~2025.9.16
21.59~27.53 2,269,096.50 是 10,700,000 11.67%

饶琦 45,000 0.05%
集 中 竞

价

2025.6.24

~2025.7.24
20.92~22.00 971,259.41 是 135,000 0.15%

艾建明 75,000 0.08%
集 中 竞

价

2025.6.24

~2025.9.18
21.21~24.25 1,625,675.25 是 225,000 0.25%

张燕 164,400 0.18%
集 中 竞

价

2025.6.24

~2025.9.18
21.00~28.00 3,654,147.05 是 493,200 0.54%

孙峰 135,000 0.15%
集 中 竞

价

2025.6.24

~2025.9.18
20.40~26.28 2,993,527.77 是 405,000 0.44%

（二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致

√是 □否

（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持

□是 √否

（四） 是否提前终止减持计划

√是 □否

依据公司披露的《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（2025-048），

巫界树拟于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过集中竞价减

持股份总数不超过 800,000 股，减持比例不高于公司股份总数的 0.87%；巫玟翰

拟于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内通过集中竞价减持股份

总数不超过 135,000 股，减持比例不高于公司股份总数的 0.15%，该一致行动人

组合减持总数不超过公司总股本的 1%。

2025 年 9 月 18 日，公司收到巫界树、巫玟翰出具的《股份减持结果告知函》，

截至目前，巫界树实际减持公司股份数量为 800,000 股，占公司总股本的 0.87%，

巫玟翰实际减持公司股份数量为 114,500 股，占公司总股本的 0.12%，该一致行

动人组合共计减持 914,500 股，占公司总股本的 0.99%，结合自身实际及减持情

况，该一致行动人组合决定提前终止上述减持计划。

三、 备查文件

相关股东出具的《股份减持结果告知函》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日  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