证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-093

华勤技术股份有限公司

股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%

以上股东海南勤沅创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海南勤沅”）持有公

司无限售条件流通股 58,833,516 股，占公司总股本的 5.79%；持股 5%以上股东

海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南创坚”）持有公司无限

售条件流通股 55,375,068 股，占公司总股本的 5.45%；持股 5%以上股东海南软

胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南软胜”）持有公司无限售条件

流通股 54,805,548股，占公司总股本的 5.40%；持股 5%以上股东海南华效创业

投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海南华效”）持有公司无限售条件流通股

52,783,976 股，占公司总股本的 5.20%；持股 5%以上股东海南摩致投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“海南摩致”）持有公司无限售条件流通股 51,007,852

股，占公司总股本的 5.02%。

上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份及公司权益分派由资本公积转增

股本方式取得的股份。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2025年 7月 26日披露《华勤技术股份有限公司持股 5%以上股东减

持股份计划公告》（公告编号：2025-060），因自身资金需求，海南勤沅、海南创

坚、海南软胜、海南华效、海南摩致拟于减持计划披露之日起 15个交易日后的

3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计数量不超

过 40,630,183股，即不超过公司总股本的 4.00%。

近日，公司收到股东海南勤沅、海南创坚、海南软胜、海南华效、海南摩致

发来的《关于减持股份计划提前终止暨减持结果的告知函》，海南勤沅自 2025

年 8月 28日至 2025年 9月 17 日期间内通过集中竞价和大宗交易方式共计减持

公司股份 8,753,915 股，占公司股份总数的 0.86%；海南创坚自 2025 年 8 月 28

日至 2025 年 9 月 18 日期间内通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份

7,218,348 股，占公司股份总数的 0.71%；海南软胜自 2025 年 8月 28 日至 2025

年 9 月 17 日期间内通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份 8,016,400

股，占公司股份总数的 0.79%；海南华效自 2025年 8月 28日至 2025年 9月 17

日期间内通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份 6,622,420股，占公司

股份总数的 0.65%；海南摩致自 2025年 8月 28日至 2025年 9月 17日期间内通

过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份 8,344,781股，占公司股份总数的

0.82%。本次减持计划提前终止。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 海南勤沅创业投资合伙企业(有限合伙)

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 58,833,516股

持股比例 5.79%

当前持股股份来源
IPO前取得：42,023,940股

其他方式取得：16,809,576股

股东名称 海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 55,375,068股

持股比例 5.45%

当前持股股份来源
IPO前取得：39,553,620股

其他方式取得：15,821,448股

股东名称 海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 54,805,548股

持股比例 5.40%

当前持股股份来源
IPO前取得：39,146,820股

其他方式取得：15,658,728股

股东名称 海南华效创业投资合伙企业(有限合伙)

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 52,783,976股

持股比例 5.20%

当前持股股份来源
IPO前取得：37,702,840股

其他方式取得：15,081,136股

股东名称 海南摩致投资合伙企业（有限合伙）

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否

直接持股 5%以上股东 √是 □否

董事、监事和高级管理人员 □是 √否

其他：/

持股数量 51,007,852股

持股比例 5.02%

当前持股股份来源
IPO前取得：36,434,180股

其他方式取得：14,573,672股
注：以上其他方式取得均为公司权益分派实施由资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持股数量

（股）
持股比例

一致行动关系

形成原因

第一组 海南勤沅创业投资合

伙企业(有限合伙)

58,833,516 5.79% 崔国鹏为海南

勤沅创业投资

合伙企业（有

限合伙）的执

行事务合伙人

崔国鹏 22,729,000 2.24%

合计 81,562,516 8.03% —

第二组 海南创坚创业投资合

伙企业（有限合伙）

55,375,068 5.45% 邹宗信为海南

创坚创业投资

合伙企业（有

限合伙）的执

行事务合伙人

邹宗信 38,000 0.0037%

合计 55,413,068 5.46% —

第三组 海南软胜创业投资合

伙企业（有限合伙）

54,805,548 5.40% 陈晓蓉为海南

软胜创业投资

合伙企业（有

限合伙）的执

行事务合伙人

陈晓蓉 15,148,000 1.49%

5

合计 69,953,548 6.89% —

第四组 海南摩致投资合伙企

业（有限合伙）

51,007,852 5.02% 吴振海为海南

摩致投资合伙

企业（有限合

伙）的执行事

务合伙人

吴振海 18,928,000 1.86%

合计 69,935,852 6.89% —

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止本次减持计划

股东名称 海南勤沅创业投资合伙企业(有限合伙)

减持计划首次披露日期 2025年 7月 26日

减持数量 8,753,915股

减持期间 2025年 8月 28日～2025年 9月 17日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，8,616,764股

大宗交易减持，137,151股

减持价格区间 83.02～102.30元/股

减持总金额 801,837,456.61元

减持完成情况 未完成：533,520股

减持比例 0.86%

原计划减持比例 不超过：0.91%

当前持股数量 50,079,601股

当前持股比例 4.93%

股东名称 海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025年 7月 26日

减持数量 7,218,348股

减持期间 2025年 8月 28日～2025年 9月 18日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，7,110,800股

大宗交易减持，107,548股

减持价格区间 83.02～102.30元/股

减持总金额 664,715,394.26元

减持完成情况 未完成：64,474股

减持比例 0.71%

原计划减持比例 不超过：0.72%

当前持股数量 48,156,720股

当前持股比例 4.74%

股东名称 海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025年 7月 26日

减持数量 8,016,400股

减持期间 2025年 8月 28日～2025年 9月 17日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，7,894,900股

大宗交易减持，121,500股

减持价格区间 83.03～102.30元/股

减持总金额 734,011,102.00元

减持完成情况 未完成：211,227股

减持比例 0.79%

原计划减持比例 不超过：0.81%

当前持股数量 46,789,148股

当前持股比例 4.61%

股东名称 海南华效创业投资合伙企业(有限合伙)

减持计划首次披露日期 2025年 7月 26日

减持数量 6,622,420股

7

减持期间 2025年 8月 28日～2025年 9月 17日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，6,520,200股

大宗交易减持，102,220股

减持价格区间 83.02～102.16元/股

减持总金额 613,255,964.58元

减持完成情况 未完成：299,582股

减持比例 0.65%

原计划减持比例 不超过：0.68%

当前持股数量 46,161,556股

当前持股比例 4.54%

股东名称 海南摩致投资合伙企业（有限合伙）

减持计划首次披露日期 2025年 7月 26日

减持数量 8,344,781股

减持期间 2025年 8月 28日～2025年 9月 17日

减持方式及对应减持数

量

集中竞价减持，8,213,200股

大宗交易减持，131,581股

减持价格区间 83.00～102.30元/股

减持总金额 764,196,820.36元

减持完成情况 未完成：565,516股

减持比例 0.82%

原计划减持比例 不超过：0.88%

当前持股数量 42,663,071股

当前持股比例 4.20%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划，本次减持时间区间为 2025 年 8月 18 日至 2025 年 11 月 17

日；截至 2025年 9月 18日，股东海南勤沅、海南创坚、海南软胜、海南华效、

海南摩致决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年 9月 19日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