证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025-043

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股

东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支

付现金的方式收购漳州兮璞材料科技有限公司 100%股权及浙江贝得药业有限公司 40%股

权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不

确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳

证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：向日葵，证券代码：

300111）自 2025年 9月 8日（星期一）上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2025年 9

月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大资产重组的停

牌公告》（公告编号：2025-034）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，现将

公司 A股停牌前一个交易日（2025年 9月 5日）前十大股东的名称及持股数量、前十大

流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2025年 9月 5日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 吴建龙 370,630,131 28.79%
2 浙江盈凖投资股份有限公司 15,279,000 1.19%
3 陈鑫炜 10,093,800 0.78%
4 周建禄 7,480,400 0.58%

5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC.

6,425,477 0.50%

6 王红法 6,313,600 0.49%
7 张红 5,754,000 0.45%
8 徐琴琴 5,557,500 0.43%
9 蔡鉴灿 5,111,000 0.40%
10 张智霖 5,000,000 0.39%
二、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2025年 9月 5日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 吴建龙 370,630,131 28.79%
2 浙江盈凖投资股份有限公司 15,279,000 1.19%
3 陈鑫炜 10,093,800 0.78%
4 周建禄 7,480,400 0.58%

5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC.

6,425,477 0.50%

6 王红法 6,313,600 0.49%
7 张红 5,754,000 0.45%
8 徐琴琴 5,557,500 0.43%
9 蔡鉴灿 5,111,000 0.40%
10 张智霖 5,000,000 0.39%

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日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