证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-053号

博纳影业集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告

股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限

合伙)、信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)、青岛金石暴风投资咨询有限公司保证向本公

司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 28日披露了《关于

持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-036号），

合计持有公司股份 141,274,832股的股东中信证券投资有限公司（以下简称“中信证投”）

及其一致行动人金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)（以下简称“金石智娱”）、

信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) （以下简称“信石元影”）、青岛金石暴风投资咨询

有限公司（以下简称“青岛金石”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通

过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 40,976,398 股。公司于 2025 年 8

月23日披露了《关于股东减持变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动书的提示性公告》

（公告编号：2025-041号），中信证投及其一致行动人于 2024年 12月 5日至 2025年

8月 21日以集中竞价方式减持公司股份 8,578,112股，权益变动后，中信证投及其一致

行动人合计持有公司 137,451,832股，占公司总股本的 10.0000%（占扣除公司回购股份

后总股本的 10.0088%）。

近日公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于持股比例变动的告知函》，中

信证投及其一致行动人于 2025年 9月 19日通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司

股份15,171,600股，占公司总股本的1.1038%（占扣除公司回购股份后总股本的 1.1047%）。

本次权益变动后，中信证投及其一致行动人合计持有公司股份 122,280,232 股，占公司

总股本的比例为 8.8962%（占扣除公司回购股份后总股本的 8.9041%）。现将具体情况

公告如下：

一、 股东减持情况说明

1．基本情况

信息披露义务人名称 信息披露义务人注册地

信息披露义务人 1 中信证券投资有限公司
青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号

楼 2001户

信息披露义务人 2
金石智娱股权投资(杭州)合伙

企业(有限合伙)
浙江省杭州市上城区白云路 20号 111室-3

信息披露义务人 3
信石元影(深圳)投资中心(有限

合伙)
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201
室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

信息披露义务人 4
青岛金石暴风投资咨询有限公

司

青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场 1
号楼第 20 层

权益变动时间 2025年 9月 19日

股票简称 博纳影业 股票代码 001330

变动方向 上升□ 下降☑ 一致行动人 有☑ 无□

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑

2．本次权益变动情况

股份种类

（A股、B
股等）

减持股数

（股）
减持占公司总股本比例（%）

A股 15,171,600 1.1038
合 计 15,171,600 1.1038

本次权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易 ☑

通过证券交易所的大宗交易 ☑

其 他 □（请注明）

3．本次变动前后，中信证投及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称
股份

性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占公司总股

本比例(%)
股数(股)

占公司总股本

比例(%)

中信

证投

合计持有股份 49,329,064 3.5888 45,507,964 3.3108

其中：无限售条件股份 49,329,064 3.5888 45,507,964 3.3108

有限售条件股份 0 0 0 0

金石

智娱

合计持有股份 3,436,296 0.2500 3,114,896 0.2266

其中：无限售条件股份 3,436,296 0.2500 3,114,896 0.2266

有限售条件股份 0 0 0 0

信石 合计持有股份 58,189,472 4.2334 48,997,572 3.5647

元影 其中：无限售条件股份 58,189,472 4.2334 48,997,572 3.5647

有限售条件股份 0 0 0 0

青岛

金石

合计持有股份 26,497,000 1.9277 24,659,800 1.7941

其中：无限售条件股份 26,497,000 1.9277 24,659,800 1.7941

有限售条件股份 0 0 0 0

合计持有股份 137,451,832 10.0000 122,280,232 8.8962

其中：无限售条件股 137,451,832 10.0000 122,280,232 8.8962

有限售条件股 0 0 0 0

（注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十二日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