1

中信证券股份有限公司

关于浙江华策影视股份有限公司股东

向特定机构投资者询价转让股份

相关资格的核查意见

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受浙江华策影视股份有限

公司（以下简称“华策影视”）股东傅梅城、杭州大策投资有限公司（以下简称

“出让方”）委托，组织实施本次华策影视首发前股东向特定机构投资者询价转

让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—

—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份

（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）等相关规定，中信

证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次

询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出

具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关

事宜的承诺函》。中信证券已完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问

询，并收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出

让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、傅梅城

（1）基本情况

傅梅城，中国国籍，无境外永久居留权，住址为杭州市上城区******，身份

证号码为 3307241957********。

（2）傅梅城未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

（3）傅梅城为华策影视实际控制人一，现任华策影视联席董事长，傅梅城

及其一致行动人合计持有华策影视 5%以上的股份，需遵守《上市公司董事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。

（4）傅梅城无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份

（2025 年修订）》相关规定的情况。

（5）拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

（6）傅梅城为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

2、杭州大策投资有限公司

（1）基本情况

企业名称 杭州大策投资有限公司 登记证书编号 91330110727596490M

类型 有限责任公司 成立日期 2020 年 12 月 5 日

注册地址 浙江省杭州市余杭区星桥街道藕花洲大街西段 636 号 2F

经营范围

实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、

代客理财等金融服务）；房屋租赁；五金交电、办公设备、酒店用品、电线电

缆、摄影摄像器材、消防器材、空调制冷设备、音响设备、金属材料、建筑材

料、装饰材料、卫生洁具陶瓷制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

中信证券核查了杭州大策投资有限公司提供的工商登记文件并对企业人员

访谈，杭州大策投资有限公司不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分

立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭

或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范

性文件以及公司章程规定应当终止的情形。杭州大策投资有限公司为合法存续的

有限责任公司。

（2）杭州大策投资有限公司未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股

期限的承诺。

（3）杭州大策投资有限公司为华策影视控股股东，为华策影视实际控制人

控制的企业，为华策影视实际控制人的一致行动人，杭州大策投资有限公司及其

一致行动人合计持有华策影视 5%以上的股份；华策影视部分董事通过杭州大策

投资有限公司间接持有华策影视股份，需遵守《上市公司董事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理规则》关于询价转让窗口期的规定。

（4）杭州大策投资有限公司无违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人

员减持股份（2025 年修订）》相关规定的情况。

（5）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、司法冻结等权利受限情

形。

（6）杭州大策投资有限公司非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规

定的情形。

（7）杭州大策投资有限公司本次转让已履行必要的审议或者审批程序。

本次询价转让的出让方需遵守《询价转让和配售指引》第七条关于控股股东、

实际控制人及其一致行动人的减持规定，即“创业板上市公司存在本所《上市公

司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称

《减持指引》）第七条规定情形的，控股股东、实际控制人及其一致行动人不得

进行询价转让；上市公司存在《减持指引》第八条规定情形的，公司首次公开发

行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得进行询价转让。

出让股东询价转让首发前股份的，单独或者合计拟转让的股份数量不得低于

上市公司股份总数的 1%。”

根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：

（1）华策影视最近 3 个已披露经审计的年度报告的会计年度累计现金分红

金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的 30%；

（2）华策影视最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于最

近一个会计年度以及最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产；

（3）华策影视最近 20 个交易日中，任一日股票收盘价（向后复权）高于首

次公开发行时的股票发行价格。

本次询价转让的出让方需遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》第十三条关于询价转让窗口期的规定，即“上市公司董事、

高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；

（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件

发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（四）证券交易所规定的其他期间。”

 根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：

（1）华策影视已于 2025 年 4 月 18 日公告《浙江华策影视股份有限公司

2024 年年度报告》，已于 2025 年 8 月 20 日公告《浙江华策影视股份有限公司

2025 年半年度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（一）款所限定之情形；

（2）华策影视已于 2025 年 4 月 18 日公告《浙江华策影视股份有限公司

2025 年第一季度报告》，因此本次询价转让不涉及《上市公司董事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（二）款所限定之情形；

（3）经核查华策影视出具的《说明函》，华策影视说明其不存在已经发生

或者在决策过程中的可能对华策影视股票的交易价格产生较大影响的重大事件，

且在此次询价转让完成前将不会筹划可能对华策影视股票的交易价格产生较大

影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理规则》第十三条第（三）款所限定之情形；

（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及深圳证券交易所规定的其他

期间，因此本次询价转让亦不涉及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则》第十三条第（四）款所限定之情形。

三、核查意见

中信证券对出让方身份证件、工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对

企业人员进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价转让的出让方符合

《询价转让和配售指引》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《询价转让和

配售指引》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的

规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、

司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定

（如适用）；（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；

（五）本所要求核查的其他事项。”

（以下无正文，为本核查意见的盖章页）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华策影视股份有限公司股东

向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页）
中信证券股份有限公司

年   月   日