证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025－077

阳光电源股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员股份减持计划

提前终止的公告

公司副董事长、高级副总裁顾亦磊先生，董事、高级副总裁吴家

貌先生，副总裁邓德军先生，副总裁汪雷女士保证向本公司提供的信

息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日披露了《关

于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-060），公

司副董事长、高级副总裁顾亦磊先生，董事、高级副总裁吴家貌先生，副总裁邓

德军先生，副总裁汪雷女士（以下简称“相关人员”），计划自股份减持预披露公

告发布之日起十五个交易日后的 3 个月内（即自 2025 年 8月 4日至 2025 年 11

月 3日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 424,900股，占公

司总股本的 0.0207%（总股本已剔除公司回购专用证券账户中持有的公司股份，

下同）。

截至本公告披露之日，相关人员尚未实施上述减持计划。公司近日收到相关

人员出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，为避免短线交易，相关人

员均决定提前终止上述减持计划，并将在法律法规允许的情况下择机提交新的减

持计划且减持数量不超过上述数量。

一、股东的基本情况

截至本公告披露之日，相关人员具体持股情况如下：

股东名称 职务
直接持有公司股份

数量（股）

持股数量占目前

公司总股本比例

顾亦磊 副董事长、高级副总裁 700,000 0.0341%
吴家貌 董事、高级副总裁 577,500 0.0281%
邓德军 副总裁 559,551 0.0273%
汪雷 副总裁 72,800 0.0035%

合计 1,909,851 0.0930%

二、相关情况说明

1、2025年 5月 13日，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期限制性股票归属完成并上市流通，顾亦磊先生、吴家貌先生、邓德军先

生、汪雷女士作为激励对象均参与了限制性股票归属，具体内容详见公司于 2025

年 5月 14日披露的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-044）。为避免短线交易，顾亦磊

先生、吴家貌先生、邓德军先生、汪雷女士决定提前终止上述减持计划。

2、本次提前终止股份减持计划不存在违反《上市公司董事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件规定的情形。

三、备查文件

顾亦磊先生、吴家貌先生、邓德军先生、汪雷女士出具的《关于股份减持计

划提前终止的告知函》。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2025年 9月 26日