证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-051

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员及原监事股份减持计划时间届满暨减持

股份结果的公告

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月

6 日披露了《关于部分董事监事高管减持股份的预披露公告》（公告编号：

2025-29），根据公告内容，公司董事兼副总经理王震、原监事孙满娟、副总经

理陈崧、副总经理曾诚、副总经理段立新计划自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 9

月 27 日止，减持不超过 661,550 股公司股份，占公司总股本比例 0.3361%。

公司于 2025 年 6 月 18 日披露了《关于控股股东及部分高管计划减持股份的

预披露公告》（公告编号：2025-34），根据公告内容，公司财务总监尤婷婷计

划自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日止，减持不超过 18,794 股公司股份，

占公司总股本比例 0.0095%。

近日，公司收到上述人员出具的《股份减持计划结果告知函》，董事兼副总

经理王震减持计划期内未减持股份；副总经理陈崧、副总经理曾诚、副总经理段

立新、财务总监尤婷婷均已完成减持计划；原监事孙满娟因 2025 年 9 月 12 日离

任后股份锁定 6个月不减持，减持计划期内未完成减持。具体情况如下：

公司董事兼副总经理王震、副总经理陈崧、副总经理曾诚、副总经理段立新、

财务总监尤婷婷、原监事孙满娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股份减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称

持有股份

方式

减持方式 减持期间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

王震 直接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

0 0 0%

孙满娟

直接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

35.44 963 0.0005%

间接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.01 58,178 0.0296%

陈崧

直接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

35.42 35,859 0.0182%

间接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.01 133,572 0.0679%

曾诚

直接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.80 39,375 0.0200%

间接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.01 169,065 0.0859%

段立新 直接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.82 35,859 0.0182%

间接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.01 138,791 0.0705%

尤婷婷

直接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

0 0 0%

间接持有 集中竞价

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

34.01 18,794 0.0095%

合计

2025 年 6 月 30 日至

2025 年 9 月 27 日

- 630,456 0.3203%

上述减持股份来源分别为：公司董事兼副总经理王震持有的公司 2019 年限

制性股票激励计划授予股份；副总经理陈崧、副总经理曾诚、副总经理段立新、

公司财务总监尤婷婷持有的公司 2019 年限制性股票激励计划授予股份、间接持

有的首次公开发行股票上市前持有的股份；公司原监事孙满娟持有的公司 2019

年限制性股票激励计划授予股份、二级市场集中竞价购买股份、间接持有的首次

公开发行股票上市前持有的股份。

2.股东本次减持前后持股情况

（1）股东直接持有股份本次减持前后情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前 本次权益变动后

股数（股）

占总股本比例

（%）

股数（股）

占总股本比例

（%）

王震

合计持有股份 187,500 0.0953% 187,500 0.0953%

其中：无限售条件股份 46,875 0.0238% 46,875 0.0238%

有限售条件股份 140,625 0.0715% 140,625 0.0715%

孙满娟

合计持有股份 15,900 0.0081% 14,937 0.0076%

其中：无限售条件股份 3,976 0.0020% - 0.0000%

有限售条件股份 11,924 0.0061% 14,937 0.0076%

陈崧

合计持有股份 143,437 0.0729% 107,578 0.0547%

其中：无限售条件股份 35,859 0.0182% - 0.0000%

有限售条件股份 107,578 0.0547% 107,578 0.0547%

曾诚

合计持有股份 157,500 0.0800% 118,125 0.0600%

其中：无限售条件股份 39,375 0.0200% - 0.0000%

有限售条件股份 118,125 0.0600% 118,125 0.0600%

段立新

合计持有股份 143,437 0.0729% 107,578 0.0547%

其中：无限售条件股份 35,859 0.0182% - 0.0000%

有限售条件股份 107,578 0.0547% 107,578 0.0547%

尤婷婷

合计持有股份 47,250 0.0240% 47,250 0.0240%

其中：无限售条件股份 11,813 0.0060% 11,813 0.0060%

有限售条件股份 35,437 0.0180% 35,437 0.0180%

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

（2）股东间接持有股份本次减持前后情况

姓名 职位

减持前间接持有

股份数量

减持前间接持有

占总股本比例

减持后间接持有

股份数量

减持后间接持有

占总股本比例

孙满娟 原监事 232,712 0.1182% 174,534 0.0887%

曾诚 副总经理 676,262 0.3436% 507,197 0.2577%

段立新 副总经理 555,165 0.2821% 416,374 0.2116%

陈崧 副总经理 534,550 0.2716% 400,978 0.2037%

尤婷婷 财务总监 27,925 0.0142% 9,131 0.0046%

二、其他相关说明

1.本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份

管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法

规及规范性文件的相关规定，并及时履行了信息披露义务。

2.本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的

减持意向、承诺或减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。

3.上述董事监事高管本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不

会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

1.王震、孙满娟、陈崧、曾诚、段立新、尤婷婷出具的《股份减持计划结果

告知函》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日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