证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-074

普联软件股份有限公司

关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1%整数倍暨减持计划

实施完成的公告

公司董事、高级管理人员蔺国强、冯学伟、张廷兵保证向本公司提供的信

息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 6月 9日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股

份的预披露公告》（公告编号：2025-059），董事及高级管理人员蔺国强、冯学

伟、张廷兵合计持有公司股份 39,332,644 股（占公司总股本比例 14.00%，总股

本按剔除公司回购专用账户中的股份数量后 280,876,048 股计算），计划自减持

股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易

的方式减持公司股份数量不超过 195.75万股（占公司总股本比例 0.70%）。

公司于近日接到董事及高级管理人员蔺国强、冯学伟、张廷兵出具的《关于

股份权益变动触及 1%整数倍暨减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，

上述主体股份减持计划已实施完成，自 2025年 6月 30日至 2025年 9月 26日期

间，累计减持公司股份 1,957,394 股，占公司总股本比例 0.6922%，占公司扣除

回购股份后总股本比例 0.6969%。

本次减持主体蔺国强、冯学伟、张廷兵为公司控股股东、实际控制人及一致

行动人，减持股份来源均为二级市场竞价增持，含该等股份因资本公积转增股本

而相应增加的股份。本次权益变动后，控股股东、实际控制人之王虎、蔺国强及

一致行动人之相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明、李

守强、冯学伟、高峰信、李守林、胡东映、聂玉涛、陈徐亚共 16人合计持有公

司股份数量占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由 38.53%减少至

37.83%，权益变动触及 1%整数倍。现将具体情况公告如下：

一、股东减持股份触及 1%整数倍的情况

1.基本情况

信息披露义务人 1 蔺国强

住所 北京市西城区******

信息披露义务人 2 王虎

住所 山东省济南市高新区******

信息披露义务人 3 相洪伟

住所 济南市历城区******

信息披露义务人 4 张廷兵

住所 山东省济南市历下区******

信息披露义务人 5 任炳章

住所 山东省济南市历下区******

信息披露义务人 6 李燕冬

住所 山东省济南市历下区******

信息披露义务人 7 石连山

住所 广东省深圳市福田区******

信息披露义务人 8 杨华茂

住所 山东省济南市高新区******

信息披露义务人 9 许彦明

住所 北京市朝阳区******

信息披露义务人 10 李守强

住所 山东省济南市槐荫区******

信息披露义务人 11 冯学伟

住所 山东省济南市历城区******

信息披露义务人 12 高峰信

住所 山东省济南市天桥区******

信息披露义务人 13 李守林

住所 山东省济南市历下区文化东路******

信息披露义务人 14 聂玉涛

住所 山东省济南市历城区******

信息披露义务人 15 胡东映

住所 安徽省合肥市蜀山区******

信息披露义务人 16 陈徐亚

住所 安徽省合肥市蜀山区******

权益变动时间 2025年 6月 30日至 2025年 9月 26日

权益变动过程

董事及高级管理人员蔺国强、冯学伟、张廷兵因自身资
金需要，自2025年6月30日至2025年9月26日期间，累计减持
公司股份1,957,394股，占公司扣除回购股份后总股本比例
0.6969%。

本次权益变动后，控股股东、实际控制人之王虎、蔺国
强及一致行动人之相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连
山、杨华茂、许彦明、李守强、冯学伟、高峰信、李守林、
胡东映、聂玉涛、陈徐亚（共16人）合计持有公司股份数量
占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例由38.53%减少至
37.83%，权益变动触及1%整数倍。

本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前
已披露的减持意向、减持计划一致，本次减持计划已实施完成
，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产
生影响。

股票简称 普联软件 股票代码 300996

变动方向 上升□ 下降☑ 一致行动人 有☑ 无□

是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□

2.本次权益变动情况

股东名称\股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）

蔺国强(A股) 170.5200 0.61%

冯学伟(A股) 14.9890 0.05%

张廷兵(A股) 10.2304 0.04%

合 计 195.7394 0.70%

本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 ☑
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股) 占总股本比例
(%) 股数(股) 占总股本比例

(%)

蔺国强

合计持有股份 31,269,286 11.13 29,564,086 10.53

其中：无限售条件股份 7,817,321 2.78 6,112,121 2.18

有限售条件股份 23,451,965 8.35 23,451,965 8.35

王虎

合计持有股份 29,264,197 10.42 29,264,197 10.42

其中：无限售条件股份 29,264,197 10.42 29,264,197 10.42

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

相洪伟

合计持有股份 5,286,429 1.88 5,286,429 1.88

其中：无限售条件股份 1,321,607 0.47 1,321,607 0.47

有限售条件股份 3,964,822 1.41 3,964,822 1.41

张廷兵

合计持有股份 5,174,513 1.84 5,072,209 1.81

其中：无限售条件股份 1,267,525 0.45 1,165,221 0.41

有限售条件股份 3,906,988 1.39 3,906,988 1.39

任炳章

合计持有股份 4,854,087 1.73 4,854,087 1.73

其中：无限售条件股份 1,213,521 0.43 1,213,521 0.43

有限售条件股份 3,640,566 1.30 3,640,566 1.30

李燕冬

合计持有股份 4,478,601 1.59 4,478,601 1.59

其中：无限售条件股份 4,478,601 1.59 4,478,601 1.59

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

石连山

合计持有股份 4,212,601 1.50 4,212,601 1.50

其中：无限售条件股份 4,212,601 1.50 4,212,601 1.50

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

杨华茂

合计持有股份 4,154,662 1.48 4,154,662 1.48

其中：无限售条件股份 - 0.00 - 0.00

有限售条件股份 4,154,662 1.48 4,154,662 1.48

许彦明
合计持有股份 3,945,318 1.40 3,945,318 1.40

其中：无限售条件股份 3,945,318 1.40 3,945,318 1.40

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

李守强

合计持有股份 2,947,892 1.05 2,947,892 1.05

其中：无限售条件股份 736,973 0.26 736,973 0.26

有限售条件股份 2,210,919 0.79 2,210,919 0.79

冯学伟

合计持有股份 2,888,845 1.03 2,738,955 0.98

其中：无限售条件股份 722,211 0.26 572,321 0.20

有限售条件股份 2,166,634 0.77 2,166,634 0.77

高峰信

合计持有股份 2,634,040 0.94 2,634,040 0.94

其中：无限售条件股份 - 0.00 - 0.00

有限售条件股份 2,634,040 0.94 2,634,040 0.94

李守林

合计持有股份 2,485,640 0.88 2,485,640 0.88

其中：无限售条件股份 2,485,640 0.88 2,485,640 0.88

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

聂玉涛

合计持有股份 1,743,056 0.62 1,743,056 0.62

其中：无限售条件股份 435,764 0.16 435,764 0.16

有限售条件股份 1,307,292 0.47 1,307,292 0.47

胡东映

合计持有股份 1,726,649 0.61 1,726,649 0.61

其中：无限售条件股份 1,726,649 0.61 1,726,649 0.61

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

陈徐亚

合计持有股份 1,145,500 0.41 1,145,500 0.41

其中：无限售条件股份 1,145,500 0.41 1,145,500 0.41

有限售条件股份 - 0.00 - 0.00

合计

合计持有股份 108,211,316 38.53 106,253,922 37.83

其中：无限售条件股份 60,773,428 21.64 58,816,034 20.94

有限售条件股份 47,437,888 16.89 47,437,888 16.89

注：1、公司总股本为 282,776,048 股，其中，回购专用账户中股份数量为 1,900,000股，本

次减持计划前后均未发生变化。

2、本表格涉及计算相关股份比例时，以剔除公司回购专户中股份数量后的股本 280,876,048
股为准。如上述数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出

的承诺、意向、计划

是☑ 否□
1、公司于 2025年 6月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公

告》（公告编号：2025-059），董事及高级管理人员蔺国强、冯学

伟、张廷兵合计持有公司股份 39,332,644 股（占公司总股本比例

14.00%，总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量后

280,876,048股计算），计划自减持股份预披露公告披露之日起十

五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公

司股份数量不超过 195.75万股（占公司总股本比例 0.70%）。

2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在差异

情况。截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股

份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

本次变动是否存在违反《证券

法》《上市公司收购管理办法》

等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和本所业务 规则

等规定的情况

是□ 否☑

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的

规定，是否存在不得行使表决

权的股份

是□ 否☑

6.表决权让渡的进一步说明（不适用）

7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

二、股东减持情况

1、股东减持股份情况

注：本公告中若出现合计数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。

本次减持主体蔺国强、冯学伟、张廷兵所减持的股份来源为二级市场竞价增

序号 股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

1 蔺国强 集中竞价 2025.09.01-2025.09.26 18.0129 170.5200 0.61%

2 冯学伟 集中竞价 2025.07.10-2025.07.11 19.3214 14.9890 0.05%

3 张廷兵 集中竞价 2025.06.30-2025.07.11 17.3403 10.2304 0.04%

合计 集中竞价 2025.06.30-2025.09.26 18.0779 195.7394 0.70%

持的股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）。

2、股东本次减持前后持股情况

三、其他相关说明

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份

管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运

作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管

理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、本次减持计划实施情况不存在违反减持计划的情形。截至本公告日，董

序

号

股东名

称
股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

1 蔺国强

合计持有股份 31,269,286 11.13% 29,564,086 10.53%

其中：无限售条件股份 7,817,321 2.78% 6,112,121 2.18%

有限售条件股份 23,451,965 8.35% 23,451,965 8.35%

2 冯学伟

合计持有股份 2,888,845 1.03% 2,738,955 0.98%

其中：无限售条件股份 722,211 0.26% 572,321 0.20%

有限售条件股份 2,166,634 0.77% 2,166,634 0.77%

3 张廷兵

合计持有股份 5,174,513 1.84% 5,072,209 1.81%

其中：无限售条件股份 1,267,525 0.45% 1,165,221 0.41%

有限售条件股份 3,906,988 1.39% 3,906,988 1.39%

合计

合计持有股份 39,332,644 14.00% 37,375,250 13.31%

其中：无限售条件股份 9,807,057 3.49% 7,849,663 2.79%

有限售条件股份 29,525,587 10.51% 29,525,587 10.51%

注：1、公司总股本为 282,776,048 股，其中，回购专用账户中股份数量为 1,900,000 股，本

次减持计划前后均未发生变化。

2、本表格涉及计算相关股份比例时，以剔除公司回购专户中股份数量后的股本

280,876,048股为准。如上述数据存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

事及高级管理人员蔺国强、冯学伟、张廷兵本次减持计划已实施完成。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结

构及未来持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、股东出具的《关于股份权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告

知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《上市公司高管持股

及锁定股数表》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2025年9月29日