证券代码: 601865 证券简称: 福莱特 公告编号: 2025-062

转债代码: 113059 转债简称: 福莱转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司

# 关于部分股东及董监高股份减持计划实施完成 暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

● 大股东、董监高、特定股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")公司控股股东、实际控制人、董事姜瑾华女士持有公司股份 324,192,600 股(其中 324,081,600 股 A 股,111,000 股 H 股),占公司当前总股本的比例为 13.8371%;公司董事、副总裁魏叶忠先生持有公司股份 15,600,600 股,占公司当前总股本的比例为 0.6659%;公司董事沈其甫先生持有公司股份 10,400,400 股,占公司当前总股本的比例为 0.4439%;公司监事郑文荣先生持有公司股份 46,801,800 股,占公司当前总股本的比例为 1.9976%;公司监事沈福泉先生持有公司股份 31,201,200 股,占公司当前总股本的比例为 1.3317%;公司监事视全明先生持有公司股份 31,201,200 股,占公司当前总股本的比例为 1.3317%;公司高级管理人员、副总裁韦志明先生持有公司股份 10,400,400 股,占公司当前总股本的比例为 0.4439%;公司高级管理人员、副总裁赵长海先生持有公司股份 480,000 股,占公司当前总股本的比例为 0.0205%;公司特定股东潘荣观先生持有公司股份 5,200,200 股,占公司当前总股本的比例为 0.02220%。

#### ● 减持计划的实施结果情况

公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号: 2025-059),因个人资金需求,公司控股股东及董事、监事、高级管理人员阮洪良先生、姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫

先生、郑文荣先生、沈福泉先生、祝全明先生、韦志明先生、赵长海先生以及公司特定股东潘荣观先生、姜瑾兰女士拟通过集中竞价及/或大宗交易方式,减持本公司无限售条件流通股数量合计不超过 49,980,610 股,不超过公司股份总数的2.1333%(四舍五入后),减持期间为自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月(根据香港联合交易所有限公司及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)内。

近日,公司收到控股股东及董事、监事、高级管理人员姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生、郑文荣先生、沈福泉先生、祝全明先生、韦志明先生、赵长海先生以及公司特定股东潘荣观先生出具的《关于减持股份进展的告知函》。截至 2025 年 9 月 30 日,上述股东通过集中竞价及/或大宗交易方式合计减持公司股份 29,980,300 股,占公司总股本的 1.2796%(四舍五入后)。姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生、郑文荣先生、沈福泉先生、祝全明先生、韦志明先生、赵长海先生以及潘荣观先生本次减持计划已实施完毕。

#### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	姜瑾华
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	√是 □否
	直接持股 5%以上股东	√是 □否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	324,192,600股
持股比例	13.8371%
사수사 m.m. W + 제	IPO 前取得: 324,081,600股 A 股
当前持股股份来源	集中竞价交易取得: 111,000股 H 股

股东名称	魏叶忠
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
股东身份	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否

	其他: 无
持股数量	15,600,600股
持股比例	0.6659%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 15,600,600股

股东名称	沈其甫
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	10,400,400股
持股比例	0.4439%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 10,400,400股

股东名称	郑文荣
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	46,801,800股
持股比例	1.9976%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 46,801,800股

股东名称	沈福泉
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	31,201,200股

持股比例	1.3317%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 31,201,200股

股东名称	祝全明
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
<b>ル</b> ナ 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	31,201,200股
持股比例	1.3317%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 31,201,200股

股东名称	韦志明
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	10,400,400股
持股比例	0.4439%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 10,400,400股

股东名称	赵长海
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	480,000股
持股比例	0.0205%
当前持股股份来源	股权激励取得: 480,000股

股东名称	潘荣观
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否
	直接持股 5%以上股东 □是 √否
	董事、监事和高级管理人员 □是 √否
	其他:特定股东(5%以下股东,IPO前持股)
持股数量	5,200,200股
持股比例	0.2220%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 5,200,200股

## 上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	阮洪良	439,843,400	18.7733%	签订一致行动人协议
一致行动人	姜瑾华	324,192,600	13.8371%	签订一致行动人协议
	阮泽云	352,735,000	15.0554%	签订一致行动人协议
	赵晓非	4,800,000	0.2049%	签订一致行动人协议
	合计	1,121,571,000	47.8706%	_

注:本表格比例数与各分项比例数直接相加之和可能在尾数上存在差异,主要因计算中四舍 五入造成。

## 二、减持计划的实施结果

(一)大股东、董监高及特定股东因以下事项披露减持计划实施结果:

## 减持计划实施完毕

股东名称	姜瑾华
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	14,000,000股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月30日
减持方式及对应减持数	十 <b>宁</b> 六月准柱 14 000 000 匹
量	大宗交易减持,14,000,000 股

减持价格区间	15.50~15.50元/股
减持总金额	217,000,000.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.5975%
原计划减持比例	不超过: 0.5975%
当前持股数量	310,192,600股
当前持股比例	13.2396%

股东名称	魏叶忠
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	1,560,000股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	焦山
量	集中竞价减持,1,560,000 股
减持价格区间	17.04~17.35元/股
减持总金额	26,815,362.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0666%
原计划减持比例	不超过: 0.0666%
当前持股数量	14,040,600股
当前持股比例	0.5993%

股东名称	沈其甫
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	1,040,000股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	焦山辛从居住。1,040,000 即
量	集中竞价减持,1,040,000 股
减持价格区间	17.00~17.33元/股

减持总金额	17,835,223.76元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0444%
原计划减持比例	不超过: 0.0444%
当前持股数量	9,360,400股
当前持股比例	0.3995%

股东名称	郑文荣
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	4,680,100股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	生力
皇里	集中竞价减持,4,680,100 股
减持价格区间	16.90~17.58元/股
减持总金额	80,852,874.44元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.1998%
原计划减持比例	不超过: 0.1998%
当前持股数量	42,121,700股
当前持股比例	1.7978%

股东名称	沈福泉
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	3,120,100股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 3,120,100 股
量
减持价格区间	16.50~17.30元/股
减持总金额	52,422,762.26元

减持完成情况	已完成
减持比例	0.1332%
原计划减持比例	不超过: 0.1332%
当前持股数量	28,081,100股
当前持股比例	1.1986%

股东名称	祝全明
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	3,120,100股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	<b>集山辛松减快 2.130.100 股</b>
皇里	集中竞价减持,3,120,100 股
减持价格区间	16.92~17.94元/股
减持总金额	54,370,040.73元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.1332%
原计划减持比例	不超过: 0.1332%
当前持股数量	28,081,100股
当前持股比例	1.1986%

股东名称	韦志明
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	1,040,000股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	焦山辛从对抗。1.040.000 PD
量	集中竞价减持,1,040,000 股
减持价格区间	17.09~17.72元/股
减持总金额	18,031,128.00元
减持完成情况	已完成

减持比例	0.0444%
原计划减持比例	不超过: 0.0444%
当前持股数量	9,360,400股
当前持股比例	0.3995%

股东名称	赵长海
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	120,000股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	焦山辛松斌柱 120 000 PP
量	集中竞价减持,120,000 股
减持价格区间	17.05~17.50元/股
减持总金额	2,071,550.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0051%
原计划减持比例	不超过: 0.0051%
当前持股数量	360,000股
当前持股比例	0.0154%

股东名称	潘荣观
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	1,300,000股
减持期间	2025年9月19日~2025年9月29日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 1,300,000 股
量
减持价格区间	16.80~17.28元/股
减持总金额	22,151,054.00元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0555%

原计划减持比例	不超过: 0.0555%
当前持股数量	3,900,200股
当前持股比例	0.1665%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致	√是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到	∮ √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 2025年10月9日