证券代码: 600287 证券简称: 苏豪时尚 公告编号: 2025-036

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于处置部分交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》,公司将在12个月内择机减持华安证券(股票代码600909)股票,最大减持数量2,721.20万股。具体事项详见临2024-035《第十一届董事会第二次会议决议公告》。

2025年7月28日至2025年10月10日,公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票1,423.08万股,累计成交金额9,188.94万元,本次减持后公司不再持有华安证券股票。经初步测算,本次减持产生的股票转让收益对公司净利润的影响约为554.10万元(未经审计),约占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的11.33%。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十月十四日