证券代码: 301050 证券简称: 雷电微力 公告编号: 2025-039

成都雷电微力科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划期间届满 暨实施情况公告

公司董事、高级管理人员桂峻先生、张隆彪先生,公司高级管理人员刘潇寒先生、刘凤娟女士、叶涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

成都雷电微力科技股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 6 月 26 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》,公司董事、高级管理人员桂峻先生、张隆彪先生,公司高级管理人员刘潇寒先生、刘凤娟女士、叶涛先生按照相关规定,计划以集中竞价方式减持所持有的公司股票,总计不超过 262,663 股,占公司总股本(扣除回购专用账户中股数,下同)的 0.1075%。

公司披露的董事、高级管理人员减持股份计划期间于 2025 年 10 月 17 日届满,公司收到上述人员出具的《减持情况说明》,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持	减持区间	减持	减持股份占
			均价	ì於14. [□]	股数	公司总股本
			(元/股)	(元/股)	(股)	的比例

桂峻	集中竞价	2025年7月31日 -2025年8月5日	52. 9194	51. 49–54. 58	98, 000	0. 0401%
张隆彪	集中竞价	2025年7月21日 -2025年8月4日	52. 172	51. 82-53. 16	31, 320	0. 0128%
刘潇寒	集中竞价	2025年8月29日	56	/	11, 700	0. 0048%
刘凤娟	集中竞价	2025年7月21日 -2025年8月1日	51.851	51. 60-53. 00	22, 000	0. 0090%
叶涛	集中竞价	2025年7月18日	51.82	/	3, 250	0. 0013%

上述减持股份来源为公司限制性股票激励计划获授归属的股份及资本公积转增的股份。

2. 股东本次减持前后持股情况

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
股东	股份性质	股数 (股)	占总股本 比例(%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
桂峻	合计持有股份	709, 920	0. 2905%	611, 920	0. 2504%
	其中: 无限售条件股份	177, 480	0. 0726%	79, 480	0. 0325%
	有限售条件股份	532, 440	0. 2179%	532, 440	0. 2179%
张隆彪	合计持有股份	125, 280	0. 0513%	93, 960	0. 0385%
	其中: 无限售条件股份	31, 320	0. 0128%	0	0. 0000%
	有限售条件股份	93, 960	0. 0385%	93, 960	0. 0385%
刘潇寒	合计持有股份	93, 960	0. 0384%	82, 260	0. 0337%
	其中: 无限售条件股份	23, 490	0. 0096%	11, 790	0. 0048%
	有限售条件股份	70, 470	0. 0288%	70, 470	0. 0288%
刘凤娟	合计持有股份	108, 493	0. 0444%	86, 493	0. 0354%

	其中: 无限售条件股份	27, 123	0. 0111%	5, 123	0. 0021%
	有限售条件股份	81, 370	0. 0333%	81, 370	0. 0333%
叶涛	合计持有股份	13, 000	0. 0053%	9, 750	0. 0040%
	其中: 无限售条件股份	3, 250	0. 0013%	0	0. 0000%
	有限售条件股份	9, 750	0. 0040%	9, 750	0. 0040%

二、其他相关说明

- 1. 本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》等相关法律法规的规定,不存在违法违规情况。
 - 2. 本次减持与股东此前披露的意向、减持计划一致,不存在差异。
- 3. 以上股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施 不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大 影响。

三、备查文件

- 1. 股东出具的《减持情况说明》;
- 2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股明细表》。特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2025年10月21日