# 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划 期限届满暨实施情况的公告

公司股东陆晓林先生、曹寅超先生、王伟杰先生、陆忠泉先生、戴海林先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示:

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日披露了 《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》(公告编号: 2025-048), 部分董事、监事、高级管理人员陆晓林先生、曹寅超先生、王伟杰先生、陆忠泉先生、 戴海林先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 1 个月内以集中竞价方式或大宗 交易的方式减持本公司股份,减持期间为2025年9月19日至2025年10月18日。

公司近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》, 截至本公告披露日,股东股份减持计划期限已届满,现将本次减持计划实施情况公告如 下:

#### 一、股东减持股份情况

截至本公告日,陆晓林先生、曹寅超先生、王伟杰先生、陆忠泉先生、戴海林先生 本次减持股份方式均采用集中竞价方式,具体情况如下:

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	占总股本比 例(%)	占剔除回购专 户股数后总股 本比例(%)
陆晓林	集中竞价	2025/9/22-2025/10/17	89. 492	147. 00	0. 492	0. 495
	合 计	-	_	147. 00	0. 492	0. 495
曹寅超	集中竞价	2025/9/19-2025/10/17	89. 973	100.00	0. 335	0. 337
	合 计	-	1	100.00	0. 335	0. 337
王伟杰	集中竞价	2025/9/29-2025/10/17	86. 941	53. 90	0. 180	0. 181
	合 计	-	_	53. 90	0. 180	0. 181

陆忠泉 	集中竞价	2025/9/19-2025/10/17	91. 776	50.00	0. 167	0. 168
	合 计	-	ı	50. 00	0. 167	0. 168
	集中竞价	2025/9/19-2025/10/10	92. 327	4. 70	0.016	0.016
规证	合 计	-	ı	4. 70	0.016	0. 016

注:陆晓林先生、曹寅超先生、王伟杰先生、陆忠泉先生减持的股份来源为首次公开发行上市前股份及派发的股票股利,戴海林先生减持的股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份、上市后派发的股票股利及股权激励取得的股票。

## 二、股东本次减持前后持股情况

股东姓名		本次	咸持前持有周	<b>设数</b>	本次减持后持有股数
	股份性质	数量(万股)	占总股本 比例(%)	占剔除回 购专户股 数后总股 本比例(%)	数量(万股)	占总股本 比例(%)	占剔除回购 专户股数后 的总股本比 例(%)
陆晓林	合计持有股份	1, 149. 3750	3. 847	3. 868	1, 002. 3750	3. 355	3. 373
	其中: 无限售条件股份	147. 0000	0. 492	0. 495	0	0.000	0.000
	有限售条件股份	1, 002. 3750	3. 355	3. 373	1, 002. 3750	3. 355	3. 373
曹寅超	合计持有股份	868. 7000	2. 907	2. 924	768. 7000	2. 573	2. 587
	其中: 无限售条件股份	217. 1750	0. 727	0. 731	117. 1750	0. 392	0. 394
	有限售条件股份	651. 5250	2. 181	2. 193	651. 5250	2. 181	2. 193
王伟杰	合计持有股份	554. 9400	1.857	1.868	501. 0400	1. 677	1. 686
	其中: 无限售条件股份	138. 7350	0. 464	0. 467	84. 8350	0. 284	0. 285
	有限售条件股 份	416. 2050	1. 393	1. 401	416. 2050	1. 393	1. 401
陆忠泉	合计持有股份	456. 6375	1. 528	1. 537	406. 6375	1. 361	1. 368
	其中: 无限售条件股份	114. 1594	0. 382	0.384	64. 1594	0. 215	0. 216
	有限售条件股 份	342. 4781	1. 146	1. 153	342. 4781	1. 146	1. 153
戴海林	合计持有股份	34. 1614	0. 114	0. 115	29. 4614	0. 099	0. 099
	其中: 无限售条件股份	8. 5404	0. 029	0. 029	3. 8404	0. 013	0.013
	有限售条件股 份	25. 6210	0. 086	0. 086	25. 6210	0. 086	0. 086

注: 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

### 三、其他说明

- 1、上述股东本次减持股份事项未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司规则制度的规定。
- 2、上述股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,本 次减持的实施情况与此前披露的减持计划一致。
- 3、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构、 持续经营产生影响。

### 四、备查文件

1、《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2025年10月21日