# 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

#### 重要内容提示:

### ● 董事、高级管理人员持股的基本情况

公司董事、高级管理人员李科持有公司股份41,447股,占公司股份总数的 0.0687%;董事、高级管理人员吕思遥持有公司股份 32,513 股,占公司股份总数 的 0.0539%;董事、高级管理人员黄宇凯持有公司股份 40,450 股,占公司股份总 数的 0.0671%; 高级管理人员郝玉峰持有公司股份 1,928 股, 占公司股份总数的 0.0032%,高级管理人员张哲持有公司股份 10.474 股,占公司股份总数的 0.0174%。 上述股份来源为股权激励归属及公司实施资本公积转增股本,已于2023年5月 30 日全部上市流通。

#### ● 减持计划的实施结果情况

2025 年 7 月 1 日,公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《海 天瑞声股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号: 2025-021)。 因自身资金需求,李科拟通过集中竞价交易方式减持 10.361 股,占公司股份总 数的 0.0172%; 吕思遥拟通过集中竞价交易方式减持 8,128 股,占公司股份总数 的 0.0135%; 黄宇凯拟通过集中竞价交易方式减持 10,112 股,占公司股份总数的 0.0168%;郝玉峰拟通过集中竞价交易方式减持482股,占公司股份总数的 0.0008%; 张哲拟通过集中竞价交易方式减持 2,618 股, 占公司股份总数的 0.0043%。减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。

2025年10月22日,公司收到以上董事、高级管理人员出具的《上市公司 股份减持结果告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划期间已届满,具体情

# 况如下:

### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	李科
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
肌た白が	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	41,447股
持股比例	0.0687%
当前持股股份来源	股权激励取得: 41,447股(含资本公积	只转增股本)

股东名称	吕思遥
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
<b>いた</b> 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	32,513股
持股比例	0.0539%
当前持股股份来源	股权激励取得: 32,513股(含资本公积转增股本)

股东名称	黄宇凯
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
<b>いた</b> 白 小	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	40,450股

持周	<b>股比例</b>	0.0671%
当前	前持股股份来源	股权激励取得:	40,450股(含资本公积转增股本)

股东名称	郝玉峰
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
m 七 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	1,928股
持股比例	0.0032%
当前持股股份来源	股权激励取得: 1,928股(含资本公积转增股本)

股东名称	张哲
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
III + 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: /
持股数量	10,474股
持股比例	0.0174%
当前持股股份来源	股权激励取得: 10,474股(含资本公积	【转增股本)

上述减持主体无一致行动人。

### 二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	李科
减持计划首次披露日期	2025年7月1日
减持数量	0股
减持期间	2025年7月23日~2025年10月22日
减持方式及对应减持数	作力 亲 价 社
量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0~0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成: 10,361 股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过: 0.0172%
当前持股数量	41,447股
当前持股比例	0.0687%

股东名称	吕思遥
减持计划首次披露日期	2025年7月1日
减持数量	8,128股
减持期间	2025年10月22日~2025年10月22日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 8,128 股
量	来中见川飒时, 6,126 <b>风</b>
减持价格区间	111.28~111.39元/股
减持总金额	904,636.30元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0135%
原计划减持比例	不超过: 0.0135%
当前持股数量	24,385股
当前持股比例	0.0404%

股东名称	黄宇凯
减持计划首次披露日期	2025年7月1日
减持数量	0股
减持期间	2025年7月23日~2025年10月22日
减持方式及对应减持数	作力 辛 价 对 技
量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0~0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成: 10,112 股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过: 0.0168%
当前持股数量	40,450股
当前持股比例	0.0671%

股东名称	郝玉峰
减持计划首次披露日期	2025年7月1日
减持数量	482股
减持期间	2025年10月21日~2025年10月21日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持,482股
量	来中見加減付,462 成
减持价格区间	113.40~113.40元/股
减持总金额	54,658.80元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0008%
原计划减持比例	不超过: 0.0008%

当前持股数量	1,446股
当前持股比例	0.0024%

股东名称	张哲
减持计划首次披露日期	2025年7月1日
减持数量	2,600股
减持期间	2025年10月17日~2025年10月17日
减持方式及对应减持数	集山辛松斌技 2 600 W
量	集中竞价减持,2,600 股
减持价格区间	111.40~111.40元/股
减持总金额	289,640.00元
减持完成情况	未完成: 18 股
减持比例	0.0043%
原计划减持比例	不超过: 0.0043%
当前持股数量	7,874股
当前持股比例	0.0131%

注:实际减持数量 2,600 股与计划减持数量 2,618 股相差 18 股, 系零碎股未成交所致。

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否
- (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

# (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2025年10月23日