广东九联科技股份有限公司 关于 5%以上股东及董监高、核心技术人员减持股份 结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

重要内容提示:

● 5%以上股东、董监高及核心技术人员持股的基本情况

本次减持计划前,广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"九联 科技")5%以上股东、董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士持有公司 26, 181, 820 股股份, 占公司总股本比例为 5, 2364%; 公司股东、董事、副总经理、 核心技术人员许华先生持有公司 16, 181, 820 股股份, 占公司总股本比例为 3.2364%:公司股东、财务总监凌俊先生持有公司10,200,000股股份,占公司总 股本比例为 2,0400%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得股份,已于2024年3月25日解除限 售并上市流通。

本次减持计划前,惠州市海纳百川科技有限公司(以下简称"海纳百川") 持有公司股份 2,628,500 股,占公司总股本 0,5257%。惠州市海融科技有限公司 (以下简称"海融科技") 持有公司股份 780,020 股, 占公司总股本 0.1560%。 海纳百川及海融科技均为广东九联科技股份有限公司员工持股平台。

公司原监事会监事梁文娟女士、邱星明先生及原监事刘晓燕女士的配偶刘文 燕先生、公司核心技术人员郑广平先生、何云华先生均通过九联科技员工持股平 台间接持有公司股份。原监事梁文娟女士通过九联科技员工持股平台间接合计持 有公司股份 392,500 股,占公司总股本比例为 0.0785%;原监事邱星明先生通过 九联科技员工持股平台间接合计持有公司股份 50,000 股,占公司总股本比例为 0.0100%; 原监事刘晓燕女士的配偶刘文燕先生通过九联科技员工持股平台间接 合计持有公司股份 330,000 股,占公司总股本比例为 0.0660%; 郑广平先生通过 九联科技员工持股平台间接持有公司股份 250,000 股,占公司总股本比例为 0.0500%; 何云华先生通过九联科技员工持股平台间接持有公司股份 120,000 股,占公司总股本比例为 0.0240%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得股份,已于2022年3月23日解除限售并上市流通。

● 减持计划的内容及实施结果情况

公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露了《广东九联科技股份有限公司关于 5%以上股东及董监高、核心技术人员减持股份计划公告》(公告编号: 2025-037),公司股东胡嘉惠女士、许华先生、凌俊先生拟通过集中竞价和大宗交易的方式,减持其所持有公司的股份分别不超过6,000,000 股、不超过4,000,000 股、不超过2,500,000 股;股东梁文娟女士、刘文燕先生、郑广平先生拟通过间接持股平台海纳百川以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过430,625 股;股东邱星明先生、何云华先生拟通过间接持股平台海融科技以集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过130,000 股。减持期间为自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格确定。

公司于近日收到上述股东的通知,截至本公告披露日,股东胡嘉惠女士、许华先生、凌俊先生分别减持公司股份 5,976,500 股、3,995,000 股、2,490,000 股,占公司目前总股本的比例分别为 1.1953%、0.7990%、0.4980%; 股东梁文娟女士、刘文燕先生、郑广平先生通过间接持股平台海纳百川共减持公司股份428,425 股,占公司目前总股本的比例为 0.0857%; 股东邱星明先生、何云华先生通过间接持股平台海融科技共减持公司股份120,000 股,占公司目前总股本的比例为 0.0240%。本次减持计划时间区间已届满,现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	胡嘉惠
------	-----

加大白小	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
	直接持股 5%以上股东	√是 □否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	26, 181, 820股
持股比例	5. 2364%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 26, 181, 820股

股东名称	许华
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
いた 白 //	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他:核心技术人员
持股数量	16, 181, 820股
持股比例	3. 2364%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 16, 181, 820股

股东名称	凌俊
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否
い た 白 八	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份 	董事、监事和高级管理人员	√是 □否
	其他: 无
持股数量	10, 200, 000股
持股比例	2. 0400%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 10, 200, 000股

股东名称	惠州市海纳百川科技有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	□是 √否

	直接持股 5%以上股东	□是 √否
	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 含原监事(或其配偶)、	核心技术人员
持股数量	2, 628, 500股
持股比例	0. 5257%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 2,628,500股

股东名称	惠州市海融科技有限公司
	控股股东、实控人及一致行动人	□是 ✓否
m ★ 白 //\	直接持股 5%以上股东	□是 √否
股东身份	董事、监事和高级管理人员	□是 √否
	其他: 含原监事、核心技术人员
持股数量	780,020股
持股比例	0. 1560%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 780,020股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)5%以上股东、董监高及核心技术人员因以下事项披露减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满

股东名称	胡嘉惠
减持计划首次披露日期	2025年7月5日
减持数量	5, 976, 500股
减持期间	2025年8月5日~2025年10月16日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 3, 976, 700 股
量	大宗交易减持,1,999,800 股
减持价格区间	9.00~10.84元/股

减持总金额	57, 768, 793. 37元
减持完成情况	未完成: 23,500 股
减持比例	1. 1953%
原计划减持比例	不超过: 1.2000%
当前持股数量	20, 205, 320股
当前持股比例	4. 0411%

股东名称	许华
减持计划首次披露日期	2025年7月5日
减持数量	3,995,000股
减持期间	2025年7月28日~2025年10月20日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 1,995,000 股
皇里	大宗交易减持, 2,000,000 股
减持价格区间	9.00~11.11元/股
减持总金额	38, 479, 224元
减持完成情况	未完成: 5,000 股
减持比例	0. 7990%
原计划减持比例	不超过: 0.8000%
当前持股数量	12, 186, 820股
当前持股比例	2. 4374%

股东名称	凌俊
减持计划首次披露日期	2025年7月5日
减持数量	2, 490, 000股
减持期间	2025年7月28日~2025年7月31日
减持方式及对应减持数	集中竞价减持, 2, 490, 000 股
量	来中见川城村,2,490,000 成
减持价格区间	10.40~10.79元/股
减持总金额	26, 408, 864. 30元

减持完成情况	未完成: 10,000 股
减持比例	0. 4980%
原计划减持比例	不超过: 0.5000%
当前持股数量	7,710,000股
当前持股比例	1. 5420%

股东名称	惠州市海纳百川科技有限公司
减持计划首次披露日期	2025年7月5日
减持数量	428, 425股
减持期间	2025年7月30日~2025年10月21日
减持方式及对应减持数	集山辛松斌技 490 495 W
量	集中竞价减持,428, 425 股
减持价格区间	9. 24~10. 58元/股
减持总金额	4, 424, 711. 68元
减持完成情况	未完成: 2,200 股
减持比例	0. 0857%
原计划减持比例	不超过: 0.0861%
当前持股数量	2, 200, 075股
当前持股比例	0. 4400%

股东名称	惠州市海融科技有限公司
减持计划首次披露日期	2025年7月5日
减持数量	120,000股
减持期间	2025年7月29日~2025年7月29日
减持方式及对应减持数	集山辛松斌扶 120 000 股
量里	集中竞价减持, 120,000 股
减持价格区间	10.69~10.70元/股
减持总金额	1, 283, 062. 93元
减持完成情况	未完成: 10,000 股

减持比例	0. 0240%
原计划减持比例	不超过: 0.0260%
当前持股数量	600,020股
当前持股比例	0. 1200%

(二)	本次实际减持情况与	此前披	露的减持计	划、承诺是否	一致	√是 □否
(三)	减持时间区间届满,	是否未	实施减持	□未实施	√已实施
(四)	实际减持是否未达到	减持计	划最低减持	数量(比例)	□未达到	√已达到
(五)	是否提前终止减持计	-划	□是 √否

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日