## 北京东土科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司(以下简称"东土科技""上市公司""公司") 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司100.00%股份,并募集配套资金。(以下简称"本次交易""本次 重大资产重组")。

因本次交易尚处于筹划阶段,有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公 司股票(简称: 东土科技: 代码: 300353) 自 2025年10月21日(星期二)开 市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2025年10月21 日披露的《北京东土科技股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产事项的 停牌公告》(公告编号: 2025-098 号)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要 求,公司现将停牌前1个交易日(2025年10月20日)前10大股东和前10大 流通股股东的名称或姓名、持股数量公告如下:

## 一、前十大股东持股情况

截至 2025 年 10 月 20 日,公司前十大股东的名称或姓名、持股数量及持股 比例情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名              | 持股数量(股)    | 占公司总股本<br>比例(%) |
|----|----------------------|------------|-----------------|
| 1  | 李平                   | 87,739,517 | 14.27           |
| 2  | 杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 20,995,300 | 3.41            |
| 3  | 郭劲松                  | 8,149,400  | 1.33            |

| 序号 | 股东名称/姓名               | 持股数量(股)   | 占公司总股本<br>比例(%) |
|----|-----------------------|-----------|-----------------|
| 4  | 薛百华                   | 6,632,700 | 1.08            |
| 5  | 中信建投证券股份有限公司          | 6,251,308 | 1.02            |
| 6  | 李红英                   | 6,067,000 | 0.99            |
| 7  | 蒋凌峰                   | 5,864,070 | 0.95            |
| 8  | 林哲莹                   | 5,830,783 | 0.95            |
| 9  | 蒋仁生                   | 5,376,300 | 0.87            |
| 10 | 汇能新(上海)工业科技合伙企业(有限合伙) | 4,529,700 | 0.74            |

## 二、前十大流通股股东持股情况

截至 2025 年 10 月 20 日,公司前十大流通股股东的名称或姓名、持股数量及持股比例情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名                   | 持股数量(股)    | 占无限售流通股<br>份比例(%) |
|----|---------------------------|------------|-------------------|
| 1  | 李平                        | 21,934,879 | 4.07              |
| 2  | 杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙)      | 20,995,300 | 3.90              |
| 3  | 郭劲松                       | 8,149,400  | 1.51              |
| 4  | 中信建投证券股份有限公司              | 6,251,308  | 1.16              |
| 5  | 李红英                       | 6,067,000  | 1.13              |
| 6  | 蒋凌峰                       | 5,864,070  | 1.09              |
| 7  | 林哲莹                       | 5,830,783  | 1.08              |
| 8  | 蒋仁生                       | 5,376,300  | 1.00              |
| 9  | 汇能新(上海)工业科技合伙企业(有限<br>合伙) | 4,529,700  | 0.84              |
| 10 | 吴特军                       | 4,264,111  | 0.79              |

## 三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会 2025年10月31日