国信证券股份有限公司

关于上市公司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况

的核查意见

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股

份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限

公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的

独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日的波动情况进行

了核查，具体情况如下：

一、上市公司股价波动情况

本次交易相关事项的首次发布日期为2025年9月26日，为确保公平信息披露，避

免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本次交易信息

发布前20个交易日的公司股票（股票代码（301099.SZ）、创业板指（399006.SZ）以

及电子元器件指数（886062.WI））价格波动情况如下：

项目
公告前第21个交易日

（2025年8月28日）

公告前第1个交易日

（2025年9月25日）
涨跌幅

雅创电子股票收盘价（元/股） 40.28 40.55 0.67%

创业板指（399006.SZ）收盘值 2,827.17 3,235.76 14.45%

电子元器件指数（886062.WI）收

盘值
9,755.18 10,805.63 10.77%

剔除大盘因素影响涨跌幅 -13.78%

剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -10.10%

注：公司主要从事电子元器件分销业务和电源管理IC自主研发设计业务，行业指数对应电子

元器件指数（886062.WI）。
数据来源：WIND
综上所述，公司股票价格在本次交易公告前20个交易日的区间内的累计涨跌幅为

0.67%，未超过20%；剔除大盘因素（参考创业板指）和同行业板块因素（参考电子

元器件指数）影响，公司股价在本次交易公告前20个交易日内累计涨跌幅分别为

-13.78%和-10.10%，均未超过20%，不存在异常波动。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8

号——重大资产重组》等相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司

股价在本次交易信息首次公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常

波动情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上市公司本次交易信息公布前公司股

票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： ____________ ____________

郑文英 孙 婕

国信证券股份有限公司

2025 年 12 月 30 日