# 浙江康恩贝制药股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

权益变动方向	<input type="checkbox"/> 比例增加 <input checked="" type="checkbox"/> 比例减少
权益变动前合计比例	10.480%
权益变动后合计比例	9.717%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否触发强制要约收购义务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

#### (一) 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	<input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
---------------	--

#### (二) 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
胡季强	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用

#### (三) 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
康恩贝集团有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他直接持股股东	91330000142938002J

说明：根据中国证监会《上市公司收购管理办法》有关规定，因胡季强先生为康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）的实际控制人，两者系一致行动人。

## 二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

### (一) 前次权益变动触及 1%刻度情况

2026 年 1 月 16 日，康恩贝集团通过大宗交易的方式向公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司转让其所持有的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份 50,659,020 股，导致公司持股 5%以上股东及其一致行动人胡季强先生、康恩贝集团合计持有本公司股份数量由 316,358,576 股减少至 265,699,566 股，占公司当时总股本的比例由 12.484%减少至 10.481%，权益变动比例触及 1%刻度，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日披露的 2026-004 号《关于第二大股东康恩贝集团减持股份结果暨权益变动触及 1%刻度的公告》。

### (二) 本次权益变动触及 1%刻度情况

2026 年 1 月 26 日，公司收到股东胡季强先生出具的《告知函》，胡季强先生因发展其控制的企业业务资金需求，于 2026 年 1 月 20 日至 1 月 26 日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计减持本公司股份 19,335,500 股，减持均价 4.614 元/股，减持比例占公司现总股本 2,535,311,641 股（按 2026 年 1 月 23 日股本计，下同）的 0.763%，导致胡季强先生及康恩贝集团合计持有公司股份数量由 265,699,556 股减少至 246,364,056 股，占公司现总股本的比例由 10.480%减少至 9.717%，权益变动比例触及 1%刻度。

具体情况如下：

投资者名称	变动前股数 (股)	变动前比 例 (%)	变动后股数 (股)	变动后比 例 (%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间
发生直接持股变动的主体：
胡季强	87,170,005	3.438%	67,834,505	2.676%	集中竞价 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 <input type="checkbox"/>	2026/1/20 - 2026/1/26
未发生直接持股变动的主体：
康恩贝集团 有限公司	178,529,551	7.042%	178,529,551	7.042%	/	/
合计	265,699,556	10.480%	246,364,056	9.717%	--	--

说明：由于胡季强先生减持期间处于公司 2022 年股票期权激励计划行权期，激励对象持续行权导致公司总股本的增大，胡季强先生及康恩贝集团权益变动前后的持股比例按 2026 年 1 月 23 日公司总股本计算。

### 三、其他说明

(一) 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第二条规定, 因胡季强先生本次减持其股票账户中所持本公司股份的性质为其分别于 2012 年、2015 年参与认购本公司非公开发行股份而取得的上市公司股份, 不适用该指引第十条有关股东减持股份需提前 15 个交易日披露减持计划的规定。

(二) 本次权益变动不触及要约收购, 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(三) 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。

(四) 本次权益变动系持股 5%以上的公司非控股股东减持, 不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响, 不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 27 日