## 江苏卓胜微电子股份有限公司

### 关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人许志翰先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生及其一致行动人无锡汇智联合投资企业（有限合伙）、YI GEBING（易戈兵）女士、ZHANG YU(张昱)女士分别出具的《关于自愿不减持江苏卓胜微电子股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

#### 一、承诺主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司实际控制人许志翰先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生及其一致行动人无锡汇智联合投资企业（有限合伙）、YI GEBING（易戈兵）女士、ZHANG YU(张昱)女士自愿承诺：自承诺函出具之日起6个月内（即2026年2月12日起至2026年8月11日止），不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。

#### 二、承诺主体及持股情况

截至本公告披露日，公司实际控制人许志翰先生、FENG CHENHUI（冯晨晖）先生、TANG ZHUANG（唐壮）先生及其一致行动人无锡汇智联合投资企业（有限合伙）、YI GEBING（易戈兵）女士、ZHANG YU(张昱)女士持股情况如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	占现有总股本比例（%）
1	许志翰	17,152,005	3.21
2	FENG CHENHUI (冯晨晖)	38,887,861	7.27

3	TANG ZHUANG (唐壮)	8,161,831	1.53
4	无锡汇智联合投资企业 (有限合伙)	59,209,013	11.07
5	YI GEBING (易戈兵)	30,084,742	5.62
6	ZHANG YU (张昱)	17,152,005	3.21
<b>合计</b>		<b>170,647,457</b>	<b>31.90</b>

注：上述表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

### 三、其他相关说明

公司董事会将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对上述承诺事项的履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

承诺主体出具的《关于自愿不减持江苏卓胜微电子股份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2026年2月12日