证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-010

南亚新材料科技股份有限公司

部分实际控制人、部分董事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 股东及董事持有股份的基本情况

本次减持计划实施前，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

实际控制人、董事包秀春先生直接持有公司股份 2,597,621 股，占公司总股本的

1.11%；实际控制人郑广乐先生直接持有公司股份 1,549,853 股，占公司总股本

的 0.66%；实际控制人黄剑克先生直接持有公司股份 1,246,543 股，占公司总股

本的 0.53%；实际控制人包秀良先生直接持有公司股份 433,171 股，占公司总股

本的 0.18%；实际控制人包爱兰女士直接持有公司股份 345,095 股，占公司总股

本的 0.15%；实际控制人高海先生直接持有公司股份 326,109 股，占公司总股本

的 0.14%。前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2024 年 2 月

19 日解除限售并上市流通。

董事郑晓远先生直接持有公司股份 2,263,910 股，占公司总股本的 0.96%。

前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 2 月 18 日解除限

售并上市流通。

 减持计划的实施结果情况

公司于 2026 年 1 月 6 日披露了《部分实际控制人、部分董事减持股份计划

公告》，本次减持计划涉及 7名股东，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后

的 3个月内进行。截至本公告披露日，包秀春先生减持公司股份 649,000 股，占

公司总股本的比例为 0.28%；郑广乐先生减持公司股份 387,000 股，占公司总股

本的比例为 0.16%；黄剑克先生减持公司股份 312,000 股，占公司总股本的比例

为 0.13%；包秀良先生减持公司股份 108,000 股，占公司总股本的比例为 0.05%；

包爱兰女士减持公司股份 87,000 股，占公司总股本的比例为 0.04%；高海先生

减持公司股份 326,109 股，占公司总股本的比例为 0.14%；郑晓远先生减持公司

股份 565,000 股，占公司总股本的比例为 0.24%。本次减持计划已实施完毕，具

体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 包秀春

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 √是□否

其他：不适用

持股数量 2,597,621股

持股比例 1.11%

当前持股股份来源 IPO 前取得：2,597,621股

股东名称 郑广乐

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 □是√否

其他：不适用

持股数量 1,549,853股

持股比例 0.66%

当前持股股份来源 IPO 前取得：1,549,853股

股东名称 黄剑克

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 □是√否

其他：不适用

持股数量 1,246,543股

持股比例 0.53%

当前持股股份来源 IPO 前取得：1,246,543股

股东名称 包秀良

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 □是√否

其他：不适用

持股数量 433,171股

持股比例 0.18%

当前持股股份来源 IPO 前取得：433,171股

股东名称 包爱兰

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 □是√否

其他：不适用

持股数量 345,095股

持股比例 0.15%

当前持股股份来源 IPO 前取得：345,095股

股东名称 高海

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 √是□否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 □是√否

其他：不适用

持股数量 326,109股

持股比例 0.14%

当前持股股份来源 IPO 前取得：326,109股

股东名称 郑晓远

股东身份

控股股东、实控人及一致行动人 □是√否

直接持股 5%以上股东 □是√否

董事、监事和高级管理人员 √是□否

其他：不适用

持股数量 2,263,910股

持股比例 0.96%

当前持股股份来源 IPO 前取得：2,263,910股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称
持有数量

（股）
持有比例 一致行动关系形成原因

第一组 包秀春 2,597,621 1.11% 公司实际控制人为包秀

银、包秀春、周巨芬、

包爱芳、包秀良、包爱

兰、郑广乐、黄剑克和

高海等 9 名自然人，前

述实际控制人与包思

娇、包航榆及包垚崇签

署《一致行动协议》，

构成一致行动关系；全

体实控人合计持有南亚

集团 47.76%的股权，实

际控制南亚集团，包欣

洋系包秀银儿子，龚缨

系实控人高海配偶，根

据《上市公司收购管理

办法》相关规定,与实控

人包秀银、高海构成一

致行动关系。

郑广乐 1,549,853 0.66%

黄剑克 1,246,543 0.53%

包秀良 433,171 0.18%

包爱兰 345,095 0.15%

高海 326,109 0.14%

包秀银 11,210,268 4.77%

包爱芳 721,308 0.31%

周巨芬 409,526 0.17%

包垚崇 136,510 0.06%

包思娇 136,508 0.06%

包航榆 136,508 0.06%

包欣洋 26,138 0.00%

龚缨 10,218 0.00%

上海南亚科技 126,048,600 53.69%

集团有限公司

合计 145,333,976 61.90% —

二、减持计划的实施结果

（一）股东及董事因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称 包秀春

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 649,000股

减持期间 2026 年 2 月 2 日～2026 年 3 月 4 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，649,000 股

减持价格区间 78.00～122.00元/股

减持总金额 67,154,716.05元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.28%

原计划减持比例 不超过：0.28%

当前持股数量 1,948,621股

当前持股比例 0.83%

股东名称 郑广乐

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 387,000股

减持期间 2026 年 1 月 30 日～2026 年 3 月 4 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，387,000 股

减持价格区间 80.00～122.00元/股

减持总金额 37,323,331.42元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.16%

原计划减持比例 不超过：0.16%

当前持股数量 1,162,853股

当前持股比例 0.50%

股东名称 黄剑克

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 312,000股

减持期间 2026 年 1 月 28 日～2026 年 2 月 26 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，312,000 股

减持价格区间 80.07～120.26元/股

减持总金额 30,758,340.07元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.13%

原计划减持比例 不超过：0.13%

当前持股数量 934,543股

当前持股比例 0.40%

股东名称 包秀良

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 108,000股

减持期间 2026 年 1 月 30 日～2026 年 3 月 4 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，108,000 股

减持价格区间 80.00～120.50元/股

减持总金额 10,329,400元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.05%

原计划减持比例 不超过：0.05%

当前持股数量 325,171股

当前持股比例 0.14%

股东名称 包爱兰

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 87,000股

减持期间 2026 年 1 月 28 日～2026 年 2 月 11 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，87,000 股

减持价格区间 80.00～105.00元/股

减持总金额 8,157,500元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.04%

原计划减持比例 不超过：0.04%

当前持股数量 258,095股

当前持股比例 0.11%

股东名称 高海

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 326,109股

减持期间 2026 年 2 月 6 日～2026 年 3 月 4 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，326,109 股

减持价格区间 81.05～117.20元/股

减持总金额 33,714,553.36元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.14%

原计划减持比例 不超过：0.14%

当前持股数量 0股

当前持股比例 0%

股东名称 郑晓远

减持计划首次披露日期 2026 年 1 月 6 日

减持数量 565,000股

减持期间 2026 年 1 月 30 日～2026 年 3 月 4 日

减持方式及对应减持数量 集中竞价减持，565,000 股

减持价格区间 80.16～120.00元/股

减持总金额 54,993,879.23元

减持完成情况 已完成

减持比例 0.24%

原计划减持比例 不超过：0.24%

当前持股数量 1,698,910股

当前持股比例 0.72%

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是□否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（六）是否提前终止减持计划 □是√否

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026-03-05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