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证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代码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证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简称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控
公告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号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2018

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司控股股东股份权益变动的提示性公告

特别提示：

1、深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）拟以现金全额认购深圳市英唐智能

控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）非公开发行股份21,000万股（最终认购

的数量以中国证监会核准文件的要求为准），同时协议受让公司现任控股股东胡庆周先生5,400万

股股份。本次权益变动事项完成后，赛格集团合计持有英唐智控的股份占英唐智控发行后总股本

的20.63%。赛格集团将成为公司的控股股东。公司现任控股股东及实际控制人胡庆周持股比例将

下降为13.67%（上述变动事项以下简称为“本次权益变动事项”）。

2、公司本次非公开发行股票的有关事项经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审

议通过并经中国证监会审核通过，并按照国有资产监督管理机构规定完成批准或核准程序。股权

协议受让事项尚需国有资产监督管理机构审批通过，需签署正式股权转让协议并经深圳证券交易

所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让的过户手续。本

次权益变动事项能否获得该等批准或核准存在不确定性，提请投资者注意本次权益变动事项存在

无法获得批准的风险。

3、截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人胡庆周持有公司228,925,008股股份，持

股比例为21.40%（该数据为截至本公告披露日，公司控股股东登记在中国登记结算公司的

283,925,008股股份，扣除其已协议转让但未完成过户登记的55,000,000股股份）。胡庆周先生累

计质押股份为283,172,080股，占其所持公司股份总数的99.73%。若胡庆周先生协议转让给赛格

集团的股份所涉质押的部分未能按约定解除质押，则本次协议转让存在无法完成的风险。

一、本次权益变动事项的情况概述

为进一步提升公司的业务规模、盈利能力和抗风险能力，推动英唐智控的可持

续发展，实现上市公司战略发展规划，为股东创造更大的价值，公司拟引入战略投

资人赛格集团，向赛格集团非公开发行不超过本次发行前总股本的20%即21,000万股

（最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准），拟募集资金总额不超过

210,000万元，用于收购深圳市吉利通电子有限公司（以下简称“吉利通”）100%股

权及补充流动资金。公司已于2018年10月9日与赛格集团签署了《附条件生效的股份

认购协议》。

同时，公司现任控股股东胡庆周先生拟向赛格集团协议转让5,400万股公司股

票，胡庆周先生已于2018年10月9日与赛格集团签署了《附条件生效的股份转让框架

协议》。上述安排为一揽子交易，即股权转让框架协议的生效与执行以公司定向增发

获得证监会核准并满足发行条件为前提。此外，根据《附条件生效的股份转让框架

协议》，若公司本次非公开发行股份数量少于21,000万股，胡庆周先生承诺按协议约

定的条件自行或协调第三方向赛格集团转让差额部分股份，以使得赛格集团最终持

有的公司股份数量不低于2.64亿股且成为公司的第一大股东。本次非公开发行股票

完成后，赛格集团持有的股份数量将超过胡庆周先生所持股份数量，同时赛格集团

根据《附条件生效的股份认购协议》之约定有权推荐半数以上董事及监事人选，届

时赛格集团将成为公司控股股东，深圳市国资委将成为公司实际控制人。

本次权益变动事项完成之后，公司现任控股股东胡庆周先生、赛格集团持股及

公司总股本变化情况如下：

股东姓名
交易

方式

本次权益变动完成前情况 本次权益变动完成后情况

持股数

（股）
公司总股本

占总股

本比例

（%）

股数

（股）

公司总股本

（股）

占总股

本比例

（%）

胡庆周
协议

转让
228,925,008 1,069,526,426 21.40 174,925,008 1,279,526,426 13.67

赛格

集团

认购非

公开发

行股份

及协议

转让

--- 1,069,526,426 --- 264,000,000 1,279,526,426 20.63

注：胡庆周先生持有公司股份228,925,008股，持股比例为21.40%（该数据为截至本公告披

露日，其登记在中国登记结算公司的283,925,008股股份，扣除其已协议转让但未完成过户登记

的55,000,000股股份）。

本次权益变动事项中的非公开发行股份事项已经公司第四届董事会第十次会

议、第四届监事会第八次会议审议通过，还需经公司股东大会审议通过并经中国证

监会审核通过，并按照国有资产监督管理机构规定完成批准或核准程序。股权协议

受让事项尚需国有资产监督管理机构审批通过，需签署正式股权转让协议并经深圳

证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协

议转让的过户手续。具体内容请见公司2018年10月10日在创业板指定信息披露网站

巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次权益变动对象情况介绍

（一）胡庆周先生情况介绍

姓名：胡庆周

曾用名：无

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：110108196810******

住址：广东省深圳市福田区景田南四街30号******

通讯地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）赛格集团情况介绍

1、基本情况

企业名称 深圳市赛格集团有限公司

成立时间 1984年08月23日

法定代表人 王宝

注册资本 153136万元人民币

统一社会信用代码 91440300192180930F

注册地址 深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼

经营范围

电子产品,家用电器,玩具,电子电信设备及器材、仪器仪表、

汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项

目的生产研究(生产场地另办执照);承接各种电子系统工程项

目;开办电子通信类专业市场;人才培训;房地产开发(在合法取

得土地使用权的地块上从事开发);房地产经纪;货运代理;物流

仓储;深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务;

网络和信息工程的技术开发及维护;经营进出口业务;赛格注册

商标有偿使用许可;投资咨询;投资管理;代理记账;企业登记代

理。

2、股权结构及控制关系

截至本公告披露日，深圳市国资委直接持有赛格集团42.85%股权，通过深圳市

远致投资有限公司间接持有赛格集团26.12%股权，为赛格集团控股股东和实际控制

人。

3、主营业务情况

赛格集团是一家以电子高科技为主体，围绕节能半导体器件制造与电子专业市

场发展的综合大型国有企业集团。赛格集团下属企业所涉及的产业范围较广，形成

了半导体器件制造、电子专业市场运营、房地产与物业经营及战略性新兴产业投资

等多元化经营的产业格局。

4、简要财务数据

赛格集团最近一年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2017-12-31

流动资产 722,443.67

非流动资产 376,028.93

资产合计 1,098,472.61

流动负债合计 536,875.88

非流动负债合计 104,422.99

负债合计 641,298.88

所有者权益合计 457,173.73

项目 2017年

营业收入 338,944.32

营业利润 42,907.10

利润总额 43,095.36

净利润 29,189.66

三、赛格集团与英唐智控签署的《附条件生效的股份认购协议》主要内容

（一）认购主体及签订时间

认购对象：赛格集团

发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司

签订日期：2018 年10月9日

（二）认购方式、认购价格、支付方式及限售期

1、认购方式与支付方式

本次非公开发行的股份数量不超过21,000万股，全部由赛格集团以现金方式认

购。本次非公开发行股票获得中国证监会核准且乙方收到甲方发出的股票认购款缴

纳通知之日起5个工作日内，以现金方式一次性将全部股票认购价款划入本次发行承

销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项

存储账户。

2、认购价格

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的定价原则，双方同意甲

方本次非公开发行股票的发行价格确定为本次非公开发行股票的发行期首日前二十

个交易日甲方股票均价的百分之九十。

3、限售期

本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。因分配股票股利、资本公积金

转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守前述股票限售安排。

（三）合同的生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列

全部条件后生效：

（1）英唐智控董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜及本协议；

（2）赛格集团董事会审议通过本协议；

（3）中国证监会核准甲方本次非公开发行股票事宜。

（4）深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及赛格集团股东会批准赛格集团

最终认购英唐智控本次非公开发行股票及相关联的股份协议转让事宜。

（四）违约责任条款

一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违

约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

四、赛格集团与胡庆周签署的《附条件生效的股份转让框架协议》主要内容

（一）签订主体及签订时间

受让方：赛格集团

转让方：胡庆周

签订日期：2018 年10月9日

（二）目标股份和转让价款

赛格集团同意受让胡庆周持有的英唐智控5,400万股股份及相应权益（以下称

“目标股份”）。

目标股份转让的定价基准日为非公开发行股票的发行期首日（具体指深圳市英

唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之附条件生效的股份认购协议

中约定的发行期首日），每股转让价格为定价基准日前一交易日英唐智控股票收盘价

的百分之九十。

（三）目标股份转让价款的支付

赛格集团应于正式股份转让协议生效之日起10个工作日内，向胡庆周指定的银

行账户支付75%转让价款；办理完股份过户手续后10个工作日内支付25%转让价款。

各方一致同意，股份转让协议项下因目标股份转让而产生的税、费等相关费

用，以及由于实际转让价格与协议转让价格存在差异而导致的税、费等相关费用，

由各方根据相关法律法规的规定自行承担。

（四）协议生效、修改

1、本协议自各方签字或其法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章后成立，

并在满足下列条件后生效：

（1）赛格集团的董事会审议通过本协议；

（2）《深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之附条件

生效的股份认购协议》生效。

2、本协议的任何修改与补充均应采用书面形式。

五、其他事项

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第  15 号——权益变动报告书》等相关规定，公司已披露赛格集团的

《详式权益变动报告书》、胡庆周先生的《简式权益变动报告书》，详细内容见公司

于2018年10月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关权益变动报

告书。

六、备查文件

1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之附条件生

效的股份认购协议》；

2、《深圳市赛格集团有限公司与胡庆周之附条件生效的股份转让框架协议》；

3、胡庆周编制的《简式权益变动报告书》；

4、赛格集团编制的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董   事   会

2018年10月12日