证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业     编号：临2022-119

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《立案告知书》（编号：证监立案字 0252022001 号），因涉嫌 A 股

某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》

《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于 2022 年

1 月 24 日决定对公司立案。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日披

露于证券时报和巨潮资讯网的临 2022-064 赣锋锂业关于收到中国证

监会立案告知书的公告。

2022 年 12 月 6 日，公司收到中国证监会江西监管局出具的《行

政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2022〕4 号），现将告知书相关内

容公告如下：

一、《行政处罚事先告知书》相关内容

江西赣锋锂业集团股份有限公司、李良彬、欧阳明：

江西赣锋锂业集团股份有限公司（曾用名江西赣锋锂业股份有

限公司，以下简称赣锋锂业）涉嫌内幕交易江西特种电机股份有限

公司（以下简称江特电机或＊ST江特）股票案已由我局调查完毕。

我局拟依法对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚

所根据的违法事实、理由、依据及你们依法享有的相关权利予以告

知。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经查明，你们涉嫌违法的事实如下：

（一）内幕信息的形成和公开过程

2020年4月29日，江特电机披露公告称，由于公司2018年度、2019

年度连续两年经审计的年度净利润为负值，深交所将对公司股票实行

“退市风险警示”。

2020年6月8日，江特电机向宜春市袁州区人民政府（以下简称袁

州区政府）呈报《化解江特电机退市风险措施报告》，提及多项“预

防面值低于1元退市的措施”，其中包括“引进战略投资者，增强二

级市场信心”等。

不晚于2020年6月9日，江特电机董事卢顺民拟定《成为江特电机

第一大股东方案》，发送给时任董事长朱军。该方案详细说明了战略

投资者可以通过二级市场交易及股票增发方式成为江特电机第一大

股东。江特电机总裁梁云、时任副总裁兼董事会秘书闵银章等高管人

员按此方案积极寻找战略投资者。

2020年6月起，赣锋锂业在袁州区政府的推动下与江特电机接洽。

2020年6月18日，赣锋锂业董事长、总裁李良彬，时任董事会秘

书欧阳明，副总裁、财务总监杨满英等赴江特电机考察，双方就合作

事宜进行交流。

2020年7月4日，赣锋锂业向袁州区政府提出收购江特电机的诉求。

2020年7月8日，袁州区政府对赣锋锂业的诉求进行回复。

2020年7月13日，江特电机和赣锋锂业在袁州区政府的组织下举

行会谈。

2020年8月12日，江特电机和赣锋锂业签订《合作备忘录》，约

定赣锋锂业独家认购江特电机非公开发行的全部股票（发行股票数量

不超过江特电机总股本的30%），成为江特电机的控股股东，李良彬

成为江特电机实际控制人。

2020年8月13日，江特电机披露《关于筹划非公开发行股票事项

的停牌公告》，称江特电机正在筹划非公开发行股票事项，该事项可

能导致公司控股股东及实际控制人变更。

随后赣锋锂业对江特电机开展尽职调查。2020年8月20日，江特

电机披露公告称，因双方未能就避免同业竞争的解决方式等关键条款

达成一致意见，终止筹划本次非公开发行股票事项。

江特电机筹划的非公开发行股票事项，可能导致公司控股股东及

实际控制人变更，属于《证券法》第八十条第二款第八项规定的“持

有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制

公司的情况发行较大变化”，在依法公开前系《证券法》第五十二条

规定的内幕信息。该内幕信息形成时间不晚于2020年6月9日，公开于

2020年8月13日。内幕信息敏感期为2020年6月9日至2020年8月13日。

赣锋锂业李良彬、欧阳明、杨满英，江特电机相关董事及高管人员，

宜春市及袁州区政府相关工作人员等为内幕信息知情人。其中，李良

彬、欧阳明知悉时间不晚于2020年6月18日。

（二）赣锋锂业涉嫌内幕交易“*ST江特”股票

“赣锋锂业”证券账户（资金账号12711582）于2015年5月15日

在长江证券新余堎上路营业部开立，下挂 2个上海股东账户

（B880041403、 F118259096)， 2个深圳股东账户（0800244468、

0015915261），第三方存管账户为工商银行1505201219000019371账

户，该账户归赣锋锂业所有，由证券部具体负责投资管理。

受李良彬决策安排，由欧阳明具体负责，证券部员工具体操作，

“赣锋锂业”证券账户在内幕信息敏感期内交易“*ST江特”股票。

2020年6月22日，赣锋锂业转入3000万元至“赣锋锂业”证券账

户。2020年6月23日至7月2日，“赣锋锂业”证券账户买入“*ST江特”

股票15,677,700股，买入金额26,483,753.18元；2020年7月8日至7月9日

全部卖出，卖出金额27,632,905.00元，获利1,105,283.92元。卖出股票

所得资金沉淀在“赣锋锂业”证券账户中。

以上违法事实，有江特电机相关公告、相关证券和银行账户资料、

交易记录、交易所计算数据以及相关人员询问笔录等证据证明，足以

认定。

我局认为，赣锋锂业的上述行为涉嫌违反了《证券法》第五十三

条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十一条第一款所述内幕交

易行为。

对赣锋锂业的内幕交易行为，赣锋锂业董事长、总裁李良彬是直

接负责的主管人员，时任董事会秘书欧阳明是其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据

《证券法》第一百九十一条第一款的规定，我局拟决定：

1、没收江西赣锋锂业集团股份有限公司违法所得1,105,283.92元，

并处以3,315,851.76元罚款；

2、对李良彬给予警告，并处以60万元罚款；

3、对欧阳明给予警告，并处以20万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、

第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规

定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩的权利，

并享有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核

成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，

我局将依照上述事实、理由和依据做出正式的行政处罚决定。

二、对公司的影响及风险提示

1、根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司初步判断本

次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的违规行为未触及《深圳证券

交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违

法强制退市情形及第9.3.1条、第9.4.1条规定的退市风险警示情形，可

能会对江西赣锋锂电科技股份有限公司的分拆上市产生影响，最终结

论以中国证监会江西监管局出具的行政处罚决定书为准。

2、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将吸取教训，

强化内部治理规范性，严格遵守相关法律法规规定，全面提高合规管

理和内部控制水平，避免类似问题的再度发生。

3、公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息

披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公

司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日