# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 本次权益变动为公司持股 5%以上股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司减持股份,自 2023 年 6 月 7 日披露了《威龙葡萄酒股份有限公司股东及一致行动人减持股份计划公告》后,持股比例从 9.32%下降到 7.36%,减持比例为 1.96%,未触及要约收购。
- 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年6月7日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东及一致行动人减持股份计划公告》(公告编号: 2023-046,公司 5%以上股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司:

拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份)通过集合竞价交易方式减持公司股份不超过 6,654,900 股,拟在本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份)通过大宗交易方式减持公司股份不超过 13,309,800 股,共计减持股份数量将不超过 19,964,700 股,不超过公司总股本的 6.00%。

2023 年 6 月 15 日至 6 月 16 日,股东无锡通达进出口贸易有限公司通过大宗交易方式减持公司股份 6,525,000 股,占公司总股本的 1.96%。

本次减持前股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司持有公司股份 31,002,982 股,占公司总股本的比例为 9.32%。

本次减持后股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数

据股份有限公司持有公司股份 24,477,982 股,占公司总股本的比例为 7.36%。

#### 一、 本次权益变动的基本情况

#### (一) 减持主体的基本信息

#### 1、杨光第:

姓名	杨光第
性别	男
身份证号	320201******3010
住所	江苏省无锡市新区硕放镇****号
通讯地址	江苏省无锡市新吴区硕放街道****号
是否拥有其他国家和 地区永久居留权	无

#### 2、无锡通达进出口贸易有限公司

公司名称	无锡通达进出口贸易有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	无锡市新区硕放镇塘南路
通讯地址	江苏省无锡市新吴区硕放街道唐南路117号
法定代表人	杨光第
注册资本	4,500万元
统一社会信用代	913202147439274138
成立日期	2002年12月06日
经营范围	预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;不锈钢管、有色金属、钢铁炉料、电子原件及设备、汽车配件的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东 杨光第,持股比例为51% 杨小华,持股比例为49%

#### 3、华研数据股份有限公司

公司名称	华研数据股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	北京市西城区百万庄大街16号1号楼7层1716
通讯地址	北京西城区西单北大街111号西单国际大厦8层822 室
法定代表人	杨光第

公司名称	华研数据股份有限公司
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91110102MA008U6K4N
成立日期	2016年10月17日
经营范围	互联网信息服务;数据处理;技术咨询、技术开发、技术服务;计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东	杨光第,持股比例为93.96% 陆金海,持股比例为6.04%

#### (二)减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨光第	5%以上非第一	20 127 002	6.05%	协议转让取得: 20,127,982
	大股东	20,127,982	0.05%	股
无锡通达进出口贸	5%以下股东	6 535 000	1.96%	集中竞价交易取得:
易有限公司	3%以下放示	6,525,000	1.90%	6,525,000 股
华研数据股份有限	5%以下股东	4 350 000	1.31%	集中竞价交易取得:
公司	3%以下放示	4,350,000	1.31%	4,350,000 股

公司 2019 年半年度资本公积金每 10 股转增 4.5 股,

转增前,杨光第先生持有公司股份 13,881,367 股,无锡通达进出口贸易有限公司持有公司股份 4,500,000 股,华研数据股份有限公司持有公司股份 3,000,000 股。

转增后,杨光第先生持有公司股份 20,127,982 股,无锡通达进出口贸易有限公司持有公司股份 6,525,000 股,华研数据股份有限公司持有公司股份 4,350,000 股。

### (三) 权益变动明细

	(股)				间(元/股)	数量	股比例
无锡通达进	6, 525, 000	1.96%	大宗交易	2023/6/15 ~	12.58-13.27	0	0
出口贸易有				2023/6/16
限公司

#### 二、 所涉及后续事项

- 1、本次权益变动不涉及要约收购,不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
- 2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2023年6月20日