# 海南机场设施股份有限公司关于持股 5%以上股东的 一致行动人减持计划期限届满的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,供销大集集团股份有限公 司(以下简称"供销大集")持有海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司") 无限售条件流通股 45,089,688 股,占公司总股本的 0.39%。股份来源为根据《海 航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》的相关规定,按 照海南省高级人民法院的裁定,受领海南机场子公司海南海岛临空开发建设有限 公司 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源取得的股份。
- 减持计划的主要内容: 公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《海南机场设施股 份有限公司持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》(公告编号: 2023-037)。供销大集因自身资金需求,计划以集中竞价交易方式或大宗交易方 式减持 45,089,688 股。通过大宗交易方式减持的,将于减持股份计划公告披露 之日起三个交易日后的六个月内进行;通过集中竞价交易方式减持的,将于减持 股份计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行。减持价格根据减持时 的市场价格及交易方式确定。
- 减持计划的实施情况: 公司于 2023 年 12 月 28 日收到供销大集出具的告 知函,供销大集在减持期限内累计减持公司股份 12,140,000 股,占公司总股本 的 0.1063%。截至 2023 年 12 月 27 日,供销大集本次减持计划期限已届满。

#### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
供销大集集团	其他股东: 为公司持股	45, 089, 688	0.39%	其他方式取得:
股份有限公司	5%以上的股东海航基础			45,089,688 股
	控股集团有限公司的一
	致行动人

### 上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	供销大集集团股份有限公	45, 089, 688	0.39%	系海航实业集团有限公
	司			司间接控股企业
	海航基础控股集团有限公	2, 249, 297, 094	19.69%	系海航实业集团有限公
	司			司控股企业
	海航实业集团有限公司	131, 140, 457	1.15%	系海航基础控股集团有
				限公司控股股东
	渤海国际信托股份有限公	24, 720, 518	0. 22%	系海航实业控股股东同
	司一渤海信托 •海航机场集			一控制下企业
	团贷款单一资金信托
	海航集团财务有限公司	12, 808, 349	0.11%	系海航实业控股股东同
				一控制下企业
	海航资产管理集团有限公	5, 230, 009	0.05%	系海航实业集团有限公
	司			司控股企业
	海航酒店(集团)有限公司	2, 140, 966	0.02%	系海航实业集团有限公
				司控股企业
	天津亿城地产有限公司	567, 434	0.005%	系海航资产管理集团有
				限公司控股企业
	海南兴隆温泉康乐园有限	68, 042	0.0006%	系海航资产管理集团有
	公司		_	限公司控股企业
	合计	2, 471, 062, 557	21.63%	_

### 二、减持计划的实施结果

### (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

## 披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	竞价交易减持 期间	减持方 式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情 况	当前持股数量(股)	当前持股比例
供销大集集团股	12, 140, 000	0. 1063%	2023/6/28~	大宗交	3.84-	48, 151, 838	未完成:	32, 949, 688	0. 2884%
份有限公司			2023/12/27	易、集中	4. 15		32, 949, 688
				竞价交			股
				易

()	本次实际减持情况与此	前披露的减持计划、	承诺是否一致√是	□否
(三)	减持时间区间届满,是	否未实施减持□未实	施 √已实施
	实际减持是否未达到减去次减持计划未设置最少是否提前终止减持计划	低减持数量和减持比		√已达到
	特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日