证券代码：300766   证券简称：每日互动   公告编号：2024-013

每日互动股份有限公司

关于股东签署《一致行动协议之补充协议》

暨权益变动的提示性公告

特别提示：

1、本次权益变动是公司回购账户股份变动导致持股比例被动增

减、前期的股东增减持以及本次解除一致行动关系等导致持股比例变

动合计超过 5%所致，不触及要约收购。

2、本次《一致行动协议之补充协议》签署后，沈欣女士不再为

公司实际控制人方毅先生的一致行动人，方毅先生和杭州我了个推投

资管理合伙企业（有限合伙）仍为一致行动人。本次权益变动后，方

毅先生和杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司

股份 66,745,269 股，占公司总股本的 16.73862%，占剔除公司回购专

户股数后公司总股本的 17.01935%；沈欣女士持有公司股份

11,959,285 股，占公司总股本的 2.99929%，占剔除公司回购专户股数

后公司总股本的 3.04949%。

3、沈欣女士主动承诺自其签署承诺函之日起 6 个月内不减持其

所持有的公司股份。

4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化；不会影响

公司的治理结构和持续经营。

公司股东方毅、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）、

沈欣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提

供的信息一致。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到方毅先生、

沈欣女士及杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称

“我了个推”）签署的《一致行动协议之补充协议》（以下简称“补充

协议”），经友好协商，补充协议签署后，沈欣女士与方毅先生以及

我了个推解除一致行动关系，沈欣女士与方毅先生以及我了个推也不

再具有任何的一致行动关系或其他类似安排，方毅先生和我了个推仍

为一致行动人。现将有关情况公告如下：

一、原一致行动协议签署及履行情况

方毅先生、沈欣女士及我了个推于 2015 年 9 月 30 日共同签署了

《一致行动协议》，约定沈欣女士和我了个推在经营决策、董事会（如

担任董事的）、股东大会表决时，与方毅先生保持一致，沈欣女士和

我了个推的意思表示均以方毅先生的意思表示为准。

截至本公告日，上述各方在管理和决策中保持一致意见，在约定

的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动协议的约定和有关承诺。

二、补充协议签署情况

近期，沈欣女士因临近退休年龄提出离职申请，并早在 2021 年

12 月、2022 年 1 月已辞去公司副总经理、董事职位，长期不在公司

担任董事、监事、高级管理人员等管理职务，也不再参与公司经营管

理层面的相关事务。经友好协商达成合意，方毅先生、我了个推与沈

欣女士于 2024 年 3 月 25 日签署了《一致行动协议之补充协议》，补

充协议签署后，沈欣女士与方毅先生以及我了个推不再具有任何的一

致行动关系或其他类似安排。方毅先生和我了个推仍为一致行动人。

补充协议主要内容如下：

甲方：方毅

乙方：沈欣

丙方：杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）

1、三方一致确认，各方于 2015 年 9 月 30 日签署了关于每日互

动的《一致行动协议》，除该一致行动协议外，各方未签署其他约定

一致行动的协议、合同或类似安排。

2、三方一致同意，上述《一致行动协议》于 2024 年 3 月 25 日

对乙方终止（以下简称“终止日”）。终止日后（不含终止日当日），

《一致行动协议》中任何条款均不再对乙方发生任何法律效力，对乙

方不再具有约束力，乙方无需再遵守《一致行动协议》项下义务亦不

再享有《一致行动协议》项下权利，乙方不再依照《一致行动协议》

约定在每日互动股东会/股东大会、董事会讨论、审议公司重大事项中

与甲方和丙方采取一致行动，乙方将与每日互动其他股东一样，通过

股东大会表达意见、行使股东权利、承担股东义务。

3、本补充协议之签署，不影响乙方在终止日以前（含终止日当

日）根据《一致行动协议》做出的任何表决、决策、决定、意思表示

的效力。

4、本补充协议之签署，不影响《一致行动协议》在甲方和丙方

之间继续有效。

5、终止日后，如乙方依照相关法律、法规、规范性文件而被认

定为一致行动人的，乙方仍需遵守法律、法规或规范性文件中关于一

致行动人的相关规定。

6、本补充协议为《一致行动协议》的补充，本补充协议有约定

的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，以《一致行动协议》

约定为准。

7、本补充协议经各方签署后生效。

三、本次权益变动前后情况

1、2020 年 5 月 11 日至 2023 年 9 月 4 日，因公司回购账户

股份变动导致持股比例被动增减、股东增减持等情形，导致方毅

先生及其一致行动人合计持有的公司股份，占剔除公司回购专户

股数后公司总股本的比例从 22.64356%减少至 20.06885%。具体

情况如下：

权益变动

时间

股数变动数量

（股）

持有股数

占剔除公

司回购专

户股数后

公司总股

本的比例

持有股数占

剔除公司回

购专户股数

后公司总股

本比例的变

动情况

权益变动原因

2019.3.25 - 22.64356% - -

2020.5.11-

2021.4.1
- 23.11962% 0.47606%

因公司回购账户股份变动

导致持股比例被动增减

2021.6.16-

2021.9.3
371,500 23.21442% 0.09480%

方毅通过集中竞价方式增

持

2022.6.30 - 23.19973% -0.01469%
因公司回购账户股份变动

导致持股比例被动增减

2023.2.7-

2023.3.15
-5,238,938 21.86364% -1.33609%

沈欣通过集中竞价、大宗

交易方式减持

2023.3.24 - 21.86017% -0.00347%
因公司回购账户股份变动

导致持股比例被动增减

2023.5.8-

2023.9.4
-7,024,874 20.06885% -1.79133%

沈欣、我了个推通过集中

竞价、大宗交易方式减持

合计 -11,892,312 - -2.57472% -

注：（1）减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份；

（2）上述表格中数据如有尾差，为计算时四舍五入原因所致。

2、公司实际控制人方毅先生与我了个推、沈欣签署了《一致行

动协议之补充协议》，补充协议签署后，沈欣女士解除与方毅先生和

我了个推的一致行动关系，沈欣女士不再为方毅先生和我了个推的一

致行动人，方毅先生和我了个推仍为一致行动人。本次一致行动关系

解除后，方毅先生及其一致行动人合计持有公司股份占剔除公司回购

专户股数后总股本比例由 20.06885%减少至 17.01935%。解除一致行

动关系前后，方毅先生、我了个推及沈欣女士持有公司股份具体情况

如下：

解除一致行动关系前 解除一致行动关系后

股东名称
股数

（股）

占剔除公司

回购专户股

数后公司总

股本的比例

股东名称
股数

（股）

占剔除公司

回购专户股

数后公司总

股本的比例

方毅 48,636,692 12.40185% 方毅 48,636,692 12.40185%

我了个推 18,108,577 4.61750% 我了个推 18,108,577 4.61750%

沈欣 11,959,285 3.04949% 合计 66,745,269 17.01935%

合计 78,704,554 20.06885% 沈欣 11,959,285 3.04949%

综上，截至公告披露日，公司实际控制人方毅先生及其一致行动

人持有股票数量占剔除公司回购专户股数后公司总股本的比例由

22.64356%减到 17.01935%，变动比例为 5.62421%。

四、补充协议签署对公司的影响

1、本次签署补充协议符合《中华人民共和国证券法》《上市公

司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，亦不存在

违反各自所作承诺的情形。

2、本次签署补充协议后，方毅先生仍为控制公司表决权比例最

高的股东，其他股东表决权与此相比差距较大；方毅先生作为公司董

事长及总经理，对公司经营方针、经营决策、日常运营及重大经营管

理及人事任命等事项仍具有重大影响，公司实际控制人仍为方毅先

生。本次事项不会导致公司实际控制人发生变化；不会对公司日常经

营活动和财务状况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独

立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。

3、方毅先生、沈欣女士及我了个推在公司首次公开发行股票并

在创业板上市时所作的股份锁定相关承诺已于 2022 年 3 月 25 日届

满，一致行动关系的解除不存在规避减持相关规定或承诺的情形。

4、沈欣女士主动承诺自其签署承诺函之日起 6 个月内不减持其

所持有的公司股份。同时，沈欣女士后续作为特定股东，仍将继续严

格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关要求进行持股管理。

五、备查文件

1、《一致行动协议之补充协议》；

2、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

每日互动股份有限公司

  董事会

2024 年 3 月 26 日  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