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	重要内容提示：
	2024年3月9日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023年年度业绩预告更正公告》（公告编号：临2024-006），预计2023年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的营业收入均为6,459.84万元到7,737.62万元；2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18,656.92万元到-14,959.15万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情形并被实施...
	一、可能被实施退市风险警示的原因
	二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
	如公司2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于2023年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。
	根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。
	三、历次风险提示公告的披露情况
	公司分别于2024年3月9日、2024年3月19日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：临2024-007）、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》（公告编号：临2024-008）。