证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-120

贤丰控股股份有限公司

关于股东股份拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次将被拍卖并完成过户登记的股份为公司控股股东一致行动人持有

的 28,320万股公司股票，占公司当前总股本的 27.42%。

2. 本次权益变动系拍卖而导致的被动减持，不触及要约收购。

3. 本次拍卖股份完成过户后，控股股东及其一致行动人合计持有公司

171,310,647股股份，占公司总股本的 16.58%，深圳安盛致和投资合伙企业（有

限合伙）持有公司 198,140,000股股份，占公司总股本比例为 19.18%。

4. 深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）承诺：本次拍卖股份完成过户

之日起 12个月内，无条件且不可撤销地放弃所持股份的全部表决权，期间其持

有公司有表决权的股份 0股，控股股东及其一致行动人合计持有公司有表决权

的股份 171,310,647股，占公司有表决权总股份的 20.52%，截止本公告日，公

司控制权尚未发生变更。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日通过中国证

券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东一致行动人广东贤丰控股

有限公司（简称“广东贤丰”）被拍卖的 28,320万股公司股票已完成过户登记

手续。现将有关进展情况公告如下：

一、股份拍卖情况

公司控股股东一致行动人广东贤丰持有的公司 28,320万股股票在京东拍卖

平台上进行公开拍卖，买受人吴二永、张寿春、魏巍、深圳安盛致和投资合伙企

业（有限合伙）（简称“安盛致和”）竞得广东贤丰持有的公司股票数量分别为

28,420,000股、28,320,000股、28,320,000股、198,140,000股。详情请见公

司披露于 2024年 9月 24日的《关于公司股份被公开拍卖的进展公告》（公告

编号：2024-108）。

其中，安盛致和的情况详见与本公告同日披露的《详式权益变动报告书》（安

盛致和股份增加）。

二、股份完成过户登记情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉广东贤丰被拍卖的

28,320万股公司股票已完成过户登记手续。

三、本次权益变动的情况

1. 本次权益变动前后，控股股东贤丰控股集团有限公司（简称“贤丰集团”）

及其一致行动人广东贤丰所持公司股份情况如下：

股东名称
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

贤丰集团 159,152,000 15.41% 159,152,000 15.41%

广东贤丰 295,358,647 28.59% 12,158,647 1.18%

合计 454,510,647 44.00% 171,310,647 16.58%

2. 本次权益变动前后，安盛致和所持公司股份情况如下：

股东名称
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

安盛致和 0 0% 198,140,000 19.18%

合计 0 0% 198,140,000 19.18%

四、其他情况说明及风险提示

1.本次权益变动系拍卖而导致的被动减持，不触及要约收购。

2.深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）承诺：本次拍卖股份完成过户之

日起 12个月内，无条件且不可撤销地放弃所持股份的全部表决权，期间其持有

公司有表决权的股份 0股，控股股东及其一致行动人合计持有公司有表决权的股

份 171,310,647股，占公司有表决权总股份的 20.52%，截止本公告日，公司控

制权尚未发生变更。

3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》/《证

券日报》/《中国证券报》/《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投

资，注意风险。

五、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股 5%以上股东每日持股

变化名单》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2024年 10月 31日

	贤丰控股股份有限公司
	关于股东股份拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告
	一、股份拍卖情况
	公司控股股东一致行动人广东贤丰持有的公司28,320万股股票在京东拍卖平台上进行公开拍卖，买受人吴二
	其中，安盛致和的情况详见与本公告同日披露的《详式权益变动报告书》（安盛致和股份增加）。

	二、股份完成过户登记情况
	三、本次权益变动的情况
	四、其他情况说明及风险提示
	1.本次权益变动系拍卖而导致的被动减持，不触及要约收购。
	2.深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）承诺：本次拍卖股份完成过户之日起12个月内，无条件且不可撤销地放
	3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》/《证券日报》/《中国证券报》/《上海证券

	五、备查文件
	1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
	2.深交所要求的其他文件。
	2024年10月31日