证券代码：603690          证券简称：至纯科技         公告编号：2025-019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十

大流通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份

及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 83.7775%股份并募

集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项

尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 2 月

17 日（星期一）开市起开始停牌。具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日披露于

上海证券交易所网站的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

事项的停牌公告》（公告编号：2025-017）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规

定，现将公司本次停牌前 1 个交易日（2025 年 2 月 14 日）前十大股东和前十大

流通股股东的持股情况公告如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

2025 年 2 月 14 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持有数量（股）
占总股本比例

（%）

1 蒋渊 86,499,648 22.55

2 共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙） 15,200,640 3.96

3 陆龙英 12,500,355 3.26

4 吴海华 6,516,000 1.70

5
上海鑫绰投资管理有限公司－鑫绰鑫融 6 号私

募证券投资基金
5,763,100 1.50

6 杨明焕 4,854,222 1.27

7 香港中央结算有限公司 3,939,143 1.03

8
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股

份有限公司
3,728,281 0.97

9
上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用

证券账户
3,343,941 0.87

10
武汉昭融汇利私募基金管理有限公司－昭融明

诚 7 号证券投资私募基金
3,091,980 0.81

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

2025 年 2 月 14 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持有数量（股）
占无限售流通股

份比例（%）

1 蒋渊 86,499,648 22.59

2 共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙） 15,200,640 3.97

3 陆龙英 12,500,355 3.26

4 吴海华 6,516,000 1.70

5
上海鑫绰投资管理有限公司－鑫绰鑫融 6 号私

募证券投资基金
5,763,100 1.50

6 杨明焕 4,854,222 1.27

7 香港中央结算有限公司 3,939,143 1.03

8
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股

份有限公司
3,728,281 0.97

9
上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用

证券账户
3,343,941 0.87

10
武汉昭融汇利私募基金管理有限公司－昭融明

诚 7 号证券投资私募基金
3,091,980 0.81

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日