证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临 2025-008

尚纬股份有限公司

关于公司收到执行裁定书暨权益变动的提示性公告

重要内容提示：

 本次权益变动属于执行法院裁定导致的被动减持，不触及要约收购

 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

 本次拍卖事项尚未完成股份变更过户环节。本次司法拍卖完成过户后,

公司股东李广元持有公司股份 68,250,500 股（占公司总股本的 10.98%），福华通

达化学股份公司将持有公司股份 95,579,200 股（占公司总股本的 15.38%）。公司

后续将密切关注本次司法拍卖所涉及的股份解除冻结和股份过户登记的进展情

况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）股东李广元所持有公司股份

65,000,000 股（占公司总股本的 10.46%）于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 4 日

在淘宝网司法拍卖网络平台被拍卖，竞买人福华通达化学股份公司最高价竞得，

详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露的《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的

进展公告》（公告编号：临 2025-005）。

2025 年 3 月 20 日，公司收到安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥

中院”）《执行裁定书》（2024）皖 01 执 1700 号之一，现就相关情况公告如下：

一、《执行裁定书》的主要内容

因申请执行人国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）与被执行人

李广元、李广胜质押式证券回购纠纷一案，合肥中院于2024年7月26日以（2023）

皖 01 民初 1624 号民事裁定书、（2024）皖 01 执保 44 号协助执行通知书冻结了

被执行人李广元持有的 90,200,000 股尚纬公司股票。2025 年 3 月 3 日，合肥中

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

院委托安徽盘龙企业拍卖集团有限公司拍卖被执行人李广元持有的 65,000,000

股尚纬公司股票。2025 年 3月 3日，买受人福华通达化学股份公司以 300,189,250

元最高价竞得。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十八条、《最高人民

法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十条、第二十六条之

规定，裁定如下：

一、解除对被执行人李广元持有的 90,200,000 股尚纬公司股票的冻结；

二、被执行人李广元持有的 65,000,000 股尚纬公司股票的所有权归买受人

福华通达化学股份公司（社会统一信用代码：915111006695640941）所有；上述

股票所有权自本裁定送达买受人福华通达化学股份公司时转移；

三、买受人福华通达化学股份公司可持本裁定书到登记机构办理相应股票所

有权的过户登记手续。

本裁定送达后即发生法律效力。

二、权益变动基本情况

（一）本次权益变动情况

本次权益变动为执行法院裁定，涉及的股份为李广元所持公司无限售条件流

通股股份 65,000,000 股，占公司总股本的 10.46%。前述股票在（2023）皖 01 民

初 1624 号民事裁定书、（2024）皖 01 执保 44 号协助执行通知书的审理期间已被

法院裁定冻结。本次权益变动涉及的股份尚未完成股份解除冻结和股份过户登记

手续。

本次权益变动完成前后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份

情况如下：

股东名

称

本次权益变动前 本次权益变动情况 本次权益变动后

股份数量

(股)

占总股本

比例(%)

股份数量

(股)

占总股本

比例(%)

股份数量

(股)

占总股本

比例(%)

李广元 133,250,500 21.44 65,000,000 10.46 68,250,500 10.98

李广胜 87,721,594 14.11 0 0 87,721,594 14.11

合计 220,972,094 35.55 65,000,000 10.46 155,972,094 25.09

本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

（二）信息披露义务人的基本情况

1. 信息披露义务人之一

（1）公司名称：福华通达化学股份公司

（2）统一社会信用代码：915111006695640941

（3）企业类型：股份有限公司

（4）法定代表人：张华

（5）注册资本：82,705.00 万元

（6）成立日期：2007 年 12 月 10 日

（7）住所：四川省乐山市五通桥区金粟镇

（8）经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生

产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检

验检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二、三类监控化学品和第四

类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；餐饮服务；消毒剂生产（不

含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不

含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；

技术进出口；货物进出口；进出口代理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第

三类非药品类易制毒化学品经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；计算机系

统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及

国家规定实施准入特别管理措施的除外）

（9）主要股东情况：四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司持股比例

为 56.32%，嘉丰国际投资有限公司持股比例为 24.31%。

2. 信息披露义务人之二

（1）姓名：李广元

（2）国籍：中国

（3）通讯地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

（4）是否取得其他国家或地区的居留权：否

三、其他相关说明及风险提示

1. 信息披露义务人根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，编制

并披露《简式权益变动报告书》，详见公司在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn )披露的相关权益变动报告书。

2. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份》第十四条：“上市公司大股东减持或者特定股东减

持，采取协议转让方式的，受让方在受让后 6个月内，不得减持其所受让的股份。”

及第二十二条：“（三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用

本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十四条第一款关于受让比

例、转让价格下限的规定除外。”规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后 6个

月内不得减持。

3. 本次拍卖事项尚未完成股份变更过户环节。本次司法拍卖完成过户后,

公司股东李广元持有公司股份 68,250,500 股（占公司总股本的 10.98%），福华通

达化学股份公司将持有公司股份 95,579,200 股（占公司总股本的 15.38%）。公司

后续将密切关注本次司法拍卖所涉及的股份解除冻结和股份过户登记的进展情

况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及时履行信息披露义务。公司所有

信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的

正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二五年三月二十二日