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证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-046

江西九丰能源股份有限公司

关于非公开发行的部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为

2,045,148股。

本次股票上市流通总数为2,045,148股。

 本次股票上市流通日期为2025年 6月 23日。

 本次股票上市流通后，公司剩余未达到解锁条件的因本次交易非公开发行股份

产生的限售股共计 143,403股（系相关股东通过本次交易取得的法定锁定期为 36个月的

股份）。

一、本次限售股上市类型

（一）股份发行核准及发行登记情况

2022年 11月 10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向江西

九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九丰能源”）下发了《关

于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited等发行股份、可转

换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。

根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰

能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”或“标的公司”）原全体股东（以下

简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%

股权（以下简称“本次购买资产”或“本次交易”）。

2022年 12月 29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证

券变更登记证明》，公司本次购买资产向交易对方发行的 5,256,212 股公司股份已完成

登记。

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（二）股份发行明细及锁定期安排

1、本次发行股份明细及法定锁定期如下：

序号 名称
法定锁定期

（月）

持有股份数量

（股）

1 New Sources Investment Limited 12 895,657

2 李婉玲 12 524,000

3 李鹤 12 511,316

4 成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙） 12 483,890

5 彭嘉炫 12 413,098

6 洪青 12 395,176

7 高道全 12 395,176

8 西藏君泽商贸有限责任公司 12 268,827

9 韩慧杰 12 261,646

10 高晨翔 12 203,233

11 赵同平 12 95,971

12 施春 12 78,976

13 杨小毅 12 67,207

14 何平
12 40,323

36 13,442

15 范新华
12 35,843

36 13,442

16 樊玉香 36 44,804

17 郭桂南 12 40,412

18 王秋鸿 12 40,181

19 苏滨 12 35,843

20 曾建洪 12 29,371

21 李东声 12 26,882

22 陈菊 12 24,002

23 陈才国 12 23,842

24 周厚志 12 21,445

25 张东民 12 20,298

26 周涛 12 17,921

27 周剑刚 12 17,921

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序号 名称
法定锁定期

（月）

持有股份数量

（股）

28 刘名雁 36 17,921

29 艾华 12 17,563

30 张大鹏 12 16,398

31 刘新民 12 13,441

32 许文明 36 12,578

33 刘小会 12 12,545

34 李晓彦 12 11,649

35 张忠民 12 9,857

36 杨敏 36 8,960

37 刘志腾 12 8,960

38 李小平 12 8,960

39 陈昌斌 12 8,960

40 唐永全 12 8,960

41 崔峻 36 7,168

42 张宸瑜 36 6,272

43 顾峰 12 6,272

44 陈财禄 12 5,555

45 丁境奕 36 5,376

46 蔡贤顺 12 4,480

47 吴施铖 12 4,480

48 罗英 36 3,584

49 邓明冬 12 3,584

50 张伟 36 3,584

51 田礼伟 36 3,584

52 李豪彧 12 2,688

53 冯耀波 36 2,688

合计 5,256,212

注：上述“法定锁定期”详见“一、（二）、2、锁定期安排”，其中何平、范新华分别持有不

同法定锁定期的股份。

2、锁定期安排

根据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草

案）（修订稿）》及公司与交易对方签署的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购

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
买资产协议》及其补充协议，公司向交易对方发行的股份锁定期安排如下：

如至本次交易发行的股份在登记结算公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次

发行的股份的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个月的，其在本次交易中对应取得

的上市公司股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不转让；至本次交易发行的股份在

登记结算公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次发行的股份的森泰能源股份的持

续持有时间超过 12个月（包含 12个月）的，其在本次交易中对应取得的上市公司股份，

自新增股份上市之日起 12个月内不转让。具体解锁事宜安排如下：

（1）除上述法定锁定期要求外，针对法定锁定期为 12个月的业绩承诺方，满足前

述法定锁定期要求的同时，在标的公司完成业绩承诺的情况下，其在本次交易中取得的

上市公司股份，按照如下方式解锁：

① 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市满 12个月，且具有证券业务资格的

会计师事务所出具 2022年度《专项审核报告》后，解锁比例为一个分数，其分子为 2022

年度实现的实际净利润与 15,031.74万元的孰低值，分母为 47,581.75万元，并向下以 5%

为整数单位取整计算；

② 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市满 24个月，且具有证券业务资格的

会计师事务所出具 2023 年度《专项审核报告》后，累计解锁比例为一个分数，其分子

为 2022 年度与 2023 年度实现的累计实际净利润与 30,660.74 万元的孰低值，分母为

47,581.75万元，并向下以 5%为整数单位取整计算；

③ 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市，在业绩承诺期（2022年-2024年）

届满，由具有证券业务资格的中介机构出具 2024年度《专项审核报告》以及《减值测

试报告》，交易对方所持尚未解锁的股份，在交易对方完成业绩补偿、减值补偿及/或声

明保证义务（如有）后全部解锁。

（2）除上述法定锁定期要求外，针对获得上市公司股份交易对价且法定锁定期为

36个月的相关交易对方，其通过本次购买资产所取得的上市公司股份发行上市满 36个

月，由具有证券业务资格的中介机构出具 2024 年度《专项审核报告》以及《减值测试

报告》，在交易对方完成业绩补偿、减值补偿及/或声明保证义务（如有）后全部解锁。

（3）交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券转为股票后的锁定期，与在本

次交易中获得的上市公司股份锁定期相同。

3、本次限售股解锁情况

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
2025年 4月 16日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于森泰能源

业绩承诺实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022年-2024年）累

计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 80,984.22 万元，超过承诺净

利润数（47,581.75万元）；截至 2024年 12月 31 日，森泰能源的全部股权价值高于本

次交易时标的公司交易对价，本次交易标的资产未发生减值。具体内容详见公司于 2025

年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于森泰能源业绩承诺

实现情况的公告》。2025年 5月 8日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关

于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》。

根据业绩承诺履行情况及锁定期安排，相关股东通过公司本次购买资产取得的法定

锁定期为 12个月的全部剩余限售股份可上市流通。

二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，截至 2025 年 6月 12 日，公司总股本由 625,414,024 股变更至

651,583,209股，其中有限售条件股份 6,561,586股，无限售条件股份 645,021,623股。公

司总股本数量变化情况如下：

2022年 11月 10日，根据中国证监会核准批复，公司向森泰能源原全体股东发行股

份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股权并募集配套资金。2022

年 12月 29 日，公司就本次交易向交易对方发行的 5,256,212 股公司股份及可转债“九

丰定 01”完成登记，登记后的总股本为 625,414,024 股；2023 年 3月 10 日，公司就本

次交易的募集配套资金发行的可转债“九丰定 02”完成登记。

1、自限售股形成后，截至 2025 年 6月 12 日，上述可转债累计转股新增股本数量

为 23,820,685股。

2、2024年 6月 21日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五

次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授

予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以 2024年 6月 21日作为首次授予日/授权

日，向 134名激励对象授予 2,348,500股限制性股票，向 134名激励对象授予 2,348,500

份股票期权。2024年 7月 25日，上述 2,348,500股限制性股票已完成登记。

除上述情况外，公司未发生其他导致总股本数量变化的事项。

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
三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除限售的相关股东关于股份限售的承诺具体如下：

1、本公司/本企业/本人在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份

和可转换公司债券，若本次重组发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时，

持有用于认购该等股份和可转换公司债券的标的公司的权益时间超过 12 个月的，则以

该部分权益对应的上市公司股份和可转换公司债券自新增股份上市或可转债发行之日

起 12 个月内不得转让。若持有用于认购该等股份和可转换公司债券的标的公司的权益

时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自新增股份上市或可转债发行

之日起 36个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

2、本次重组结束后，本公司/本企业/本人基于本次重组而享有的九丰能源送红股、

转增股本等股份，亦遵守上述限售期的约定。

3、若本公司/本企业/本人基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的

最新监管意见不相符，本公司/本企业/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相

应调整。

4、上述限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在

影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 2,045,148股；

2、本次限售股上市流通日期为 2025年 6月 23日（星期一）；

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号 股东名称

截至 2025年 6月
12日持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市

流通数量

（股）

剩余限

售股数

量（股）

1 New Sources Investment Limited 358,263 0.0550% 358,263 0

2 李婉玲 209,600 0.0322% 209,600 0

3 李鹤 204,527 0.0314% 204,527 0

4
成都万胜恒泰企业管理中心

（有限合伙）
193,556 0.0297% 193,556 0

5 彭嘉炫 165,240 0.0254% 165,240 0

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
序号 股东名称

截至 2025年 6月
12日持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市

流通数量

（股）

剩余限

售股数

量（股）

6 高道全 158,071 0.0243% 158,071 0

7 洪青 158,071 0.0243% 158,071 0

8 西藏君泽商贸有限责任公司 107,531 0.0165% 107,531 0

9 韩慧杰 104,659 0.0161% 104,659 0

10 高晨翔 81,294 0.0125% 81,294 0

11 赵同平 38,389 0.0059% 38,389 0

12 施春 31,591 0.0048% 31,591 0

13 杨小毅 26,883 0.0041% 26,883 0

14 郭桂南 16,166 0.0025% 16,166 0

15 何平 29,572 0.0045% 16,130 13,442

16 王秋鸿 16,073 0.0025% 16,073 0

17 范新华 27,780 0.0043% 14,338 13,442

18 苏滨 14,338 0.0022% 14,338 0

19 曾建洪 11,749 0.0018% 11,749 0

20 李东声 10,754 0.0017% 10,754 0

21 陈菊 9,602 0.0015% 9,602 0

22 陈才国 9,538 0.0015% 9,538 0

23 周厚志 8,579 0.0013% 8,579 0

24 张东民 8,120 0.0012% 8,120 0

25 周剑刚 7,169 0.0011% 7,169 0

26 周涛 7,169 0.0011% 7,169 0

27 艾华 7,026 0.0011% 7,026 0

28 张大鹏 6,560 0.0010% 6,560 0

29 刘新民 5,377 0.0008% 5,377 0

30 刘小会 5,019 0.0008% 5,019 0

31 李晓彦 4,660 0.0007% 4,660 0

32 张忠民 3,943 0.0006% 3,943 0

33 陈昌斌 3,584 0.0006% 3,584 0

34 唐永全 3,584 0.0006% 3,584 0

35 李小平 3,584 0.0006% 3,584 0

36 刘志腾 3,584 0.0006% 3,584 0

37 顾峰 2,510 0.0004% 2,510 0

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
序号 股东名称

截至 2025年 6月
12日持有限售股

数量（股）

持有限售股

占公司总股

本比例

本次上市

流通数量

（股）

剩余限

售股数

量（股）

38 陈财禄 2,223 0.0003% 2,223 0

39 吴施铖 1,792 0.0003% 1,792 0

40 蔡贤顺 1,792 0.0003% 1,792 0

41 邓明冬 1,434 0.0002% 1,434 0

42 李豪彧 1,076 0.0002% 1,076 0

合计 2,072,032 0.3180% 2,045,148 26,884

注：上述限售股仅包括因前述购买资产非公开发行的限售股；何平、范新华剩余未解锁限售股

为锁定 36 个月的限售股，尚未达到解锁期限。

五、股本变动结构表

单位：股

项目 本次变动前 变动数 本次变动后

有限售条件的流通股 6,561,586 -4,069,683 2,491,903

其中：本次交易的非公开发行股份 2,188,551 -2,045,148 143,403

可转债转股股份 2,024,535 -2,024,535 0

无限售条件的流通股 645,021,623 4,069,683 649,091,306

股份总额 651,583,209 0 651,583,209

注：上述股份数量按截至 2025年 6月 12日计算。部分可转债转股股份将与本次非公开发行股

份同日解除限售，具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分可

转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的公告》。

六、剩余未达到解锁条件的因本次交易非公开发行产生的限售股情况

本次股票上市流通后，公司剩余未达到解锁条件的因本次交易非公开发行股份产生

的限售股共计143,403股（系相关股东通过本次交易取得的法定锁定期为36个月的股份）。

七、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查，就公司非公开发行的部分限售股上市

流通事项发表核查意见如下：

公司本次交易中非公开发行的部分限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上

市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和

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
规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对该

事项无异议。

八、备查文件

1、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份

有限公司非公开发行的部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025年 6月 17日

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