北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月30日收到控 股股东中科实业集团(控股)有限公司(以下简称"中科集团")《关于自愿延长持有 中科环保限售股份锁定期的承诺函》,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 高度认可,为支持公司实现未来战略,进一步促进公司持续、稳定、健康发展,增强投 资者信心,中科集团自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下:

一、追加承诺股东基本情况介绍

1. 基本信息

股东名称:中科实业集团(控股)有限公司

成立日期: 1993年6月8日

注册地址: 北京市海淀区苏州街3号南座1302室

注册资本: 124,831.47万元

经营范围:投资及投资管理;计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化 领域新产品生产加工、销售:通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务:智 能卡、IC卡的制作:房地产开发经营:物业管理及咨询:服装加工:室内装璜:承办展 览、展示;技术培训;会议服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;与上述业务 有关的咨询和技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2. 中科集团持有公司股份的情况

股东名 称	股份类别	股数(万 股)	占总股本比例 (%)	限售情况的说明
中科集 团	首发前限售股	85,000	57. 75	限售期限为 2022 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日

3. 最近十二个月累计减持情况

最近十二个月内中科集团未发生减持公司股票的情况。

二、此次追加承诺的主要内容

股东延长限售期承诺的主要内容:

	股东名称	追加承诺股份 性质	追加承诺涉及股份 股数 占总股本比		原限售截止日	延长限 售期限	延长限售期 后的截止日
			(万股)	例(%)	П	(月)	70 113 124 125 12
	中科集团	首发前限售股	85,000	57. 75	2025年7	12	2026年7
					月7日		月7日

中科集团自愿追加首发前限售股份锁定期承诺如下:

"我公司所持有的中科环保限售股的锁定期自愿延长12个月(即2025年7月8日至2026年7月7日),上述承诺期间内,因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份亦遵守自愿延长锁定期的承诺。"

三、公司董事会的责任

公司董事会将对前述承诺事项的履行情况持续进行监督,并按照相关法律法规的规定,及时履行相关信息披露义务。

四、备查文件

中科集团出具的《关于自愿延长持有中科环保限售股份锁定期的承诺函》。特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日