华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份

有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资

金之限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”“华泰联合证券”）作为

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”、“公司”或“上市公

司” ） 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，对思瑞浦发行可转换公司债券及支付现金购买

资产并募集配套资金相关限售股（以下简称“本次限售股”） 上市流通情况进行了核

查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

思瑞浦本次限售股上市流通类型为发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募

集配套资金之募集配套资金部分限售股，具体如下：

（一） 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金股份注册情况

2024 年 9 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意思瑞浦微电子科技

（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证

监许可〔2024〕1287 号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特

定对象发行股票募集配套资金，详见思瑞浦《关于发行可转换公司债券及支付现金购买

资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编

号：2024-082）。

公司本次募集配套资金向 6 位特定对象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，发

行价格为 125.80 元/股，募集资金总额 383,379,903.00 元。容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付

现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票资金到位情况验资报告》（容诚验字

[2025]518Z0094 号）确认募集资金到账。

（二）限售股登记情况

本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2025 年 8 月 5 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

（三）限售股锁定期安排

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，共涉及 6 名发行对象，全部发行

对象承诺认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，详见公司《发行可转换公司

债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的

公告》（公告编号：2025-045）。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购

买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》的相关规定，公司发行的

可转债“思瑞定转”转股期自 2025 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日。截至 2025 年 12

月 31 日，共有 3,554,000 张“思瑞定转”转换为公司股票，累计转股数为 2,249,360 股，

根据转股结果，公司总股本相应增加 2,249,360 股。公司总股本由 135,648,979 股增加至

137,898,339股，具体详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于定向可转债转股结果暨股份变动及未转股的可转债面值总额少于 3000 万

元的公告》（公告编号：2026-001）。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发

生其他变化。

综上，公司总股本由 135,648,979 股增加至 137,898,339 股，本次上市流通的限售股

数量为 3,047,535 股，占公司当前总股本的比例为 2.21%。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，共涉及 6 名发行对象，全部发行

对象承诺认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上

市的限售股股东无其他有关承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺

事项，不存在因相关承诺未履行而导致影响本次限售股上市流通的情况。

四、 本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,047,535 股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 2 月 5 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序

号

股东

名称

持有限售股

数量（股）

持有限售股占

公司总股本比

例

本次上市流通

数量（股）

剩余限售股

数量（股）

1 华泰资产管理有限公司 1,139,747 0.83% 1,139,747 0

2 诺德基金管理有限公司 755,166 0.55% 755,166 0

3
中泰证券（上海）资产管理有

限公司
397,456 0.29% 397,456 0

4 财通基金管理有限公司 317,965 0.23% 317,965 0

5

广州产投私募证券投资基金管

理有限公司-广州产投产业升级

1 号私募证券投资基金

238,473 0.17% 238,473 0

6

无锡金筹投资管理有限公司-金

筹研究精选一期私募证券投资

基金

198,728 0.14% 198,728 0

合计 3,047,535 2.21% 3,047,535 0

（四）限售股上市流通情况表：

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 向特定对象发行 3,047,535 6

合计  3,047,535 -

五、 股本变动结构表

单位：股

股份类别 变动前 变动数 变动后

有限售条件的流通股 5,296,895 -3,047,535 2,249,360

无限售条件的流通股 132,601,444 3,047,535 135,648,979

股份合计 137,898,339 0  137,898,339

六、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股

东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东对所持本次限

售股份作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息

披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

	华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票实施情况之独立财务顾问核查意见
	思瑞浦260128