证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-008

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人减持股份

触及 1%整数倍的公告

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 1月 15 日

披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：

2026-003），公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕发展”）

及其一致行动人宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）（下称“宁波和创”）计

划自减持计划披露之日起15 个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易方

式合计减持公司股份不超过7,274,426 股，占公司总股本的2.9841%，占剔除公司

回购专用账户股份后总股本的3.0000%。

公司于近日收到海硕发展及其一致行动人宁波和创出具的《关于减持股份触及

1%整数倍的告知函》，2026年 2月 9日至 2026 年 2月 25 日期间，海硕发展及其一

致行动人宁波和创通过集中竞价方式合计减持公司股份1,715,600 股，占公司总股

本的0.7038%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.7075%。

本次权益变动后，海硕发展及其一致行动人宁波和创合计持有公司股份

128,257,881 股，占总股本的比例由 53.3168%下降至52.6130%（占剔除公司回购专

用账户股份后总股本的比例由53.6015%下降至 52.8940%），本次权益变动触及 1%

的整数倍，现将相关事项公告如下：

1.基本情况

信息披露义务人一 青岛海硕健康产业发展有限公司

住所 山东省青岛市城阳区锦盛2路270号金岭片区社区中心108室

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信息披露义务人二 宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）

住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2403

权益变动时间 2026年2月9日至2026年2月25日

权益变动过程

海硕发展及其一致行动人宁波和创于2026年2月9日至2026年2

月25日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份1,715,600股，

占公司总股本的0.7038%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量

后总股本的0.7075%。本次权益变动后，海硕发展及其一致行动人

宁波和创合计持有公司股份128,257,881股，占总股本的比例由

53.3168%下降至52.6130%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本

的比例由53.6015%下降至52.8940%）。

本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的情况。本次减持股

份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的经营产生重大影响

。

股票简称 三柏硕 股票代码 001300

变动方向 上升□下降√ 一致行动人 有√无□

是否为第一大股东或实际控制人 是√否□

2.本次权益变动情况

股份种类

（A股、B股等）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

减持比例（%）

（占剔除公司回购专用账户

中的股份数量后总股本）

海硕发展（A股） 1,477,700 0.6062 0.6094

宁波和创（A股） 237,900 0.0976 0.0981

合计 1,715,600 0.7038 0.7075

本次权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易√

通过证券交易所的大宗交易□

其他□（请注明）

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数

（股）

占总股本

比例

（%）

占剔除公司

回购专用账

户中的股份

数量后总股

股数

（股）

占总股本

比例

（%）

占剔除公司

回购专用账

户中的股份

数量后总股

本的比例

（%）

本的比例

（%）

海硕发展 115,317,531 47.3047 47.5574 113,839,831 46.6986 46.9480

宁波和创 14,655,950 6.0121 6.0442 14,418,050 5.9145 5.9461

合计持有股
份

129,973,481 53.3168 53.6015 128,257,881 52.6130 52.8940

其中：无限
售条件股份

129,973,481 53.3168 53.6015 128,257,881 52.6130 52.8940

有限售条件
股份

- - - - - -

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、
意向、计划

是√否□

公司于2026年1月15日披露了《关于控股股东及其一
致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：
2026-003），本次减持情况与此前已披露的减持计
划一致，减持数量在已披露减持计划范围内。本次
减持计划尚未履行完毕。

本次变动是否存在违反《中华人民
共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和本所业务规则
等规定的情况

是□否√

5.被限制表决权的股份情况

按照《中华人民共和国证券法》第
六十三条的规定，是否存在不得行
使表决权的股份

是□否√

6.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√

2.相关书面承诺文件□

3.律师的书面意见□

4.深交所要求的其他文件√

注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日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